Solicitacdo de Or¢amento

Assunto: Solicitagao de Or¢gamento

De: Juliana <juliana@suall.com.br>

Data: 13/01/2020 09:13

Para: Fabiana <fmesquita@cesama.com.br>

A
CESAMA

JUIZ DE FORA - MG

ATT.: FABIANA VICENTE

E-mail : fmesquita@cesama.com.br

Conforme solicitado informamos preco de 1.000.000 tonelada de CLORETO FERRICO -
SULFATO FERICO:

Preco R$1.750,00 p/ton ;

CIF : Juiz de Fora - MG ;

Cada entrega em carreta ;

ICMS : 18 % - ja incluso.

Pagamento: 30 dias da entrega .

Validade da Proposta : 30 dias .

Prazo de entrega: ate 5 dias Uteis de cada pedido.
FORMULA QUIMICA: Fe CI3 Fe2 (SO4)3.
COMPOSICAO:

Teor minimo de Fe203......ccccrermminererienasscsrrecinanss 14,0%
Teor minimo de FeCl3...iiiieeeeeeeeeceeennes 38,2%
Teor Minimo de FE203...oiiiiiiiiieniienereeeeeeeeeeee 17,5%
Teor maximo em acidez livre (H2S04)............... 0,5%
DENSIAAAC. e eeeeeeeeeeeecrrrreeeeeesiirrreeeeeeesree e e 1,5 g/cm?
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Solicitacdo de Orcamento

Atenciosamente
Suall Industria e Comercio Ltda
Juliana

13/01/2020

Tel.:{12) 3141.3012

Fax.:{1213141.3018
Suall ind. e Com. Lida
www.suall.com.br

juliana Araujo Meirelles ,
Depto. Comercial - Licitacdo A‘%
J

- , N’@

Em 19/12/2019 13:49, FABIANA MESQUITA - CESAMA escreveu:

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Solicitacdo de Orgamento
Data:Mon, 16 Dec 2019 14:39:27 -0200
De:FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>

Para:Juliana <juliana@suall.com.br>

Boa tarde!

Segue abaixo descricdo e quantidade do item a ser orgado.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Desde ja agradego e aguardo retorno até o dia 18/12/19

Atenciosamente,
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Solicitacdo de Orgamento

30f3

Fabiana Vicente de Mesqulta
Chefe de Departamento
Departamento de Compras e Estoque (DECE]
[32) 3692-9326/ (32) 8420-5443
CMF] - 21.572.243/0001-74

"CESAMA

dgua é vida

CLORETO FERCCIO-SULFATO FERICO - 1.000 TONELADAS
FORMULA QUIMICA: Fe CI3 Fe2 (SO4)3.

COMPOSICAO:

Teor minimo de Fe203......ooveeiiiiiiiiiiireieenreeeee 14,0%
Tear MmO de: FECI3. i s wsmmprmsasssomsmmens 38,2%

Teor minimo dé FE203....couvwommmmsesios ssssassmsussmsmns 17,5%
Teor maximo em acidez livre (H2SO4)............... 0,5%
DENSIAATE. . e eeeeeeeeeeeeeeeeiiee e e eeeee e e e e e e e e 1,5 g/cm?
APRESENTACAQ:

O Sulfato Ferroso Clorado Liquido é um coagulante férrico para tratamento de adguade

abastecimento, tendo como principal caracteristicas um alto teor de Fe+3.
EMBALAGEM E ESTOCAGEM:

O reagente devera ser fornecido em carros-tanque, com descarga por conta do fornecedor.
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BAUMINAS QUIMICA S/A. Endereco para correspondéncia:
Rodovia MG 030, Km 29 - S/N - Vila Nova Suica Av. Cambacica n® 520 - Prédio 07 - Bloco D
Nova Lima - MG - CEP: 34.000-000 Salas 731 e 732 - Parque dos Resedas

Tel.: 19 3755-4040 - Fax: 19 3755-4045 13.097-160 - Campinas - 5P
CNPJ: 19.525.278/0003-72 - Insc. Est.: 448.031148.01-89

Luirmics

TECNOLOGIA E INOVAGAO AO SEU LADO

~

A

Companhia Saneamento Municipal - CESAMA

Att.: Elaine M. de Vasconcellos

Ref.: Orcamento Estimativo de Pregos

11- Produto - Sulfato Ferroso Clorado Liquido
1.1- Marca- SALFER PLUS 20

1.2 - Quantidade - 1.000.000 kg

1.3 - Prego Unitario - R$1,89 (CIF - Juiz de Fora - MG)
5- Prazo de Entrega - 10 dias.

6 - Prazo de Pagamento - 30 dias.

7 - Validade da proposta - 60 dias.

Atenciosamente,

Nova Lima (MG), 21 de novembro de 2019.

LA LE =

BAUMINAS QUIMICA S/A

CNPJ: 19.525.278/0003-72 — Nova Lima
Ana Lia Giarolla

Gerente de Licitagdes

RG: 18.510.573-7

CPF: 173.843.448-67

www.bauminas.com.br



Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

1of2

Assunto: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO
De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Data: 21/11/2019 14:06

Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO
Data:Thu, 21 Nov 2019 15:20:26 +0000
De:Ana Lia Giarolla Fernandes <ana.lia@bauminas.com.br>
Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde !
Segue em anexo, a cotagdo solicitada.

Atenciosamente,

ANA LIA GIAROLLA
Gerente do Departamento de Licitagdes

BAUMINAS 533
Tel.: +55 19 3755 4040 / + 55 19 2517 8732

m : Aguas Cel.: +55 19 98413 0707
www.bauminas.com.br

De: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 20 de novembro de 2019 16:49
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condi¢Bes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancério.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias dteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos
Estagiaria - CESAMA
Departamento de Compros e Estoque {DECE)
{32) 36929332

"CESAMA

dggua é vida

21/11/2019 14:10



Fwd: ENC: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE] ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

— Anexos:
CLORETO FERRICO-SULFATO.PDF 7,6KB
COTACAO SALFER PLUS20 - CESAMA 21NOV2019.pdf 214KB
natalina.vcf 4 bytes
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RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

1of2

Assunto: RES: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - CLORETO FERRICO
De: "Denise Soares" <denise@purewaterefluentes.com.br>

Data: 28/11/2019 15:48

Para: ""COMPRAS'" <compras@cesama.com.br>

Declinamos a proposta, pois ndo participamos de licitagdes, somente vendas diretas.

Atenciosamente.

Denise Soares

A
P U R EWATE R gﬁfév?a?tr;e(r)ziirole de Efluentes Ltda.

Rua Jupiranga, 43 - Parque Fongaro - S&o Paulo/SP

Controle de Efluentes (11) 2946-0309
Skype: denise_purewater

denise@purewaterefluentes.com.br
http://www.purewaterefluentes.com.br

LSRR

De: COMPRAS [mailto:compras@cesama.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2019 15:42

Para: Denise Soares
Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

Boa tarde Denise,
é licitagdo.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CESAMA
Departamento de Compros e Estoque {DECE)

{32) 3692-9332 ﬂg“ﬂ é vida

Em 28/11/2019 15:14, Denise Soares escreveu:

Boa tarde Srta. Elaine,

Este pedido é para participagdo de licitagdo?

Atenciosamente,

Denise Soares

___A .
P U R EWAT E R gj?év?a(i:reéi:iltrole de Efluentes Ltda.

Rua Jupiranga, 43 - Parque Fongaro - S&o Paulo/SP

(11) 2946-0309

Skype: denise_purewater
denise@purewaterefluentes.com.br
http://www.purewaterefluentes.com.br

Controle de Efluentes

28/11/2019 16:19



RE3* RES:SOLICITACAO DE ORGAMENTO - CLORETO FERRICO

of 2
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s

De: vendas@purewaterefluentes.com.br [mailto:vendas@purewatereﬂuentes.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2019 14:49

Para: Denise Soares

Assunto: Fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO

Assunto::SOLICITACAO DE ORCAMENTO - CLORETO FERRICO
Data:28/11/2019 14:35
De:COMPRAS <compras(@cesama.com.br>
Para::Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orcamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancério.
Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias Gteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiéria - CESAMA 'CE'S A m
Departamente de Compras e Estoque {DECE)

(32) 3692.9332 aguea é videa
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GR

INDUSTRIA
QUIMICA

CNPJ 03.157.268/0003-91 INSCR.EST. 002.936.151.01-69
Ao

CESAMA - JUIZ DE FORA/MG
Att.: Elaine M. de Vasconcellos

Ref.: Orcamento Estimativo.

Abaixo segue orcamento estimativo solicitado da empresa GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA, CNPJ 03.157.268/0003-91, para fornecimento dos produtos quimicos, a saber:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID.| QID. | MARCA | Valor Unit.R$ | Valor Total R
01 CLORETO FERRICO GRANEL | TON 1.000 ok 2.900,00 | 2.900.000,00
Observagoes:

e Prazo de Entrega: 5 dias.

e Validade do Or¢gamento: 60 dias.
e (Condigbes de Pagamento: 30 dias.
e Condicbes de Entrega: CIF.

Conselheiro Lafaiete/MG, 04 de dezembro de 2019

GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Gabriel Guedes Zinani - Coordenador de Licitag¢bes
RG: 45.959.719-X -SSP/SP CPF: 355.674.528-37

Rodovia BR-040 N° 23110 - Santa Terezinha — Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36.407-380
Telefone/ Fax (31) 3939-9809




COTACAO PRODUTO QUIMICO

f1

Assunto: COTACAO PRODUTO QUIMICO
De: Licitacdo GR IndUstria <licitacao@grcruzeiro.com.br>

Data: 04/12/2019 10:41
Para: "compras@cesama.com.br" <compras@cesama.com.br>

CC: Gabriel Zinani <gabriel@grcruzeiro.com.br>, Larissa <larissa@grcruzeiro.com.br>

Bom dia Prezados,
Segue em anexo o orcamento solicitado.

Att Estéfani Silva,

Departamento de Licitagdes

. GR Licitacdo
INDUSTRIA &  (12)3141-2144
b QUIMICA ~ A Ramal 2175

FeA A »  licitacao@grcruzeiro.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

~~ANexos: -

ORCAMENTO GR FILIAL - CONSELHEIRO L(CESAMA JUIZ DE FORA-MG)
04-12-2019.pdf

115KB

04/12/2019 13:14



CNPJ: 05.860.142/0001-42 I.E: 282.151.621.110

Cruzeiro/SP, 06 de dezembro de 2019

Ao
CESAMA - JUIZ DE FORA/MG
Att.: Sra. Elaine M. de Vasconcellos

Ref.: Or¢amento

Abaixo segue orcamento estimativo solicitado da empresa GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA,
CNPJ 05.860.142/0001-42, para fornecimento dos produtos quimicos, a saber:

ITEM ESPECIFICACAO UNID. QTD. MARCA | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
01 CLORETO FERRICO GRANEL TON 1000 R 3.100,00 3.100.000,00
Observacdoes:

e Prazo de Entrega: 5 dias.

e Validade do Orcamento: 60 dias.
e Condicdes de Pagamento: 30 dias.
e Condicdes de Entrega: CIF.

GENERAL CHEMICAL COMERCIO E DERIVADOS LTDA

Kleber Jorge Castilho - Técnico Quimico
RG: 25.286.795-6 SSP/SP CPF:166.211.168-10

Rua Dr. Celestino N© 1269, sala 4 - Centro — CEP: 12.701-430
Cruzeiro/SP



Orcamente CESAMA- JUIZ DE FORA

£l

Assunto: Orgamento CESAMA- JUIZ DE FORA

De: "Kleber Castilho" <kleber@generalchemical.com.br>

Data: 06/12/2019 10:15

Para: "compras@cesama.com.br" <compras@cesama.com.br>

Bom dia.
Segue em anexo o orgamento conforme solicitado.

Atenciosamente,

Kleber Castilho

Técnico Quimico

roj
A (12) 99635-8389
> kleber@generalchemical.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIQO AMBIENTE!

- ANexos:

ORGCAMENTO GENERAL CHEMICAL (CESAMA - JUIZ DE FORA-MG)
06-12-2019.pdf

152KB

06/12/2019 13:17



