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Re: RES: SOLICITAGCAO DE ORCAMENTO BATERIA E: STACIONARIA

Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA
De: José AntOnio <jteixeira@cesama.com.br>

Data: 13/02/2020 16:32

Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Elaine, boa tarde!
De acordo!
att

Em 13/02/2020 13:50, COMPRAS escreveu:

Boa tarde José Antonio!
‘_ | Segue cotagdo para a sua analise.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA 'CES‘ A m
Departamento de Compros e Estogue {DECE)

(32} 3692-9332 dguea é videa

p——— Mensagem encaminhada --------
. Assunto:RES: SOLlCITA(;/SO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA
Data:Wed, 12 Feb 2020 09:52:35 -0300

De:Vendas "Reis Baterias" <vendas@reisbaterias.com.br>
Para:compras@cesama.com.br

Bom Dia, Tudo bem [?

_ Segue em anexo a cotacdo solicitada junto ao catadlogo técnico do produto cotado.
Estamos a disposicdo.

Atenciosamente.

Ricardo
Depto Comercial
Reis Comércio Atacadista de Baterias Ltda
Tel1. + 55 (11) 4451.3554 - Ramal 28
Tel2. + 55 (11) 2379.0887 - Ramal 28
Skype: ricardo.reis.
Santo André - SP - Brasil
E-mail. comercial@reisbaterias.com.br
Visite nosso site. www.reisbaterias.com.br

ambiente.

De: COMPRAS [mailto:compras@cesama.com.br]
Enviada em: terga-feira, 11 de fevereiro de 2020 14:01
Para: destinatarios-nao-revelados:

l- Otﬁgzglizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

P Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com a organizacdo e o meio

/A U
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RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA

IS
15

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA /{
De: "Vendas \"Reis Baterias\"" <vendas@reisbaterias.com.br>

Data: 12/02/2020 09:52

Para: <compras@cesama.com.br>

Bom Dia, Tudo bem I?
Segue em anexo a cotagdo solicitada junto ao catdlogo técnico do produto cotado.
Estamos a disposicao.
Atenciosamente.

Ricardo
Depto Comercial
Reis Comércio Atacadista de Baterias Ltda
Tell. + 55 (11) 4451.3554 - Ramal 28
Tel2. + 55 (11) 2379.0887 - Ramal 28
Skype: ricardo.reis.
( Santo André - SP - Brasil
“~—~  E-mail. comercial@reisbaterias.com.br
Visite nosso site. www.reisbaterias.com.br

P Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso com a organizagdo e 0 meio

ambiente.

De: COMPRAS [mailto:compras@cesama.com.br]

Enviada em: terca-feira, 11 de fevereiro de 2020 14:01

Para: destinatarios-nao-revelados: )
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO BATERIA ESTACIONARIA

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancario.

\_ Desde j4 agradego e aguardo retorno até 3 dias uteis.
Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compros e Estoque (DECE]

{32) 3692.9332 dggua é vida

- ANeX0s:
Cesama - Cotacdo - 12-02-20.pdf 115KB
DF300.pdf 168KB

12/02/2020 12:55
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Reis Comércio Atacadista de Baterias e Auto Pegas Ltda

CNPJ: 08.827.664/0001-30

|.E: 626.734.248.112

Rua Carijés, 176

Vila Alzira — Santo André — SP — CEP:09180-000
PABX/Fax: 11-4451-3554 — Whatsapp: 11-9-9812-5825
e-mail: comercial@reisbaterias.com.br

http://www .reisbaterias.com.br

COTAGAO - 20/Fevereiro/2020

CLIENTE

0 Empresa: Cesama
Contato: Sra. Elaine
Tel: + 55 (32) 3692.9332
E-mail: compras@cesama.com.br

PRODUTO
Modelo Qtd Vir Unitario Vir Total
Bateria Est. Freedom DF300 12V - 30Ah 04 R$ 238,50 R$ 954,00

Classif. Fiscal: 85072010

Simples Nacional: Sim

Garantia: 24 Meses

Pagamento: FAT 30 DDL.

Frete: CIF — Incluso (Juiz de Fora / MG)

Prazo Entrega: Pronta Entrega

Validade cotacdo: 25 dias /

ZEER ...i:,i INERETIET ¢
f‘é’,»/i HALL i85
Ricardo Reis
Gerente Comercial - Reis Baterias

iida

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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RES: RES: SCLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACL...

Assunto: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA
De: Vanessa Gomes <vanessa@powersafe.com.br>

Data: 12/02/2020 14:30

Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Elaine boa tarde

Obrigada.
Segue proposta comercial em anexo.

Fico a disposigdo.

Atte.,

Vanessa Gomes

Contas Corporativas
vanessa@powersafe.com.br POW ERSAFE

Tel.: (11) 4227-2477 Ramal

6178 i BATERIAS ESPECIAIS
Cel.: (11) 99589-2503 / (11)
99959-3502 www.powersafe.com.br

COMPRAS <compras@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 12:51
\ Para: Vanessa Gomes <vanessa@ powersafe.com.br>
Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA

BOA TARDE VANESSA!

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ - 21.572.243/0001-74

Att,
Elaine M. de Vasconcelios

EMPRESA
CERTIFICADA

1ISO

9001:2015

Estagiaria - CESAMA ' ES‘Am
Departamento de Compras e Estoque {DECE)

{32) 3692-9332

Em 12/02/2020 11:11, Vanessa Gomes escreveu:

Bom dia Elaine
Pode me informar o CNPJ.

N Grata e no aguardo,

Vanessa Gomes e

Contas Corporativas
vanessa@powersafe.com.br POW ERSAFE

Tel.: (11) 4227-2477 Ramal

6178 BATERIAS ESPECIAL
Cel.: (11) 99589-2503 / (11)
99959-3502 www.powersafe.com.br

De: Vendas Powersafe <vendas@powersafe.com.br>

Enviada em: terga-feira, 11 de fevereiro de 2020 15:53

Para: Vanessa Gomes <vanessa@powersafe.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITA(;AO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA

De: COMPRAS <compras@cesama.com.br>
Enviada em: terga-feira, 11 de fevereiro de 2020 14:01
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO BATERIA ESTACIONARIA

Boa tarde!

]DiﬁfliZdo em 31/03/2020 - Juliane Nogueira

aGgue é videa

EMPRESA
CER??F%CADA

1ISO

9001:2015

A

(1

De:

12/02/2020 15:10
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Johnson #))Xé (9

WERSAFE

BATERIZ Controls

ESCOPO DE FORNECIMENTO

1. DF300 - Bateria 12Vcc 30Ah/100h
Bateria Estacionaria Chumbo Acida livre de manutengdo, tensdo nominal 12Vcc, capacidade
nominal 30 Ah/100h, modelo DF300, marca FREEDOM.
= Tens&o nominal por monobloco: 12 V
= Capacidade a 25°C: 24 Ah/10h

26 Ah/20h
30 Ah/100h
s Dimensdes por monobloco:
= Comprimento: 175 mm

= largura: 175 mm
= Altura: 175 mm
= Massa: 8,8 kg
0 = Prazo de entrega: até 2 dias, apés formalizagdo do pedido de compra.

= Certificado de homologacdo ANATEL n° 01216-07-03962 - Anexo a Resolugéo 602.
= Classificacédo fiscal (NCM): 8507.20.10
= Fabricante: Johnson Controls

TABELA DE PRECOS
ITEM ' DESCRIGAO qoE | FREGOS COMIMBOSTOS 1 \mposTos
1 ; . - Unit Total
PRODUTO / SERV!(;OS PCS RS RS ICMS | IPI
1 BATERIA ESTACIONARIA - DELPHI FREEDOM, 04 12% | 0%
MODELO DF 300 290,00 1.160,00
VALOR TOTAL . R$ 1.160,00
NOTAS:
NCM
8507.20.10
«
CONDICOES COMERCIAIS

1. Impostos
Os impostos encontram-se inclusos nos precos fornecidos (ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS).

2. Forma de pagamento
O pagamento previsto € de 30 dias, sujeito a analise de credito.

3. Prazo de entirega
Previsdo de até 4 dias Uteis, a ser confirmado no ato do recebimento do pedido.

4. Frete e seguro
CIF — Juiz de Fora - MG

5. Garantia
A garantia de 12 (doze) meses se forem observados os servicos de manutencgéo preventiva e corretiva
em conformidade com as especificagdes do fabricante, contidas no termo de garantia e no manual
técnico.

6. Validade da proposta

POWERSAFE Importac3o, Exportac3o Ltda. — CNPJ 06.282.480/0001-07
Rua Senador Vergueiro, 76, 86 e 100 - Centro — CEP 09521-320 - S. C. do Sul - SP.
Tel.: 11 2666-6162 11 4227-2477 - powersafe@powersafe.com.br - www.powersafe.com.br

Digitalizado em 31/03/2020 - Juliane Nogueira
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ERSFE Johnson

Controls

Esta proposta é valida por 10 (dez) dias apds a data de sua emisséo.

7. Testes de Aceitagdo em Fabrica
Caso necessério, poderdo ser realizados nas dependéncias da Powersafe sem custos para o cliente,
porém as despesas com deslocamento, hospedagem e alimentacéo correrdo por conta do cliente.

8. Retirada das Baterias Inserviveis
Em atendimento & Resolug&o n° 401 do CONAMA a Powersafe se responsabilizara pelo Descarte das
Baterias esgotadas energeticamente (sucatas) que por ventura venham a ser substituidas nesse
processo.

9. Confidencialidade
Essa proposta comercial contém informagdes confidenciais de propriedade intelectual da Powersafe e
n&o deve ser transferida a terceiros em nenhuma circunstancia e seu contetido devera ser mantido sob
sigilo total e todas as informagdes, especificacbes e dados contidos na mesma sera utilizado para o
Unico propésito de avaliacéo da oferta.

10. Responsabilidade
Fica estabelecido o Sr. Ricardo Hilgemann como responsavel pelas informacdes comerciais referentes
Y a esta proposta e todas as duvidas e negociagbes em relacdo @ mesma deverao ser dirimidas por sua
pessoa.

11. Dados do Fornecedor
Se aprovada esta proposta comercial, o faturamento ocorrera conforme abaixo:

RAZAO SOCIAL  POWERSAFE Importagdo, Exportacéo Ltda.
CNPJ 06.282.480/0001-07 lE: 636.286.309.113
ENDERECO Rua Senador Vergueiro, n° 76, 86 e 100 — Centro — S&o Caetano do Sul/SP — CEP 09521-320

Para maiores informagdes ou esclarecimentos nos colocamos a sua disposicéo.

Atenciosamente.

Vanessa Gomes — ——
Vendas - Baterias Especiais POW ERSAFE
vanessa@powersafe.com.br YATED FSPECT :
Tel. (11) 4227-2477 - Ramal 6178 www.powersafe.com.br
Cel. (11) 99589-2503

POWERSAFE Importacdo, Exportaco Ltda. — CNPJ 06.282.480/0001-07
Rua Senador Vergueiro, 76, 86 e 100 - Centro — CEP 09521-320 - S. C. do Sul — SP.
Tel.: 11 2666-6162 11 4227-2477 - powersafe @ powersafe.com.br - www.powersafe.com.br
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POW ERSAF E. Johnson #}Ex

Controls

PROPOSTA COMERCIAL N° 2020 VG 02.0055

Sao Caetano do Sul, 12 de fevereiro de 2020.

A
CESAMA

Contato: Elaine
E-mail: compras@cesama.com.br
Tel.: 32-3692-9332

_ REF: PROPOSTA DE BATERIAS

Prezado(a) Senhor(a),

Atendendo a solicitacdo de V.Sas, temos o prazer de apresentar nossa Proposta Comercial para o

fornecimento de baterias conforme o processo supracitado.

A POWERSAFE comercializa baterias especiais destinadas a diversos tipos de aplicagbes especificas
para sistemas de energia, e também comercializa Baterias Seladas reguladas por valvula (VRLA), de
marca propria — GETPOWER.

Mantendo uma equipe Técnica qualificada, a POWERSAFE ¢ capaz de identificar as necessidades de
\_ cada oportunidade e indicar a possivel melhor solugcdo através de baterias especificas para cada tipo de
aplicacdo, possuindo um amplo estoque de produtos o que garante agilidade e eficiéncia de atendimento a

nivel nacional.
Com a certeza de estarmos ofertando a melhor solugéo, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Vanessa Gomes o™
Vendas - Baterias Especiais POW ERSAFE
vanessa@powersafe.com.br Y - oy

Tel. (11) 4227-2477 - Ramal 6178 — powersa!e com.br
Cel. (11) 99589-2503

POWERSAFE Importac3o, Exportacdo Ltda. — CNPJ 06.282.480/0001-07
Rua Senador Vergueiro, 76, 86 e 100 - Centro — CEP 09521-320 - S. C. do Sul - SP.
Tel.: 11 2666-6162 11 4227-2477 - powersafe@powersafe.com.br - www.powersafe.com.br
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