Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
De: Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Data: 06/12/2019 15:07
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

luva latex - atende

conjunto moto - ndo atende
bota pvc cano longo - atende
bota pve cano médio - atende
calca pve plastcor - atende

luva da Danny longatex - atende
perneira - atende

6culos Danny fenix - ndo atende

6culos de sobrepor - ndo atende

Rodrigo Condé Toledo de Slmeida

Chefe de Departamento '
Departamento de Saude e Seguranca no Trabalho [DEST) ‘

(32) 3692-9470 / (32) 8420-5470
Em 05/12/2019 15:56, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Rodrigo,
Segue cotagdo para a sua andlise.

Elaine M. de Vasconcellos

(32) 36929332

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
Data:Tue, 3 Dec 2019 13:45: 57 -0200
De:Vendas <vendas@amazonasepi.com.br>
Para:'COMPRAS' <compras@cesama.com.br>

Elaine,
. Boa tarde!!

Estagiaria - CESAMA 'CESAMA
Departomento de Compras e Estogue {DECE]

dggua é vida

uglm é vida

06/12/2019 15:42



Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

el

~£9

Segue anexo cotagdo solicitada, estamos a disposi¢do para esclarecimentos e futuras cotagdes.

Atenciosamente,

Pedro Bonifacio

(31)9.9383-6255 - 2516-7707

vendas@amazonasepi.com.br

Av. Amazonas, 3933 - Alto Barroca - BH/MG

De: COMPRAS [mai|to:compras@cesama.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 15:11

Para: Natalina - CESAMA
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias uteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compras e Estoque {DECE]

(32) 3692.9332 dgue é vida

Pl

06/12/2019 15:42



CONTATO: (31)2516-7707
CNPJ: 29.136.757/0001-99

AMAZONAS EPI LTDA
AV. AMAZONAS, 3933 - ALTO BARROCA - 30.341-025 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

contato@amazonasepi.com.br
I.E.: 003.084.101-0021

I.M: 10.562.86/001-8

EPI

DATA:

CLIENTE:
CNPJ:
CONTATO:
E-MAIL:

ELAINE

03/12/2019

VENDEDOR: PEDRO

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CE SAMA
LE::

INDICACAO:
COTACAO:

TELEFONE: (32) 3692-9332

COMPRAS comgras@cesama.com.br}

160235

TEEEATERIAL . | A OUANT
LUVA LATEX DESCARTAVEL
) , CX-P 55 15.112 7DIAS |RS 18,39 | RS 1.011,45
VOLK
CJTO MOTO RACE PRETO - 12 28.482 | IMEDIATA |RS 58,30 [ RS 699,60
COLETE PARA MOTOQUEIRO GG 1 ALBA NAO DISPONIVEL RS .
BOTA PVE CANG'LONGO 74 38201 | IMEDIATA |R$ 30,59 | RS 2.263,53
'FUJIWARA' ) : g SRS
BOTA PVC CANO MEDIO 24 47.291 | IMEDIATA RS 20,99 | RS 503,76
"VULCAFLEX' PRETA ’ ’ ’
CALCA PVC 'PLASTCOR' P 2 33.924 | IMEDIATA [RS 14,29 | RS 28,58
LUVA 'DANNY' LONGATEX G 17 9.567 | IMEDIATA | RS 2,86 | RS 150,62
PERNEIRA SINTETICA C/ 5 26.453 | IMEDIATA [RS 14,00 | RS 70,00
VELCRO 'MARSEG' i ' ’ ’
OCULOS 'DANNY' FENIX RJ
- 250 9.722 7DIAS | RS 3,56 | RS 890,00
CINZA
OCULOS DE SOBREPOR
VISITA 'LIBUS' INCOLOR - 7 35.763 | IMEDIATA | RS 5,03 | RS 35,21
FRETE: FOB
FORMA DE PAGAMENTO: 28 DIAS TOTAL: RS 5.652,75

MEDIANTE APROVAGCAO




e: Fwd: RES: SOLIC[TACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

A =Y

Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
De: Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Data: 06/12/2019 15:12
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

luva latex - atende

conjunto motoqueiro - atende
bota pve cano longo - atende
bota pve cano médio - nao atende
calca trevira- atende

luva danny - atende

peineira - atende

4culos super safety - ndao atende

6culos danny netuno - atende

Rodrigo Condé Toledo de Almeida

Chefe de Departamento '
Departamento de Saude e Seguranga no Trabalho (DEST] ‘
d

(32) 3692-9470 / (32) 8420-5470 dgua é vida
Em 05/12/2019 15:55, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Rodrigo,
Segue cotagdo para a sua analise.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compras € Estogque {DECE) ’

(32) 3692-9332 dguea é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - MATERIAL DE EPI
Data:Tue, 3 Dec 2019 15:26:21 -0300
De:Thais Oliveira Noman <thais@vitalepi.com.br>
Para:'COMPRAS' <compras@cesama.com.br>

06/12/2019 15:42



e: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

2 nf?

Boa tarde,
Segue em anexo cotacdo.

Prazo de entrega: 30 dias Uteis podendo antecipar
Forma de pagamento: boleto mediante andlise financeiro

Frete: FOB a incluir na nota

Att
V IT Thals 0. Noman

; a03347-6764/ n098568-2062
e thais@vitaiepl.com.br

Visite nassa loja virtual: vitalepi.com.br

De: COMPRAS [mailto:comDras@cesama.com.br]

Enviada em: terca-feira, 3 de dezembro de 2019 14:46
Para: Natalina - CESAMA

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancério.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias uteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos _ v
Estagiaria - CESAMA CE S A m
Deportamento de Compras e Estoque {DECE)
(32) 3692.9332 dguea é vida

06/12/2019 15:42



02/12/2019

Emissao:

bRt lec i e
Razdo Social: VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO LTDA |CNPJ: 28.376.931/0001-08 IE: 0030204730023  |Termini: 000010
End.: AV BRIG. EDUARDO GOMES, 1989, LJ3 IBairro: GLORIA lCidade: Belo Horizonte MG Telefon (31)3347-6764

E-mail: financeiro@Uvitalepi.com.br

Nome: CESAMA Contato:

|CPF/CNPJ:

IBairro:

End.: Cidade:

Transportador(a):

Tipo de Frete: Data da Entrega: Validade do Orgamento:

Desc Vi Lig.

Quant. VI Bruto

Prod ufo Descrigdo VI Uni
LUVA LATEX COM PO - CA 36964 TAM P - CX 100 UNI 55 R$ 18,40 R$ 1.012,00 0,00 R$ 1.012,00
CONJUNTO MOTOQUEIRO ALBA EUROPA 12 R$ 124,00 RS 1.488,00 0,00 R$ 1.488,00
BOTA DE PVC BRACOL CANO LONGO S/ FORRO PRETA - CA 37455 74 R$ 365,08 RS 2.669,92 0,00 R$ 2.669,92
BOTA DE PVC BRACOL CANO MEDIO C/ FORRO PRETA - CA 37456 24 R$ 31,00 R$ 744,00 0,00 R$ 744,00
CALCA TREVIRA KP500 SANEAMENTO (C/ BOTA) BRASCAMP - CA 28447 2 R$ 64,00 R$ 128,00 0,00 R$ 128,00
LUVA DANNY LATEX REFORGADA MAX ORANGE - CA 11286 17 R$ 8,00 R$ 136,00 0,00 R$ 136,00
PERNEIRA DE SEGURANGA SINTETICA AMERICA SEG - CA 33385 5 R$ 32,00 R$ 160,00 0,00 R$ 160,00
ACULOS SUPER SAFETY SS01N - CA 30013 CINZA 250 R$ 5,00 R$ 1.250,00 0,00 R$ 1.250,00
ACULOS DANNY NETUNO INCOLOR - CA 16462 7 R$ 8,00 R$ 56,00 0,00 R$ 56,00
Valor Total dos Itens: R$ 7.643,92

Vendedor
VENDEDOR PADRAO

Observagao: FRETE PELOS CORREIOS PAC - R$ 45,00 - 10 DIAS UTEIS PARA
ENTREGA Valor Bruto: R$ 7.643,92
Desconto: R$ 0,00
Frete:
Valor Liquido: R$ 7.643,92

CESAMA



te: SOLICITACAO DE QRCAMENTO - MATERIAL DE EPI

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
De: Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Data: 06/12/2019 15:03
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

6culos Danny lente escura nao atende

6culos Danny modelo netuno incolor atende

Rodrigo Condé Toledo de Almeida

Chefe de Departamento ' :
Departamento de Savde e Seguranca no Trabalho (DEST) ‘

ﬁSE] 3&?2*94?6 ,!' [32) 8420—5470 ég“ﬁ é vi u
Em 05/12/2019 15:59, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Rodrigo,
Segue cotagdo para a sua analise.

Elaine M. de Vasconcellos
Estagiaria - CESAMA
Departamento de Compras € Estoque (DECE)
{32} 3692-9332

"CESAMA
el

dgua é vide

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - MATERIAL DE EPI
Data:Mon, 2 Dec 2019 15:41:37 -0300

De:vendas09 <vendasO9@protege—epi.com.br>
Para:'COMPRAS' <compras@cesama.com.br>, 'Natalina - CESAMA

<nata|ina@cesama.com.br>

Boa Tarde,

Prezada, Elaine

Estamos te enviando o orgamento mediante a segunda solicitagao N 160231, pois a primeira nao lhe enviei

por faltar a grande maioria dos itens.

Se puder dividir a compra caso nosso prego lhe atenda, sera um prazer em lhe atender.

At,

Gladson Batista

06/12/2019 15:42

) 1 AFD



ROMA EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL LTDA

ROMA EPI Rua Joaquim Laranjo, S04 - Bairro Industrial - Contagem ! MG
Telefone: (31)2127-3118  Email: vendasromaepi@ gmail.com

ChPJ: 29.649.245/0001-26

BuE
ORCAMENTO

Vendedor: Gladson Data: 0211212019
Cliente: COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAMA Cnpi: Orgamento: 2019009975
DESCRICAD UND QTD VL. UNIT. VL. TATAL
OCULOS DANMNY RJ C! LENTE ESCURA CA 9722 un 250 2,80 700,00
OCULOS DANMNY MODNETUNO INCOLOR CA16462 un 7 8,10 56,70

TOTAL 756,70

SEM FRETE NA REGIAD METROPOLITA DE BH PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 220,00
EM OUTRAS LOCALIDADES FRETE POR CONTA DO CLIENTE

PRAZO DE PAGAMENTO: 30f ! { {Dias

Observagdes:
COLETA DE PRECOS: 160231



' Re: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
‘ Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
| De: Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

| Data: 06/12/2019 15:01
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Colete Refletivo para Motofretistas — s/ bolso -> R$ 100,00 + frete

| - Colete Refletivo para Motofretistas - ¢/ bolso -> R$ 120,00 + frete
| Ambos atendem

‘ Rodrigo Condé Toledo de Almeida

| Chefe de Departamento '
( Deportomento de Saltde e Seguranca no Trabalhe (DEST) ‘

| (32) 3692-9470 / (32) 8420-5470 dguea é vida
Em 05/12/2019 16:00, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Rodrigo,
Segue cotagdo para a sua analise.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CB A MA
Departamento de Compras e Estoque {DECE)

(32) 3692.9332 dguvea é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
Data:Fri, 29 Nov 2019 09:26:28 -0200
De:Comercial Refletivo <comercial@refletivo.com>
Para:COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Bom dia, Eliane!
Trabalhamos apenas com material refletivo.
Segue abaixo a cotagdo do colete refletivo, conforme solicitado:

- Colete Refletivo para Motofretistas — s/ bolso -> R$ 100,00 + frete
- Colete Refletivo para Motofretistas - ¢/ bolso -> R$ 120,00 + frete

Obs: - Precos vélidos por 7 dias
- Os outros materiais listados na cotagao, nao trabalhamos

10f2 06/12/2019 15:43



' Re: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

J
J
: Qualquer duvida, estou a disposicao.
|
| Obrigada pelo contato.

Atenciosamente.

| Sabrina Da Corte | Gerente Comercial | Skype: Comercial.Refletivo
| | Av. Augusto de Lima, 407 - Loja 18
DA CORTE REFLETIVOS | CEP 30.190-912 - BH / MG

| 31 2551 4012 | 31 99438 0316 (Whats App)

NOVO
| comercial@refletivo.com | www.refletivo.com

8 ) SHERMAN 3M
Q () Distribuidor Autorizado
DA CORTE N =
REFLETIVOS @ﬂ’ GMITRME o

Em qui., 28 de nov. de 2019 as 15:55, COMPRAS <compras@cesama.com.br> escreveu:
Boa tarde!

Segue solicitagdo de orcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 3 dias Uteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA 'CES' A m
Departamento de Compras e Estoque {DECE]

(32) 36929332 giguea é vida

20f2 06/12/2019 15:43



' Re: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

Assunto: Re: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
] De: Rodrigo Conde Toledo de Aimdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Data: 06/12/2019 14:57
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue andlise

| BOTA BORRACHA PEGA FORTE GRENDENE = 33,50 - Se for proposta para bota cano médio
1 atende

CONJUNTO ALBA EUROPA(P/M/G/GG) = 119,50 - Atende

| COLETE REFLETIVO DENATRAN TORK ONE = 94,50 - Atende

\ Rodrigo Condé Toledo de Almeida

Chefe de Departamento '
Departamento de Satde e Seguranca no Trabalho (DEST) ‘

{32} 3692-9470 / (32) 8420-5470 agu“ & V a
Em 05/12/2019 16:01, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Rodrigo,
Segue cotagdo para a sua analise.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA ' ES‘ A m
Departamento de Compraos e Estogue {DECE)

(32) 3692.9332 dgue é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI
Data:Wed, 27 Nov 2019 19:22:58 +0000 (UTC)
De:Bellini Motos <bellinimotos@yahoo.com.br>
Para:COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Dos itens descritos tenho somente:
BOTA BORRACHA PEGA FORTE GRENDENE = 33,50
CONJUNTO ALBA EUROPA(P/M/G/GG) = 119,50

COLETE REFLETIVO DENATRAN TORK ONE = 94,50

1of2 06/12/2019 15:44



Re: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - MATERIAL DE EPI

20f2

Att.

Conrado

BELLINI DUAS RODAS LTDA.
CNPJ: 20.337.895/0001-61
1.E..3672852920060

Rua Roberto de Barros, n° 212
Centro

CEP: 36013-210

Juiz de Fora - MG

Tel: (32)32155121 /(32)32151889
Email: bellinimotos@yahoo.com.br
Skype: bellinimotos@hotmail.com
Skype: bellinimotos1@hotmail.com

Em quarta-feira, 27 de novembro de 2019 15:08:32 BRT, COMPRAS <compras@cesama.com.br> escreveu:

Boa tarde!

Segue solicitagéo de orcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
Condigcbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o deposito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno ate 3 dias uteis.

Atenciosamente,

06/12/2019 15:44



