Re: Fwd:»Re: $GLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBM...

Assunto: Re: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 09/01/2020 15:55
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde.

Pode aceitar o orgamento.

Em 09/01/2020 13:08, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Ronaldo,
segue orgamento para a sua avaliagdo.
Att,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA 'CE M m
Departamento de Compros & Estoque {DECE]

(32} 3692-9332 dggua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

Data:Thu, 9 Jan 2020 09:33:50 -0300
De:Diogo Ramos | Mérito Comercial <diogo.ramos@meritocomerciaI.com.br>

Para:compras@cesama.com.br

Bom dia;

Venho por meio deste, encaminhar a seguinte cotagdo.

BOMBA SUBMERSA EBARA BHS412-11 ESTAGIOS PARA MIOTOR BHS M6P
Valor Unitario --------======-=- RS 6.620,00

Formas de pagamento.
Boleto faturado, mediante analise do financeiro.

Cartdo de crédito em até 3x sem juros.
Transferéncia.

Agradeco o contato e estou a disposicao para tirar qualquer duvida ou esclarecimento sobre condigdes de

pagamento e negociagao.

Aguardo o retorno e pecgo gentilmente que n&o feche o pedido antes de nos consultar...

Atenciosamente.

www.meritocomercial.com.br

Diogo Ramos
Depto. Vendas

(11) 3055-7600 Ramal 262
diogo.ramos@meritocomercial.com.br

1 ~E£D

09/01/2020 16:02



Re: Fwdi: Re: SULICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBM...

Emqua., 8

Rua Dr Jodo Alves de Lima, 325-A Bras - S&o Paulo - SP - CEP 03052-060

www.meritocomercial.com.br | facebook. com/meritocomercialoficial | twitter.conymeritocomercial

de jan. de 2020 as 16:42, Mérito Comercial <merito@meritocomercial.com.br> escreveu:

Forwarded message ---------

De: COMPRAS <compras@cesama.com.br>
Date: qua., 8 de jan. de 2020 as 14:38

Subject

- SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

To: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
CondicBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde j

4 agradego e aguardo retorno até 3 dias uteis.

Atenciosamente,

Departa

Elaine M. de Vasconcellos v
Estagiaria - CESAMA CE M m
mento de Compras e Estoque (DECE) _

(32} 3692-9332 agua e vida

Depto. Comercial

11 3055-7600

Rua Dr Jodo Alves de Lima, 325-A, Bras - Sdo Paulo - SP - CEP 03052-060
www.meritocomercial.com.br | facebook.com/meritocomercialoficial | twitter.com/meritocomercial

09/01/2020 16:0z



HIDROMATEC

Solugbes em Bombeamento

Proposta N2 : 04096 Data de Emiss3o: 15/01/2020

Contato: Elaine Empresa: Cesama CNPJ:

Endereco: N2: Bairro: LE:

CEP: Complemento: Municipio: Juiz de Fora Estado: Minas Gerais

E-Mail: compras@cesama.com.br/ natalina@cesama.com.br Site da Empresa:

Telefone Para Contato: (32) 3692-9331 Whatsapp: Skvpe:

Descri¢do do Equipamento: Modelo:

{tem | Quantidade Unidade Descri¢cdo Valor Unitdrio | Valor Total
01 02 Unidade |Bomba Dancor - SSR-11.2 - 22E -7,5 CV Trifasico 220V RS 6.989,90 | RS 13.979,80

121 MCA - 12,40m*/h
02 RS = RS =
03 RS - RS -
04 RS - | R$ 5
05 RS - RS =
06 RS - |RS -
07 RS - |RS g
08 RS - RS -
09 RS - |RS s
Valor Total RS 13.979,80

Prazo de Entrega do Servico:

—

Garantia dos Servicos Prestados:

o s e G R
SRR
o Sl

Obs.: N3o Aceitamos Cheques de Terceiros.

Formas De Pagamentos: Dinheiro em Espécie, Boleto, Deposito Bancério ou Cheque Pré-Datado

Obs.: Proposta valida por 10 dias
Obs.: Sujeito a analise de crédito

Autorizag3o para Realizagéo do Trabalho, Assinado Por:
‘al. Celular: (32) 98802-5225
‘el. Celular: (32) 98811-2403

Diretor / Presidente: Vanderli Pedro da Silva
Gerente Administrativo Financeiro: Rodrigo Curtinhas Fialho

whatsApp

Assinado Por:

Razio Social: Usimatec Ltda CNPJ - 25.472.259/0001-66 I.E.: 367.639.390-0017
Avenida Doardino Longo, 435 - Bairro: Barbosa Lage - 36085-050 - Juiz de Fora - Minas Gerais
Tels.: (32) 3221-6005 // (32) 3083-6823 - E-Mail: hidromatec@yahoo.com.br

Skype Rodrigo: hidromatec - Skype: usimatec.ltda




Re: Fw«: Cesama Bomba

4 _CcA

Assunto: Re: Fwd: Cesama Bomba
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 15/01/2020 14:16
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde .
Pode aceitar o orgamento.

Em 15/01/2020 13:54, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Ronaldo,
segue para a sua analise.
Att,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagidria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compras e Estoque {DECE) '

(32) 3692-9332 dgua é vida

-------- Mensagem encaminhada -------

Assunto:Cesama
Data:Wed, 15 Jan 2020 10:51:35 -0200
De:Rodrigo Hidromatec <rodrigohidromatec@gmail.com>
Para:compras@cesama.com.br, natalina@cesama.com.br

abrago.

Att: Rodrigo (32) 98811-2403

Bom dia, segue orgamento referente a COLETA DE PRECOS - 164291, estamos a disposicao,

15/01/2020 14:17



PROPOSTA COMERCIAL E
-HE_ CONTRATO
ID 15972 - DM 0036-20
HIDRB PUGES Revisao: 00

BH, 9/1/2020.

CLIENTE: CTA de Saneamento Municipal - CESAMA .
CIDADE: Juiz de Fora UF: MG ;
TELEFONE : 32 3692 9331 CELULAR:
FAX: REFERENCIA: Cot. 70083 i
A/e: Sra. Elaine EMAIL: compras@cesama.com.br X.
Prezada,

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta de fornecimento de equipamentos para pogo tubular
conforme descrito abaixo:

Ite’m’l Qt tn | Descrigcao Vi Unit Vi. Total
1 2 CJ [Ebara BHS412—119HP220/380vtrifésico R$ 6.700,00 | R$ 13.400,00‘

Total Global Estimado da Proposta: | R$ 13.400,00

CONDICOES COMERCIAIS
Validade da proposta: 30 Dias;
Condi¢des de pagamento: 30 Dias;
Previsdo de entrega: 05/07 Dias tteis, apos autorizagdo de V.S,
Impostos: Inclusos;
Local de entrega: Belo Horizonte- MG.

OBSERVACOES:

. A garantia ¢ FOB nossas instalacdes, ou seja toda qualquer méo de obra para retirada e recolocagiio do equipamento serd cobrado do cliente
independente do prazo de instalacio do equipamento;

. A garantia do equipamento serd dada pelo proprio fabricante, portanto s

fabricante;

A garantia é concedida em caso de defeito da fabrica¢fio do produto ou nos materiais utilizados na produgio;

Os equipamentos estio garantidos pelo prazo de 360 dias, a contar data da emissao da Nota Fiscal;

Os equipamentos consertados estido garantidos pelo prazo de 90 dias, posto em nossas instalacdes, a contar da data de emissdo da nota fiscal;

Para quaisquer duvidas sobre a garantia dos equipamentos, favor consultar o manual de garantia do fabricante encaminhado a V.S

Durante o prazo para avaliacio da garantia do equipamento 2 Hidropogos Ltda nao se responsabiliza pelas despesas de retirara e instalacao,

eventuais perdas e danos, e lucros cessantes decorrentes da paralisagdo do equipamento, assim como pelo seu mau uso;

. Quaisquer outros tipos de materiais ou mio de obra, o or¢amento serd encaminhado a V.S. posteriormente.

erd concedida ou niio apds avaliacio e emissio do laudo técnico pelo

Atenciosamente,

L E— [AUTORIZAGAO] -
s b s e AUTORIZAMOS NESTA DATA A REALIZAGAO DOS
B SERVICOS, CONFORME PROPOSTA ACIMA.

>
w31 2122 1862

“ 318203 0802
4 wamleyEENIGIOREGORERMLRYL

Rua Agenério Araujo, 395 - Camargos
Cep: 30520220 - Belo Horizonte - MG
Tel.; (31)2122.1800 - Fax. (31)3363.2594
www.hidropocos.com.br

PSQ 09/7



te: Fwd: ENC: S_OLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SU..

Assunto: Re: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 10/01/2020 13:47

Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde.

Pode aceitar o orgamento.

Em 10/01/2020 13:09, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Ronaldo,

segue cotagdo para a sua analise,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CE;S A m
Departamente de Compraos e Estoque {DECE) ] ‘

(32} 3692.9332 dgua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093
Data:Thu, 9 Jan 2020 16:57:33 -0300
De:Wesley Lucas <wesley@hidropocos.com.br>
Para:compras@cesama.com.br
CC:'Fabio Pimenta' <fabio@hidropocos.com.br>, 'assistencia’
<assistencia@hidropocos.com.br>

HIDROPOCOS LTDA - NBR I1SO 9001:2008
Rua Agenério Araujo, 395 - Camargos

Cep: 30520-220 Belo Horizonte - MG

Tel.: 31 2122 1800  Fax: 31 2122 1846

P/ CESAMA

Prezada

e 10/01/2020 13:47



e: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SU...

Segue em anexo proposta solicitada.

Atenciosamente

Wesley Lucas

F T i ar-p p
Assisténcia Tecmca

{31) 2122-1800 1 (37} 2122-1862

wasley @ hidropotos.com.br HIDROPOCDS

hydrostec ~Daitd

De: Luciana Aquino [mailto:assistencia@hidropocos.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 15:01

Para: fabio@hidropocos.com.br; 'Wesley'
Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

Wesley e Fabio.

Luciana Aquino
' Depto. Assiténcia Técnica
P {31) 2122-1800 - (31} 2122-1821
H!BRU PG - n{ww qssistencio@hidropocos.com.br @503
| G éef?(tzc";mﬁféé; ‘

o,
FLOWSERVE gsw hydrastec M

De: COMPRAS [mailto:compras@cesama.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2020 14:33

Para: Natalina - CESANMA
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

Boa tarde!

Segue solicitagdo de or¢amento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego € aguardo retorno até 3 dias uteis.

Atenciosamente,

10/01/2020 13:47



e: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SU...

Elaine M. de Vasconcellos _
Estagidria - CESAMA CES‘ A m
Departamento de Compros e Estogue {DECE) j

(32) 3692.9332 dgguea é vida

10/01/2020 13:47



N° 219 Bairro: Tirol

b - BH20 ﬁOMBAS E SERVICOS COMERCIO E REPRESEﬁNTACE)ES LTDA.

Logradouro: Rua Raul Ribeiro da Silva

[UF: MG CEP- 30.662-110 | Tel: (31) 3046-0156

Cidade: Belo Horizonte
CNPJ: 29.513.460/0001-03 _| Inscricdo Estadual: 003116.615.0038
E-mail: bh2obombas@gmail.com Inscricdo Municipal: 1.063.971/001-5

Nossa Propostd

n° VE 001/20

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2.020.

CESAMA
Juiz de Fora/MG
A/C: Srta. Elaine M. de Vasconcelos | DECE

compras@cesama.com.or
REF.: Solicitagdo de Orgamento - RC 70093 - Bomba Submersa

Prezada,

Apresentamos nossa proposta comercial para vossa andlise e apreciagcdo:

) . RS RS
tem | Qh Descri¢do Unitdrio Total
Motobomba submersa marca LEAO, modelo R11A-12,
carcaca em ferro fundido, rotores em inox, motor
thT 02 elétrico, 8CV, 220/380VTR, 460hz. 4.990,00 9.980,00
Ponto Operacional: 12,0 m*/h X 118,50 mca
Motobomba  submersa  marca EBARA, modelo
/’\ BHS412-11, carcaca em ferro fundido, rotores em inoX,
Ao;T >02 motor elétrico, 9CV, 220/380VTR, 60hz. 5 690,00 11.380.00
\_// Ponto Operacional: 12,0 m*/h X 118,50 mca

CONDICOES PARA FORNECIMENTO

e Local de entrega: CIF - Juizde Fora/MG;
e Prazo de enirega: 15 dias;
e Validade dos pregos: 15 dias;

e Condicdo de pagamento: 30 ddl;
e Garantia: 01 (um) anos confra comprovados defeitos de fabricacdo;

e Impostos: Inclusos Ao preco total de nossa proposta.

“SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL."

Muito atenciosamente,

29513 460/0001-03!

BH20 BOMBAS E SERVIGOS COM.
E REPRESENTAGOES LTDA.
Rua Raul Ribeiro da Sitva, n.* 218
B. Tirol (Barreiro) - CEP 306!

{LBELO HORIZONTE =™ MG_J

/

i

P

B2 GustaVvo Braga
Coord. Comercial
bh2obombas@gmail.com

AV III\
8H,0
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Os valores de “M " e “PR" apresentados sao médios esperados, sujeitos a alteragbes sem prévio aviso. Para valores garantidos consultar a fabrica.



0aeI0 : : e 2 D 5 D 0
0 B g 0 i g do Poco

R11A-02 500 1.5 02; 32 26 25 123 22 21 17 15 454 | 416

R11A-03 500 2 | 03 49 40 38,5 35 34 31,5 | 26,5 23 | 48,7 479 | 453

R11A-04 500 | 2,5 04 66 54 52,5 48 486 42,5 36 32 _iz_g__ ﬂ | 969

R11A-05 500 3,5 | 05 82 68,5 66 60 57 53,5 | 44,5 | 39,5 | 56,8 _Elg__ 527 | 1046 |

R11A-06 500 4 |06 | 98 82 79 |72 69 65 54 47 579 | 564

—11A.07500 | 45|07 | 114 | 95 | 92 | 84 | BO | 75 | 63 54 |61,5 579 | 601
AEEEETsT TR loa | 7a0 | A0E | 104 |]es | 917 A7 (72U 0RS) 599 | 638
R11A09500 | 6 |09 | 146 | 120 | 117 | 107 | 103 T97 | 81 | 72 |724 709 | 675 | 1384
BTiAd0500 | 65| 10 | 163 | 133 | 129 Ta1s | 118 | 107 | 90 | 80 700 | 712
C1TA 11500 | 7 | 11 | 180 | 147 | 142 | 130 | 124 | 118 | 99 88 | 76,2 709 | 749
ST eD | 8 |1 | 195 | 1ov | 154 |41 | 188 ) 180 107 | 95 6" 147 1744 | 786
C1A14610 | 9 |14 | 220 | 189 | 182 | 167 | 158 | 180 126 | 110 | 89,5 744 | 860
T T o Laos | dee. | 1180 1470 TRRT 1 17 744 | 897
STIAa7610 | 11|17 | 278 | 229 | 221 | 203 | 191 | 181 148 | 132 [101,1 744 | 971
ATiAd90610 | 12 | 19 | 310 | 257 | 248 | 226 216 | 204 | 166 | 151 824 | 1045
—1A20510 | 13 |20 | 326 | 269 | 269 | 239 | 227 | 212 | 174 157 [110,9 824 | 1082
TRiiAZ1710 | 14 |21 | 847 | 202 | 282 265 | 248 | 233 | 197 | 175 887 | 1154
—TA22710 | 15 |22 | 361 | 305 | 205 | 275 | 259 | 246 | 210 186 |135,5 587 (1191
TR0 | 16 |24 | 395 | 302 | 922 [[297 | 280 | 267 227 | 202 1047 | 1265

R11A-26 710 17 26\ 427 | 356 | 346 | 319 | 299 081 | 240 | 217 {1488 1047|1339
R11A-27 710 17 27 | 443 | 369 | 358 1330 | 308 200 | 247 | 228 1047 | 1376|2423
EHA-ZB 710 18 | 28 | 460 | 382 | 372 342 | 317 301 | 254 | 230 [152,5 1047 | 14132460

nformado o valor maximo.

0BS.: Os valores das colunas Peso, @, M, e C variam conforme a tenséo do equipamento, sendo i

Nomenclatura da Motobomba = nformagoées Técnicas
Instalacé@o
500 O 01 x Ri11 A 02 Profundidades iguais ou superiores a 100m, deverdo utilizar Valvula
T de Retengao Intermediaria.
série do  poténcia modelo do n° de v Submergéncia minima recomendada: 6 metros abaixo do Nivel
motor (cv) bombeador  estagios Dinamico (NPSH requerido).
Agua
v/ Principais parédmetros a serem observados na Andlise Fisico-Quimica
da Agua:
S} PH: 6.5 a 8 (ideal)
6} Teor de Calcio (Ca) - (mg/l)
® Alcalinidade Total (CaCo3) - (mg/l)
Motores Monofésicos de 6": © Temperatura Méxima: 40°C
(©] Areia: 30g/m3 (Maximo)

01a08CV -220, 250, 440V
09 a12CV-220V Motores
v Estéo dimensionados para cobrir toda a faixa de poténcia consu-

mida pela bomba. Em alguns casos foi permitida uma sobrecarga de
no maximo 3,0%, com plena garantia para operagao continua.
v/ As Chaves de Acionamento deverdo ter, obrigatoriamente, prote-
¢do contra Sobrecarga € Curto-Circuito.

Bombeador Motor

v/ iAo Inox AIS] 304 v/ Ago Inox AlSI 410
Rotores Radiais, Chavetas, Buchas de Desgaste, Protego do Cabo Eixo
e Tirante de fixag@o. 7

v Aco Silicio

Ago Inox AlSI 420 Rotor e Estator

Eixo v

v Ferro Fundido

Borracha Nitrilica “Tampas Superior e Inferior, Caixa do Diafragma e Anéis de Fixagao

Buchas de Guia e Anel de Desgaste

v Grafite
Bronze ASTM C 83600 v Buchas de Guia e Anel (Mancal Axial)
i Acoplamento
) Mancal Axial
Ferro Fundido Tipo: “Kingsbury”

“Corpos de Estégio, da Valvula e Sucgao, Mancal Superior & Intermediario

*Disponiveis também em ago inox e bronze.



te: Fwd: Proposta Comercial - BOMBA SUBMERSA RC 70093

Assunto: Re: Fwd: Proposta Comercial - BOMBA SUBMERSA RC 70093
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 10/01/2020 17:19

Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde.

O item 2 do orcamento atende as especificagdes para compra.

Em 10/01/2020 16:24, COMPRAS escreveu:

BOA TARDE,
SEGUE COTACAO PARA A SUA ANALISE,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compraos e Estoque {DECE)

(32) 36929332 dgua é vida

Mensagem encaminhada ----—---
Assunto:Proposta Comercial - BOMBA SUBMERSA RC 70093

Data:Fri, 10 Jan 2020 16:17:17 -0300
De:BH20 Bombas <bh2obombas@gmail.com>
Para:'COMPRAS' <compras@cesama.com.br>

Boa tarde Elaine,

Segue proposta com 2 alternativas, pois as bombas marca LEAO possuem melhor
rendimento.

Grato!

Att,

Gustavo Braga
Coord. Comercial

(31) 3046-0156
bh2obombas@gmail.com

De: COMPRAS [mailto:comgras@cesama.com.br]

13/01/2020 13:54



le: Fud: RES:SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SU...

Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITA(;AO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 10/01/2020 14:25
Para: COMPRAS <compras@cesama.com.br>

Boa tarde.

Esse or¢amento ndo atende .

Em 10/01/2020 13:01, COMPRAS escreveu:

Boa tarde Ronaldo,

segue cotagdo para a sua avaliagdo.

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiéria - CESAMA 'CES A m
Departamento de Compras € Estoque {DECE)

(32} 3692.9332 dguea é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITA(;AO DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

Data:Fri, 10 Jan 2020 08:18:32 -0300
De:Filial Guarulhos <guarulhos@vanbro.com.br>
Responder a:guaru|hos@vanbro.com.br
Empresa:Bombas Vanbro Ltda
Para:'COMPRAS' <compras@cesama.com.br>

Bom Dia Elaine,

Segue em Anexo a Proposta Solicitada ..

Grato,

e RONALDO DOS SANTOS AMADO

—
Coordenador Adminisirafivo IvWendas
Fone: 11 2358-6250
) Celular: 11 950-827-237/ 7853-0766 / 1D 97150982

E-mail: ronaldo@vanbro.com.br

VA " BR Skype: ronaldo vanbro

MABAS SLBMERSAS
BOMBAS SUBMERS www . vanbro.com.br

De: COMPRAS [mailto:compras@cesama.coﬂm@_[]

10/01/2020 14:40



e: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - BOMBA SU...

Enviada em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2020 15:13

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.pr>
Assunto: SOL|CITAC/10 DE ORCAMENTO - BOMBA SUBMERSA 70093

Boa tarde!

Segue solicitaca@o de or¢amento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos € pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o dep6sito bancario.

Desde ja agradego € aguardo retorno até 3 dias uteis.

Atenciosamente,

Elaine M. de Vasconcellos

Estagiaria - CESAMA ' ES‘ A m
Departamento de Compras € Estoque {DECE) »

(32} 3692.9332 dgua é videa

10/01/2020 14:40



V BOMBAS VANBRO LTDA - FILIAL GUARULHOS | gRCAMENTO: 203103
CNPJ: 91.397.893/0002-97 - IE: 336.915.630.111

Data do Pedido:

VANBR AV DR RENATO DE ANDRADE MAIA, N° 1455 FONE: (11)2358-6290 (11)2358-6291
BOMBAS SUBMERSAS PQ RENATO MAIA - GUARULHOS / SP E-mail: guarulhos@vanbro.com.br 10/01/20
CEP 07114-000 Site: www.vanbro.com.br
L
Cliente: 008197 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL / CESAMA
Enderego: AV BARAO DO RIO BRANCO, 1843 Bairro: CENTRO
CEP: 36013.020 JUIZ DE FORA MG CNPJ: 21.572.243/0001-74
Fone: 32 3692-9390 Email: natalina@cesama.com.br Ins ricédo: 3676987760099
Atendendo a vossa soli' itagao, apresentamos a proposta abaixo:
\Item Cadigo Descricao Qtd | Un| R$ Unit. IPI R$ Tot |
440.020.000200 BOMBA 6" SUBMERSA VBOP - 63 09 EST 8,0HP
\'1 ID: 019447 TRI 220/380V 60 HZ 100| UN| ~ 446443| 22322 4887 68
Sub Total: 4,464 .43
Total IPI: 223,22
Valor de Frete In luso: 0,00
Substituicao Tributéria: 0,00
Total do Pedido 4.687,65

(Valor Liquido):

Cond. Pagamento: CONTRA EMPENHO ;

Prazo de Embarque: 10/01/20, SALVO VENDA PREVIA,;

Tipo de Frete: 2-Destinatario;

Transportadora: S RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA;
Validade da Proposta: 09/02/20;

Garantia: 01 ano, conforme condi¢oes constantes no certificado de garantia;
Observacdes:

Atenciosamente,

RONALDO DOS SANTOS AMADO
BOMBAS VANBRO LTDA.




