*kkGPAM*** Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAV...

Assunto: ***SPAM*** Re: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 70668 -

CAVALETE

De: comercial@fabricadeplacas.com.br

Data: 02/03/2020 13:50

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde,

cada cavalete fica no valor de R$ 47,00. Prazo de entrega a combinar. Pagamento 50% de sinal
e saldo na entrega.

Att,

Deise Almeida
Atene L OBIE/Ca

Rua Comendador Bastos, Loja 5/7 - Mares
71 3015-4040 []7199348-0006
@ comercial@fabricadeplacas.com.br

Empresas 60 Qraeo

g.” g, -
Senice v

Comarratt Cras

Aceitamos todos os cartdes.

T

(@fabricadeplacas

Em 02/03/2020 10:02, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde j& agradego e aguardo retorno até 2 dias Uteis.

Atenciosamente,

an 02/03/2020 13:56



RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

v 1 da

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE
De: "Guimaraes Carvalho" <guimaraes@sinaltiken.com.br>

Data: 02/03/2020 11:40
Para: "'Natalina - CESAMA'" <natalina@cesama.com.br>

Natdlia,
Os cavaletes que fabricamos s&o de outra qualidade.

Segue foto

NA QUANTIDADE SOLICITADA EM COM O INSCRICAO OBRAS NO CENTRO DA PARA FAZER A RS 48,00 A

UNIDADE (PRECO FOB)
ATT,

GUIMARAES
guimaraes@sinaltiken.com.br

(11) 97675-1169

visite nosso site: sinaltiken.com.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 2 de margo de 2020 10:56

Para: Guimaraes Carvalho <guimaraes@sinaltiken.com.br>
Assunto: Re: SO LICITAC/SO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

Bom dia!
Segue a imagem solicitada.

No aguardo de seu retorno.
Atenciosamente,

02/03/2020 11:45
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| Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

1de4

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 70668 - CAVALETE
De: Fabrica de Carrocerias Dois Irmaos <carroceriadoisirmaos@gmail.com>

Data: 27/01/2020 17:56
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde,

Segue a cotagao solicitada em anexo, prazo de entrega de 20 dias.
Segue os dados bancarios abaixo:

DADOS BANCARIOS:

Agéncia: 3398

Operacéao: 003

Conta Corrente: 00000543-4

Caixa Econémica Federal- Agéncia Paraibuna.

Fabrica de Carrocerias Dois Irmaos Ltda.
Endereco: AV. Presidente Juscelino Kubitschek
N°: 10.205

Bairro: Barreira do Triunfo

Cidade: Juiz de Fora

UF: MG

Cep: 36092-060

CNAE: 2930101

Inscrigéo Estadual: 367.048.251/0006

Inscricdo Municipal: 083.186/00-0

CNPJ: 03.452.874/0001-78
Telefones: (32) 3222-2731
Contato: Bruno.

Em sex., 24 de jan. de 2020 as 15:42, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

escreveu:
Boa tarde!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradeco e aguardo retorno até 2dias uteis.

Atenciosamente,

28/01/2020 09:02
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PROPOSTA

Raz#o Soclal: Josinaldo Epifanio da Silva ~ EPP

CNPJ: 12261184/0001-22 INSCRICAO ESTADUAL: 001632785.0014 INSCRICAO MUNICIPAL: 15544
ENDERECO: Av.: Jovino Fernandes Salles, 1179 — Jd. Boa Esperanga — Alfenas-MG CEP 37133-690
Fones: 35 3291-9694 / 3297-2324 / 9 8873-3261 e-mail: jefersonminasbrasii@gmail.com

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA: 4390 / CONTA CORRENTE: 27-0 / OPERACAQ: 003

ITEM | QTDE | UNID. | DESCRICAQ MARCA P.UNIT. | P.TOTAL
fTEM 001 ~ CAVALETE DE MADEIRA .| MINAS BRASIL R$48,00 | RS
110.400,00

01 2300 PC.
Especificagio: Fabricado em madeira Pinus de primeira

qualidade, com parte superior (horizontal) em tdbua
emparelhada com dimensdes de 100,00 cm x 15,00 cm
e espessura de 2,0 em na cor branca tendo quatro
faixas de 11,0 cm de largura em material adesivo
refletivo na cor laranja e ter na parte em branto
centralizada inscricdo: OBRAS, pintado na cor preta. O
adesivo deve ser fixado envolvendo a madeira e
ultrapassando pelo menos quatro centlmetros de
adesivo sobre adesivo. Nas partes laterais em branco
deve possuir nas duas faces sisterna de encaixe para
parte inferior em duas ripas paralelas de 3,0 cm x 2,0
cm com 13,0 cm de comprimento cada, conforme figura
1. A parte inferior na cor branca confeccionada nas
laterais em ripas de 4,0 cm x 2,0 cm com 98,0 cm de
comptimento e travessas: superior em formato de
trapézio em tdbua de 10,0 cm de largura e espessura de
2,0 cm e travessa Inferior em formato de trapézio em
ripa de 5,0 cm de largura e espessura de 1,0 cm,
conforme figura 2. O cavalete montado deve possuir
altura de 100,0 cm e largura da base de 38,0 cm.

TOTAL RS
110.400,00

VALOR TOTAL = RS 110.400,00 (CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS REAIS)
- Os precos propostos sdo definitivos e neles estarem incluidos todos os gastos ou despesas com transporte, frete, embalagens,

encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais, comerciais, seguro,EPI’S etc. bem como quaisquer outras despesas diretas e

indiretas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta licitac8o;
- Prazo de validade: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentacdo;

-Prazo de entregavdo objeto: 30 dias. Fl_z.261 .1 84’0001 _22

- Pagamento: 20 dias.
JUIZ DE FORA 30 de JANEIRO de 2020 MINAS BRASIL SINALIZAGAO
A go I - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA-EPP

ng}(;ﬁldo Ep;;anio d; S;Iva -~ EPP AV_Jovino Ferna“decsssl:’ag_e,i;;ggo
; Esperanca
CNPJ: 12261484/0001-22 / CPF: 229171954-87 / RG: 16p58 B0 ~ P fovasiilG |

31

Josinaldo Eprfamo da Sﬂva ME CNPJ 1”261184!000 lvz

Av.. Jovino Fernandes Salles, 1179 - Jd. Boa Esperanca - CEP 37 130-000 - A{fr‘nachta

Email: jefersonminasbrasili@gmail com Fones: 85 3291-9694 / 3297 2324 /1 9 BB73-3261




Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

1de?2

Assunto: Re: SOLICITA(;/XO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE
De: "madeirascarniel ." <madeirascarniel@gmail.com>

Data: 27/02/2020 09:36
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia

N3o trabalhamos com o material solicitado

Att Lucas

SETOR DE VENDAS
ESCADAS CARNIEL

RUA: PAULO SETUBAL. N 126

BAIRRO: HAUER - CURITIBA - PR

(41) - 30533238 - 30428383 - 33763738

WWW.ESCADASCARNIEL.COM.BR

MADEIRAS EM GERAL - ESCADAS PROFISSIONAIS

Atendimento segunda a sexta feira 7:45 as 17:45

Em qui., 27 de fev. de 2020 as 09:33, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

escreveu:
Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancario.
Desde j4 agradeco e aguardo retorno até 2 dias ateis.

27/02/2020 09:54



Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastre de Material

Departomento de Compras e Estogque [DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74

2de?

"CESAMA

dgua é vida

27/02/2020 09:54



Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

1de4

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE
De: Madeireira Santa Barbara MSB <contato@madeireirasantabarbara.com. br>

Data: 27/02/2020 10:13
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

OLA BOM DIA

NATALIA

INFELIZMENTE NAO FABRICAMOS ESTE TIPO DE PRODUTO..

GRATO

FICO NO AGUARDO DE NOVAS SOLICITAGOES

Em qui., 27 de fev. de 2020 as 09:53, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

escreveu:
Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.

CondicBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradeco e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque | |DECE]} ‘ ‘ ESAMA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

Atenciosamente,

27/02/2020 10:15



Orcamento Tuboart Sinalizagao N.224237

1de 4

Assunto: Orcamento Tuboart Sinalizagdo N.224237
De: Vendas <vendasl@tuboart.com.br>

Data: 27/02/2020 11:28
Para: natalina@cesama.com.br

Natalina,

segue em anexo ficha técnica e abaixo 0 valor, referente sua RC ndo fabricamos cavaletes
em madeira, somente cavaletes plasticos e por ser mais resistente 0 pre¢o ¢ superior;

SPC04 - Super Cavalete Personalizado com faixas refletivas - R$ 470,00 unit.

Atenciosamente,
Emanuela Rodrigues
Tel: (11) 4330-0020
vendas | @tuboart.com.br
www.tuboart.com.br

Obter o TypeApp para Android
Em 27 de fev de 2020, em 11:08, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

escreveu:
Bom dia!

Seguem os dados cadastrais no anexo.

No aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departomento de Compras e Estoque {DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74

"CESAMA

dgguea é vida

Em 27/02/2020 10:56, Tuboart Sinalizagdo escreveu:

Cédigo do produto: SPCO2
Quantidade: 0,01
Observagoes:

Bom dia Natalina, a TUBOART SINALIZAGAO agradece seu contato, por gentileza
informar o cnpj de sua empresa para formalizar a proposta comercial;
Atenciosamente, Emanuela Rodrigues Tel: (11) 4330-0020
vendas1@tuboart.com.br www.tuboart.com.br

27/02/2020 11:35



| Orcamento Tuboart Sinalizagdo N.224237

Produto: SUPER CAVALETE
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Descrig:
Cavalete confeccionado em polietilen
diversas, com informagdes e pictc

identificagdo temporaria de areas de
(peso aproximado do ¢

Aplicagé

Sinalizagdo e demarcagéo temporari
de pessoas, veiculos e demais ambie
informacdes e pictogramas como ho
disténcia, perigo afaste-se entre |
imponente permite a sua utilizagao
tipos de ambi

Diferenci

Cavalete 100% confeccionado em m
o seu uso em contato diario com ¢
Possui modelos sugeridos de per:
colocacao de qualquer informacac
como a adesivagem com adesivos re
com a necessidade do usuario e po

e s s b M i mlimbi sinm e mm md

3de 4 27/02/2020 11:35



Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE

Assunto: Re: SOLICITAQAO DE ORCAMENTO RC 70668 - CAVALETE
De: "vendasl@artezanal.com" <vendasl@artezanal.com>

Data: 28/02/2020 14:21
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde, Natalina.

Infelizmente n3o vendemos cavelete de madeira, somente de ferro.

Att;

Em 27/02/2020 09:30, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ Eg A MA

(32) 3692-9331 - s vi
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

Larissa Ojo | Depto Vendas - Suporte

't l Skype: camilalopes786
[ Rua José Grassi n® 437 — S&o Luiz — Americanal/SP
Qr eZU ﬂG S Ticfones: (19) 36217902 | (19) 36015168 | (19) 97410-9139

vendasl@artezanal .com | www.artezanal.com

28/02/2020 14:



