SHOPCHIP

Rua Anténio Dias Tostes, Loja 24 -

CNPJ 06.972.908/0001-43 INSC. EST.

(32) 3232 - 8888

Bairro Pogo Rico

compras@shopchip.com.br

Orcamento N°: 007335

Cliente: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

coédigo Descrigio

17

14

367.321.579.002¢6

132 15/06/2020

Un  Vlr Un QTD Desconto Vir Total

ALCOOL GELATINOSO ANTI-SEPTICO COM ACRQ BACTERIANG - GALAC Un R$ 41,50 i0C RS C,00 R3
4.150,00

ALCOOL GELATINOSO ANTI-SEPTICO COM ACAC BRCTERIANA - FRASCO tn RS 10,00 8¢ R$ 0,00 RS 800, 0D

420G

ALCOOL 70% un RS §,30 320 RS 0,00 ES
2.016,00

SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICCO BACTERIOSTATICO Un R$ 22,20 3¢ B3 0,00 RS 799,20

RECIPIERTE PLASTICC TPC BORRIFADOR/PULVERIZADCOR 1,51 Un RS 25,00 100 RS 0,00 j3¢:]
2.500,00

Valido até : segunda-feira - 15/junho/2020
Vendedor : FERNANDO GOMES

Forma de pagamento/observagdes
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR
FRETE: CIF

Razdc Social: G3 Comércio e Servigeos em Informética
CNPJ: 06.972.908/0001-43

Insc. Estadual: 367.321.579.00286

Insc. Municipal: 097.655/00-7

TOTAL A PAGAR

: R§ 10.265,20
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SHOPCHIP
Rua Antdénio Dias Tostes, Loja 24 - Bairro Poco Rico
CNPJ 06.972.908/0001-43 INSC. EST. 367.321.579.0026

(32) 3232 - 8888
compras@shopchip.com.br

Org:amento N°: 007335 17:32 15/06/2020

Cliente: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Cédigo Descrigdo Un V1r Un QTD DescontoVlr Total
ALCOOL GELATINOSO ANTI-SEPTICO COM ACAO BACTERIANA - GALAO Un RS 41,50 100 R$ 0,00R$ 4.150,00
ALCOOL GELATINOSO ANTI-SEPTICO COM ACAO BACTERIANA - FRASCO 420G Un R$ 10,00 80 R$ 0,00 RS 800,00
ALCOOL 70% Un R$ 6,30 320 RS 0,00R$ 2.016,00
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERIOSTATICO Un RS 22,20 36 RS 0,00 RS 799,20
RECIPIENTE PLASTICO TPO BORRIFADOR/PULVERIZADOR (300 ML/500ML) Un R$ 0,00 150 R$ 0,00 R$ 0,00
RECIPIENTE PLASTICO TPO BORRIFADOR/PULVERIZADOR (30 ML/50ML) Un R$ 0,00 100 RS 0,00 RS 0,00
RECIPIENTE PLASTICO TPO BORRIFADOR/PULVERIZADOR 1,51 Un R$ 25,00 100 R$ 0,00R$ 2.500,00

TOTAL A PAGAR : RS$ 10.265,20
Vendedor : FERNANDO GOMES

Forma de pagamento/observagdes
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR
FRETE: CIF

Razdo Social: GS Comércio e Servigos em Informética Ltda
CNPJ: 06.972.908/0001-43

Insc. Estadual: 367.321.579.0026

Insc. Municipal: 097.655/00-7



RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS AN...

ldel

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
De: <compras@shopchip.com.br>

Data: 15/06/2020 18:28
Para: "'Natalina - CESAMA"" <natalina@cesama.com.br>

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 15:37
Para: compras@shopchip.com.br

Assunto: Re: SOLICITAC?\O DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
Boa tarde Fernando!

Sim, sera compra direta por dispensa de licitagdo.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material

Departamento de Compras e Estoque {DECE} ‘ ‘ ESA M A

{32) 3692-9331 - 5V -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ggua e vide

Em 15/06/2020 15:19, compras@shopchip.com.br escreveu:
Boa tarde Natalina! E para compra direta? Assim consigo fazer preco bem diferenciado!

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 14:37

Para: destinatarios-nao-revelados:

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Boa tarde!

Solicito orgamento para o item no anexo para compra por dispensa de licitac3o.
Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
CondigBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradeco e aguardo retorno em até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESAMA
{32) 3692-9331 - s e
CNPJ: 21.572.243/0001-74 | ggua € vide
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—Anexos:

CESAMA - 15062020 - COL.pdf

3,6KB

17/06/2020 07:33



Re: Fwd: Fwd: RES: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - R...

1de3

Assunto: Re: Fwd: Fwd: RES: RES: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

De: Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Data: 22/06/2020 17:31
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Atende

Rodrigo Condé Toledo de Almeida

Chefe de Departamento '
Departamento de Saude e Segurance ne Trabalhe (DEST) ‘

dguea é vida

(32) 3692-9470 / (32) 8420-5470
Em 22/06/2020 15:13, Natalina - CESAMA escreveu:

Boa tarde Rodrigo!
Favor avaliar se o produto ofertado atende ao solicitado.

Att;
Natalina

-------- Mensagem encaminhada --------

Data:Wed, 17 Jun 2020 15:31:53 -0300
De:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Empresa:Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Para:Rodrigo Conde Toledo de Almdeida <ralmeida@cesama.com.br>

Boa tarde Rodrigo!
Favor avaliar se o produto ofertado atende ao solicitado.
Att;
Natalina
-------- Mensagem encaminhada --------
Data:Wed, 17 Jun 2020 15:25:17 -0300

De:compras@shopchip.com.br
Para:'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina! O sabonete cotado é o modelo abalxo

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2020 12:30
Para: TUDO <compras@shopchip.com.br>

Boa tarde Fernando!
Trabalhamos com a marca JCD.

Att;Natalina

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
Data:Wed, 17 Jun 2020 12:22:54 -0300
De:compras@shopchip.com.br
Para:'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Assunto:Fwd: RES: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Assunto:RES: RES: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Assunto: Fwd: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
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24/06/2020 09:09



Re: Fwd: Fwd: RES: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - R...

2de3

Boa tarde Natalina! Eu fiz uma média pretendendo entregar da marca NOBRE, podendo variar mediante data do pedido de compra. Ja ha alguma

marca que gosta de trabalhar?

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2020 11:15

Para: TUDO <compras@shopchip.com.br>

Assunto: Fwd: RES: SOLICITACEO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Bom dia Fernando!

Pode me informar a marca do sabonete/galdo cotado?

obrigada,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadasiro de Material
Departomento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 p =

CNPJ: 21.572.243/0001-74 Ggea e videa

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
Data:Mon, 15 Jun 2020 18:28:31 -0300
De:compras@shopchip.com.br
Para:'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 15:37

Para: compras@shopchip.com.br
Assunto: Re: SOLICITA(;AO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Boa tarde Fernando!
Sim, serd compra direta por dispensa de licitacdo.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material

Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A

{32) 3692-9331 ~ e
CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua é vida

Em 15/06/2020 15:19, compras@shopchip.com.br escreveu:

Boa tarde Natalina! E para compra direta? Assim consigo fazer preco bem diferenciado!

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de junho de 2020 14:37

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Boa tarde!

Solicito orcamento para o item no anexo para compra por dispensa de licitagdo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno em até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadasiro de Material '

Departomentio de Compras e Estoque {DECE) ‘ ESA M A

{32} 3692-9331 ‘ - - .
CNPI: 21.572.243/0001-74 dgue é vida
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for a cleaner, healt
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2¥¢ Santher
Juiz de Fora, 15 de junho de 2020.

COMPANINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
A/C Natalina

Conforme solicitado segue abaixo proposta para aquisicdo de produtos dos produtos para
referente ao ORCAMENTO - RC 74659

PROPOSTA
Descrigdo Marca Quant Z';ﬁfo Total

Alcool gelatinoso antisséptico com acéo Unior 100 7400 | 740000
bacteriana galao 5L : ’
Alcool gelatinoso antisséptico com agao :

bacteriana frasco 440g com Pump Tpi 80 IFEB0R 164,00
Alcool liquido 70% Tupi 320 6,80 | 2176,00
Sabon.ete llgwdo a~nt|sseptlco Mersotech 36 42,00 | 151200
bacteriostatico galdo 5L

Recipiente plastico tipo borrifador 300 a N. possuo

500ml

Recipiente plastico tipo borrifador 30 a N. possuo

50ml

12272,00

Condigdes Comerciais: Pagamento: 28 dias

Frete: CIF - pago
Validade: 15 dias

Entrega: 2 dias uteis ap6s a confirmagéo do pedido
A disposicao para esclarecimentos,

Guilherme Rezende Bilheri

Representante Técnico

(32) 3211-4932

1 www.mpires.com.br

Av. Américo Vesplcio, 1525/1535 - Nova Esperanca
Belo Horizonte - MG - 31230-250

Tel.: (31) 3412-4040 - Fax: (31) 3412-4080
E-mail: mpires@mpires.com.br



ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS AN...

ldel

Assunto: ENC: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

De: Juliana Austrea <julianaaustrea@mpires.com.br>

Data: 15/06/2020 15:20
Para: "natalina@cesama.com.br" <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina!
Conforme solicitado segue em anexo cotagdo.
Atenciosamente,

Juliana Machado
(32) 3211-4932

41

De: Jose Luiz <joseluiz@ mpires.com.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de junho de 2020 14:44

Para: Juliana Austrea <julianaaustrea@mpires.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

p.SC

Jose Luiz Pedro

MPIRES assistente de vendas

A mpires.com.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: segunda-feira, 15 de junho de 2020 14:36
Assunto: SOLICITACKO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS

Boa tarde!

Solicito orgamento para o item no anexo para compra por dispensa de licitac3o.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condigbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancério.
Desde ja agradego e aguardo retorno em até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ESAMA
{32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dggua é vida

— Anexos:

RC 74659 - PRODUTOS ANTI SEPTICOS.PDF

8,9KB

MPIRES - ORCAMENTO CESAMA 15.06.pdf

288KB

17/06/2020 07:34



Re: SOLICITAGCAO DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANT...

ldel

Assunto: Re: SOLICITAC/S\O DE ORGAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS E RECIPIENTES
De: Waine Oliveira <vendas@tablas.com.br>

Data: 16/06/2020 09:47
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
CC: Vendas 2 Tablas <vendas2@tablas.com.br>

Bom dia!
Natalina,
Segue anexo orcamento solicitado, eu s6 ndo tenho o ultimo item pulverizador tipo bola,

qualquer duvida ou divergéncia de valores estou a disposicéo.

Temos tapete pediluvio para a assepsia dos pés.
Atenciosamente

Waine Oliveira
Aux Administiativa
of (32)32154409 -
- vendas@itablas combr

TABLAS

SOLUGOES EM HIGIENE E LIMPEZA

Em seg., 15 de jun. de 2020 as 15:35, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Boa tarde!

Solicito orgamento para o item no anexo para compra por dispensa de licitagdo.
Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
CondigBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde j& agradego e aguardo retorno em até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadasiro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ESA M A
(32) 3692-9331 2 4

CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

42

— Anexos:

COTACAO CESAMA.docx

65,1KB

24/06/2020 08:17



Saéagéweméég,dmee

Rua José Lourengo N°: 798 Bairro: S&o Pedro- Juiz de Fora - MG Cep: 36.036.230
INSC. EST. 3674706120005
e-mail: vendas@tablas.com.br Contato: (32) 3215-4409 Julio —(32) 99136-2140

CNPJ: 25.250.044|0001-09

Cliente: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA - 02346
Enderego: AV RIO BRANCO, 1843 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36.013-020
Telefone: 3232391228
Numero: 21.522 Data: 16/06/2020
Pgto: 28 dias V.: AEmpresa

Cédigo Produto Unid. Quantidade VendaRS$ Total RS
287-2 ALCOOL GEL 5L 70% ANTISSEPTICO GL 100,000 65,00 6.500,00
1588-7 ALCOOL GEL 70% Q-OTIMO 480GR UN 80,000 8,00 640,00
772-1 ALCOOL 70 O1L DESINFETANTE LT 320,000 6,95| 2.224,00
324-8 SABONETE LIQUIDO ASSEPTICO 5L GL 36,000 69,00 | 2.484,00
1435-0 PULVERIZADOR500ML TRANSPARENTE UN 150,000 9,50| 1.425,00

Validade do orgamento: 7 dias

Juiz de fora, 16 Junho 2020.

RS 13.273,00
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CESAMA

Juiz de Fora, 15 de Junho de 2020

44

ORCAMENTO

ITEM

QTT

ITEM

Valor UNIT.

TOTAL

100

ALCOOL GEL - HIGIENIZADOR DE MAOS
GEL HIGIENIZADOR DE MAOS. ALCOOL 70% INPM

COMPOSICAO: ALCOOL ETILICO, CARBOMER, NEUTRALIZANTE,

DESNATURANTE E VEICULOS.
RDC ANVISA — 350/19032020
TEC RESP.CRQ-02412371

GALAO 5 LITROS

R$ 49,90

R$ 4.990,00

80

ALCOOL GEL - HIGIENIZADOR DE MAOS

GEL HIGIENIZADOR DE MAOS. ALCOOL 70% INPM
COMPOSIGAQ: ALCOOL ETILICO, CARBOMER, NEUTRALIZANTE,
DESNATURANTE E VEICULOS.

RDC ANVISA - 350/19032020
TEC RESP.CRQ-02412371

FRASCO 430 GRAMAS

R$ 12,00

R$ 960,00

150

PULVERIZADOR

EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
MODELO GIRAFA.

CAPACIDADE 500 ML.

NA COR BRANCA

R$ 8,00

R$ 1.200,00

TOTAL R$ 7.150,00

Prazo de Entrega

IMEDIATO

Entrega

FRETE CIF JUIZ DE FORA

Vencimento

BOLETO 30 DIAS




Re: SOLICITAGCAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANT... 45

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74659 - PRODUTOS ANTI-SEPTICOS
De: Zé do Plastico <contato@zedoplastico.com.br>

Data: 15/06/2020 17:44
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina.
Estamos com oferta de Alcool em Gel.

Segue cotagdo com produtos que temos pronta entrega, borrifador Mini spray chega na préxima semana,
junto do Sabonete liquido Antisséptico.

Qualquer duvida, nos contacte.
Att

Diego Esteves

Em seg., 15 de jun. de 2020 as 14:36, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Boa tarde!

Solicito orgamento para o item no anexo para compra por dispensa de licitacdo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno em até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco ’

Supervisora de Compras e Cadasiro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ BAMA
{32} 3692-9331 '

CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua é vide

|
|
i
|
|
|
|

www.zedoplastico.com.br

—Anexos:

CESAMA 15062020.pdf 335KB

1de1 17/06/2020 07:33
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DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIREL! SETOR DE VENDAS

RUA PROFESSORA CORINA ERSE - POCO RICO - JUIZ DE FORA - MG
0.
Tel: 32 3214-2388 Fax: 32 3218-4076 ORCAMENTO N°:  067341PE

et CNPJ: 03726370000107 1.E.: 3670715210069 A/C:

VALIDADE DA PROPOSTA

CLIENTE
RAZAO SOCIAL/NOME CNPJICPF DATATHORA IMPRESSAO |
COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA 21572243000174 17/06/20 14:36
CESAMA
ENDEREGO BAIRRO/DISTRITO CEP
Av. Barao do Rio Branco-1843, 1843/ 10 andar Centro 36013020
[MURNTCTPTO FONETFAX OF INSCRIGAD ESTADUAL
JUIZ DE FORA 32 3692-9331 MG 3676987760099
[TIPO PAGAMENTO N"FATURAS FORMA DE PAGAMENTO
0 BOLETO 28 DIAS
DADOS DO PRODUTO
- | ALIQUOTAS
LOCALIZAGAO PRODUTO UNIT. QUANTIDADE| V. UNITARIO V. TOTAL
ICMS I IPI
005017 MASTER SEPTIC ALCOOL 70,0% 5L BAIXA GL 100,00 64,90 6.490,00| 18
VISCOSIDADE
G1- 5B-1 003831 SABONETE ANTI SEPTICO TRICLOSAN 0,5% GL 36,00 48,90 1.760,40| 18
PREMISSE 5L
G1-5C-1 004796 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% INPM TUPI FR 80,00 10,90 872,00( 18
PUMP 420g
G2-PR 8- 1 000828 PULVERIZADOR PLASTICO NOBRE 500mI PC 150,00 7,49 1.123,50| 18
[ TRANSPORTADORA FRETE POR CONTA V. TOTAL PRODUTOS
1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO 10.245,90
V. TOTALCTPT V. TOTAT GERAL
10.245,90
OBSERVAGOES

Prezado Cliente,

Para confirmar o pedido, favor datar e assinar este documento, enviando-o0 em seguida para o Fax: 32 3218-4076, ou através do e-mail ou .

Atenciosamente,

LAIZE - LICITACAO CESAMA

VENDEDOR CLIENTE
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Listagem de Pedidos 0001 /0001
17106/2020 15:11:02

Pedido N°........:  16.138 Pedido sem Valor Fiscal
Emisséo...........  15/06/2020 17:14 Previsdo Faturamento: 15/08/2020 00:00
Empresa........... - 1-FLAIRE ATACADISTA LTDA Status.......  RASCUNHO
CNPJ.....oooo 04.109.169/0001-35 Rota.....: JF - LESTE
CFO........ * 5102- - VENDA DE MERCADORIA NO ESTADO Parémetro: 1 - VENDA POR CARGA EMP-1
Cliente............ 314 . COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL Contato(s):
CNPJICPF........: 21.572.243/0001-74 Tipo de Venda:

Plano de Pagto.: 8- DEP. / TED - 30 DIAS (FLAIRE)
Representante...: 4 - LICITACAO- RENATA
Telemarketing...: 407 - RENATA
Enderego de entrega:
AVENIDA BARAO DE RIO BRANCO, 1843 10 ANDAR
CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - 36010010
Relagao de Itens do Pedido

Item de Estoque Embalagem  Quantidade T.P. Valor Unit. Desc. Valor IPI Valor IR V.Totai
7186 ALCOOL GEL ANTISSEPTICO LIMSEPT HAND GEL 70% 5L GL 100,00 PV 69,00 0,00 0,00 0,00 6900,00
12438 ALCOOL GEL TUPI 70° ANTIS HIDRATANTE 440GR UN 80,00 PV 8,90 0,00 0,00 0,00 712,00
10855 ALCOOL LIQUIDO TUP| HOSPITALAR 70° 1L UN 320,00 PV 6,45 0,00 0,00 0,00 2064,00
12033 PULVERIZADOR NOBRE 500ML UN 150,00 PV 4,90 0,00 0,00 0,00 735,00
1038 SAB.LIQ.PREMISSE 5L ANTISSEPTICO TRICLOSAN L 36,00 PV 42,45 0,00 0,00 0,00 1528,20
Total de Itens: 5 Valor Total dos ltens: 11.939,20
Total de Volumes: 686,00 Valor De;sconto(-): 0,00
Peso Bruto Total dos Itens: 1.019,46 Desconto do Plano Pagto(-): 0,00
Imposto Retido(+): 0,00

Valor de IPI(+): 0,00

Desconto Imposto Retido(-): 0,00

Valor Total Pedido: 11.939,20

RUAMERCEDES RODR
BARRETO, 155 - &/
PARQUE GUARANI - CE )
5’_ JUIZ DE FORA MG A




