Re: PLANILHA BOMBA DOSADORA 9

De: Aquabombas <aquabombas@agquabombas.com.br>
Para: 'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Natalina,

Boa tarde

Segue anexo proposta para fornecimento de bombas dosadoras.

Estamos cotando opcionalmente a bomba SEKO como alternativa. Apesar
que eu havia feito um pedido de esclarecimento sobre a pressdo da bomba,
estamos anexando também um boletim informativo onde foi feita a
corregdo da pressdo que as bombas atingem, com 10 bar de press3o.

Atenciosamente,

Alvimar Moreira

Vendas Técnicas

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES

31-3388.3838
. b

31-99906.8747

31-97525.1663

08/04/2020 07:23

Z dﬂgiglizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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Re: Fwd: ***SPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS

11

Assunto: Re: Fwd: ***SPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 06/04/2020 13:53

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina.
Pode aceitar no orgamento o item 1-A e o item 2.

Em 06/04/2020 12:18, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia Ronaldo!
Segue para a sua avaliagdo.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESAMA
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto: ***SPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS
Data: Mon, 6 Apr 2020 12:15:46 -0300
De: Aquabombas <aguabombas@aquabombas.com.br>
Para: 'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Natalina,

Boa tarde

Segue anexo proposta para fornecimento de bombas dosadoras.

Estamos cotando opcionalmente a bomba SEKO como alternativa. Apesar que eu havia
feito um pedido de esclarecimento sobre a pressdao da bomba, estamos anexando
também um boletim informativo onde foi feita a corre¢do da pressdo que as bombas
atingem, com 10 bar de pressdo.

07/04/202007:13

1 ggﬂal;!ado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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Re: Fwd: ***SPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS

13

Atenciosamente,

Alvimar Moreira

Vendas Técnicas

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31-3388.3838

31-99906.8747

31-97525.1663

07/04/2020 07:13
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UR Ana Paula Amantéa Moreira - ME
Q CNPJ 27.176.384/0001-54 | I.E 002.965.871.00-50
BAs email: aquabombas@agquabombas.com.br
FONE: 31-3388.3838 | 31-3033.5144 | 31-99906.8747
COMERCD E REPKESEN’TAQ&ES
Belo Horizonte, 06 de ABRIL de 2020.
Referéncia: Nossa Proposta 163/20
AO
CESAMA

A/C Natalina Borges | natalina@cesama.com.br

032-3692.9331

REF. PROPOSTA FORNECIMENTO DE BOMBA

Prezado (a)

Vimos apresentar nossa proposta para fornecimento do material / servigo conforme abaixo:

Item | Quant | Descrigéio Unit. Total

01-A | 12 BOMBA DOSADORA PROMINENT 7.208,00 | 86.496,00
MODELO VARIO VMAC10016PVT070S00 — COMPLETA,
CONFORME SOLICITACAO

01-B | 12 BOMBA DOSADORA SEKO 5.241,00 | 62.892,00
MODELO  MSIA094A31A4TBR -  COMPLETA,
CONFORME SOLICITACAO

02 10 DIAFRAGMA PARA BOMBA PROMINENT VARIO 329,00 | 3.290,00
VAMCI10016PVT070S00

CONDICOES COMERCIAIS PARA FORNECIMENTO:

e Impostos:

Todos inclusos aos precos - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL;

Transporte: CIF ENTREGUE CONFORME AUTORIZACAO
Prazo de entrega: ATE 15 DIAS, SALVO VENDA PREVIA
Condi¢des de pagamento: 30 DIAS;

Garantia:
Validade da proposta: Esta oferta ¢ valida pelo prazo de 15 dias;

12 MESES, CONTRA COMPROVADOS DEFEITOS DE FABRICACAO;

15

Muito atenciosamente,

IE? 17.{,\ , o
Alvimar Moreira kb 384{000 1 *54 !

Vendas Técnicas ANA PAULA AMANTEA MORE'RA 1E

(31) 99906.8747 | (31) 3388-3838 Praga Atataia, 161
alvimar@aquabombas.com.br

Camargos - CEP J0525.400
|_8ELO HORIZONTE - MG_|

Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira

PRACA ATALAIA, 161 | CEP 30525-400 B. CAMARGOS BH - MG
www.aquabombas.com.br
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*EXSPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS 17

Assunto: ***SPAM*** PROPOSTA BOMBAS DOSADORAS
De: "Aquabombas" <aquabombas@aquabombas.com.br>
Data: 06/04/2020 12:15

Para: "'Natalina - CESAMA"" <natalina@cesama.com.br>

Natalina,
Boa tarde
Segue anexo proposta para fornecimento de bombas dosadoras.

Estamos cotando opcionalmente a bomba SEKO como alternativa. Apesar que eu havia feito um pedido de
esclarecimento sobre a pressdo da bomba, estamos anexando também um boletim informativo onde foi
feita a correcdo da pressdo que as bombas atingem, com 10 bar de pressio.

Atenciosamente,

Alvimar Moreira

Vendas Técnicas

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31-3388.3838

31-99906.8747

31-97525.1663

~— Anexos:
Technical Data_Spring_MS1_rev 0.5.pdf 1,6MB
PROPOSTA 163-20 CESAMA.pdf 172KB

1 Qfelpaco em 13/04/2020 - Jiliane Nogueira 06/04/2020 12:17
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Fwd: Fwd: Fw: ENC: Cotagdo - CESAMA BR-8420102277 CE... 19

Assunto: Fwd: Fwd: Fw: ENC: Cotagdo - CESAMA BR-8420102277 CESAMA 12.03.2020 V
De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Data: 16/03/2020 11:29

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Fw: ENC: Cotagdo - CESAMA BR-8420102277 CESAMA 12.03.2020 V
Data:Mon, 16 Mar 2020 10:45:32 -0300
De:Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>
Para:natalina@cesama.com.br <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina.

Segue em anexo o or¢amento da req 72289 .

No or¢camento o valor da bomba dosadora completa é 3381,44 +487,97 = 3869,41
O valor do diafragma é 851,77.

Duvidas, me ligue.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fw: ENC: Cotacdo - CESAMA BR-8420102277 CESAMA 12.03.2020 V
Data:Mon, 16 Mar 2020 13:24:11 +0000 (UTC)
De:ronaldo guimaraes <ronaldojfa@yahoo.com.br>
Para:ronaldo guimaraes <rgreis@cesama.com.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: Souza, André <souza.andre@prominent.com>

Para: ronaldojfa@yahoo.com.br <ronaldojfa@yahoo.com.br>

Enviado: segunda-feira, 16 de marco de 2020 09:57:49 BRT

Assunto: ENC: Cotagao - CESAMA BR-8420102277 CESAMA 12.03.2020 VV

Bom dia

16/03/2020 11:38

- Ogiga'alizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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Fwd: Fwd: Fw: ENC: Cotagdo - CESAMA BR-8420102277 CE... 21

Segue cotagdo conforme solicitado

Qualquer divida estamos 3 disposi¢do

Atenciosamente / Best Regards

Nivia Silva
Support Sales

ProMinent Brasil Ltda.

Rua Alfredo Dumont Villares, 115
Tabodo - Sdo Bernardo do Campo / SP
CEP:09672-070, Brasil

www.prominent.com.br

E-mail: silva.nivia@prominent.com

Newsletter: www.prominent.com.br/newsletter

Phone: +55 11 4176 0722 — Ext.: 245

Ogiéializado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira 1 6)’0 3;20 20 1 1 . 3 8
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Fwd: Fwd: Fw: ENC: Cotagao - CESAMA BR-8420102277 CE...

23

Esta mensagem contém informacdo confidencial ou privilegiada. Se vocé ndo é o destinatério deste (ou recebeu esta
mensagem erroneamente), por favor notifique o remetente imediatamente e apague esta mensagem. Qualquer cdpia,
distribuicdo ou divulgacdo ndo autorizada desta mensagem é estritamente proibida.

This eMail contains confidential and/or privileged inform

vof4

this eMail in error), please notify the sender immediately and delete this eMail. Any unauthorized copying, disclosure or
distribution of the eMail's content is strictly forbidden.

Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

— pmbr_84ef606f-64dc-4ab7-934c-402f0a83294b.png

16/03/2020 11:38

Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira



Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira

24



Fwd: Fwd: Fw: ENC: Cotacdo - CESAMA BR-8420102277 CE... o5

— Anexos:
Bomba VarioC CESAMA. pdf 147KB
BR-8420102277 CESAMA 12.03.2020 V.pdf 26,8KB
pmbr_84ef606f-64dc-4ab7-934c-402f0a83294b.png 110KB

L 0gigﬂ‘alizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira 1 6/03/2 U 2 0 1 1 :38
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Proposta Técnica e Comercial

ProMinent

Nossa Proposta BR-8420102277
Sua referéncia
Data 12.03.2020
Numero de cliente 5959467
CNPJ 21572243000174
Pessoa de contato com. NIVIA SILVA
Telefone

COMPANHIA DE SANEAMENTO E-Mail silva.nivia@prominent.com

MUNICIPAL - CESAMA

10° ANDAR

AV BARAO DO RIO BRANCO 1843

CENTRO

JUIZ DEFORA - MG

36013-020

O valor do ICMS estara sujeito a alteragdao em sua aliquota, conforme a Resolugéao Senado Federal
N° 13 de 2.012 que passou a vigorar desde 01/10/2013. No caso de alteragédo das aliquotas dos
impostos determinadas pela legislagdo, as mesmas serdo repassadas ao cliente.

Caso exista interesse, a ProMinent Brasil podera disponibilizar sua equipe de P6s Vendas para realizar o
start-up dos equipamentos comprados conforme politica abaixo:

O valor do start-up compreende as diarias técnicas, translado do técnico, hospedagem e alimentacéo.

Os servigos inclusos no start-up sdo: comissionamento, parametrizagé&o e acompanhamento do
funcionamento do equipamento, treinamento tedrico e pratico.

Envie sua solicitagdo de orgamento de start-up para lopes.alessandra@prominent.com mencionando o
numero do pedido. O agendamento para a realizag&o de visita técnica tem que ser solicitado no minimo
com 15 dias de antecedéncia.

Notas sobre condigdes comerciais

Transportadora: ROTA SEGURA TRANSPORTES LTDA Prego+impostos BRL 51.543,64
Condigéo de envio:  CIF - Custos, seguro e frete Preco total + IPl  BRL 51.799.17
Condicao de pagto.: 28 dias Valor total NF BRL 51.799,17

Valid.da proposta: 11.04.2020

Termos e condi¢bes de entrega gerais no anexo.

Acesse nosso site e conheca nossa linha de produtos:
www.prominent.com.br

Pagina 1 de 4

www.prominent.com.br

ProMinent Brasil - SP

R. Alfredo Dumont Villares, 115.
Tabo&o - CEP 09672-070 - SBC - SP
CNPJ 38.875.381/0001-25

|E 635.205.573.110

Tel: 11 4176-0722/ Fax: 11 4363-2292
prominent-br@prominent. com

Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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RES: RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME 29

Assunto: RES: RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME

De: <osmar@emecbrasil.com.br>

Data: 19/03/2020 17:51

Para: <dlopes@cesama.com.br>

CC: "'Emec™ <emecbrasil@emecbrasil.com.br>, "'Iracema™ <iracema@emecbrasil.com.br>

Prezado Donilson
Segue em anexo nossa Proposta Técnica/Comercial n° OM 023452/20, referente

aos itens especificados abaixo
MARCA: EMEC
Qualquer duvida estamos ao seu inteiro dispor.

Atenciosamente,

Osmar Pietrosante
?mﬁg ?f/" SALES TEAM

C +55 11 97653-6689

Rua Wadia Jafet Assad, 179 — Bairro dos Casas
Sé&o Bernardo do Campo — SP - Brasil

T +55 11 4356 1130

www.emecbrasil.com.br | osmar@emecbrasil.com.br

006

\
1 Antes de imprimir panse na sua respansabilidade
€ Compromissa com o MEIO AMBIENTE!

De: jaqueline@emecbrasil.com.br <jaqueline@emecbrasil.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 18 de margo de 2020 06:17

Para: 'lracema - EMEC BRASIL' <iracema@emecbrasil.com.br>

Cc: 'Osmar Emec' <osmar@emecbrasil.com.br>

Assunto: ENC: RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME

ESTIMATIVA,

Att,
emecC .~ JAQUELINE MOURA VIEIRA
SIMPLE AS WATER '/ SALES TEAM
Rua Wadia Jafet Assad, 179 — Bairro dos
Casa
Séo Bernardo do Campo — SP — Brasil
T +11 4356 1130 | www.emecbrasil.com.br
Veja nosso novo catalogo:

20/03/2020 08:17

1 ﬂ@;’\‘a&ado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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31
EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA

einec - CNPJ: 04.196.290/0001-41 INSCR. ESTADUAL: 635.448.740.111
S A WA f” RUA WADIA JAFET ASSAD. 179 - BAIRRO: DOS CASA
CEP: 09850090 SAO BERNARDO DO CAMPO SP
FONE: 11 4356-1130 FAX: 11 49425852
Orcamento de Venda: OM023452/20 Validade: 18/04/2020
Cliente : CIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Data Orc: 19/03/202¢C
Contato : DONILSON LOPES DA ROSA Referéncia:
Fone 1 (32) 3692-9333 E-mail : dlopes@cesama.com.br

Prezado(a) Sr(a): DONILSON LOPES DA ROSA,

Agradecemos envio de sua consulta e encaminhamos para sua apreciagdo, nossa proposta técnica-comercial.
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

OSMAR

DPTO. TECNICO COMERCIAL
FONE: (11)97653-6689

E-MAIL: osmar@emecbrasil.com.br

Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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ENC: RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME 33

Assunto: ENC: RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME

De: "Jose Augusto - Dositec" <jose.augusto@dositec.com.br>
Data: 18/03/2020 11:50

Para: <dlopes@cesama.com.br>

Prezados Senhores:

Segue anexo proposta, estamos enviando no vosso papel bem como catalogo.

Att.

Eng? José Augusto Pires
DOSITEC-019-3403.1414

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME
Data:Mon, 16 Mar 2020 14:05:54 -0300
De:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde!

Solicito especial atengdo no orgamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotacao via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias dteis.
***FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias ap6s entrega do material em nosso almoxarifado.
FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA
PAGAMENTOS

CNPJ - 21.572.243/0001-74

Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrénica,
Desde ja agradeco e aguardo retorno.
Atenciosamente:

Donilson Lopes da Rosa

Assistente Administrativo '
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘

(32) 3692-9333 dgua é videa

— Anexos:
ESPECIFICACOES RC 72289 - BOMBA DOSADORA - DEME.rtf 63,0KB
CCF_000020.pdf 314KB
lamina DDM copy.pdf 864KB

18/03/2020 11:48
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DTEC - BOMBAS DOSADORA E FUNDICAO EIRELI
RUA GENERAL CAMISAO, 414 - CEP: 13.424-694

: - ® Bairro: JARDIM CALIFORNIA - PIRACICABA/SP

DTEC CNPJ: 10.257.078/0001-40 - I.E.: 535.446.046.110
Telefone: (19) 3403-1414
dtec.nfef@dositec.com.br

*%%* ORCAMENTO *%**

Ne® do Orgamento.: 20/000054 Data: 18/03/2020

clLiente....vev..: CESAMA

BEACerego..,. sov.e.t

Ba B0 s 55 il CEP. :

cidade..........: Juiz de Fora / MG

Contato.........: SR. DONILSON - 032-3692,9333

Re feréncia......: RC 72289 - DEME

vValidade.. ... : 20 DIAS

prazo de entrega: 25 DIAS

vendedor........: JOSE AUGUSTO PIRES (1244)

Cond.Pagamento..: 30 DDL - Frete: CIF

Ttem Material Descricgdo Unidade Quantidade P.Unitario P.Total
1 9511 BOMBA DOSAD DDM-1 180 PPM TEFLON PC 12,000 3.225,0000 38.700,00

- Bomba dosadora de diafragma mecinico

- Quantidade de cabecas: uma

- Material: TEFLON com diafragma em teflon

- Caixa de redugdo: Ferro fundide em banho de élea

= Pulsos por minuto: 180

- Conexdes: didmetro 1/2 Pol. Rosca BSP-F

— Vazdo maxima: 95 L/H, Pressdo Max: 10 Kg/cm2.

- Com motor 0,25 HP, 2P, 220/380V, 3F, 60 HZ, TFVE

DDM1D29

NCM: B4135090 %$ICMS: 0,00 %Red.BC: 0,00 IPI: 0,00 (%0,00) ICMS-ST: 0,00

Total bruto..: 38.700,00
Total IPI....: 0,00
Total ICMS-ST: 0,00
Total .. ussns 38.700,00

Digitalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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*+%GPA M*** ORGAMENTO 20,/000054 41

Assunto: ***SPAM*** ORCAMENTO 20/000054
De: Leda - Dositec Bombas <atendimento@dositec.com.br>

Data: 25/03/2020 08:30
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia! Natalina 25/03/20

Conforme sua solicitagdo segue nossa proposta para analise
Aguardo retorno

Sds.

Leda Packer

AAPIRES SERVICOS ADMINISTRATIVOS

(Servico autorizado por: DOSITEC, DVTEC e DTEC)
Departamento de vendas

Tel: (19) 3403-1414

atendimento@dositec.com.br

www.dositec.com.br

— Anexos:

cesama 20 000054.PDF 126KB

25/03/2020 08:37
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Nossa Proposta

Proposta Técnica e Comercial

BR-8420102277

ProMinent®

Data 12/03/2020
Contato: Sr. Ronaldo
Tel.: (32)984205469 / (32)988018277
E-mail: rgreis@cesama.com.br]
: ; : : Prego unitario Prego total
Pos. Quantid. UM Material |Descrigéo do item BRL BRL
000010 12 UN 1072211  VAMC10016PVTO70S00 3.381,44 40.577,32
ICMS [%] 18,00
NCM 8413.50.90
Identcode VAMC10016PVTO70S00
Linha de productos Vario C bom.dos.a demem.Vario C
Tipo da bomba Enganage 38:1,10p,16l/h
Material da cabega mal.cabeca:pVDF
Material dos vedantes com juntaspTFE
execucgdo de cabega de dosagem semmol nasValv.s
Conecgdes hidraulicas Porca capa e bico padrao PVDF
Execugéo com PM-Lago
Ligagao Eléctrica (motor) motor:3ph,230V/400V,50/60Hz
Sensor de curso sem sensor do curs de imp.
ajuste auto.comprimento curso ajman do curs de imp.
Aprovagao aprovagao.CE
capacidade da bomba (gph) 42151 GPH
contrapressao (psi) 145 PSI
voltagem 230/400V
freqiiéncia 50/60Hz
energia elétrica 0.07TKW
sistema de protecao IP55
capacidade da bomba (Ifh) 16,0/19,2 L/IH
contrapressdo (bar) 10 BAR
000020 6 UN 1003641 KIT REPOSICAO VAM - 042 PVT 851,77 5.110,65
ICMS [%] 18,00
IP1 [%] 5,00
NCM 8413.91.90
000030 12 UN 1029471 VALVULA DE PE DN10 3/4 PVT 487,97 5.855,67
ICMS [%] 18,00
NCM 8481.30.00
Prego+impostos 51.543,64
Prego total com IPI 51.799,17
Valor total NF 51.799,17

Esperamos que a proposta corresponda as suas expectativas. Estamos disponiveis para resolver qualquer
duvida.

proMinent Brasil - SP

R. Alfredo Dumont Villares, 115,
Tabodo - CEP 09672-070 - SBC - SP
©NP.J 38.875.381/0001-25

|E 635.205.573.110

Tel: 11 4176-0722 / Fax: 11 4363-2292
prominent-br@prominent. com
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Condigoes Comerciais

CONFIRMAGAO DO PEDIDO:

> ara pedidos de vendas: ligue para (11) 4176-0722 ou envie um e-mail para prominent-br@prominent.com

P ara pedidos de pos-vendas: e-mail: lopes.alessandra@prominent.com

FRua: Alfredo Dumont Villares, 115 Tabodo - CEP 09672-070 - S8o Bernardo do Campo - SP - CNPJ:38.875.381.0001-25 - |.E:
635.205.573.110.

P RAZO DE ENTREGA: E CONSIDERADO APOS A ANALISE DE CREDITO.
Em caso de atraso na entrega da mercadoria por conta de problemas alfandegarios, desde que devidamente comprovados, o
fornecedorfica isento de qualquer penalidade, conforme dispde o artigo 393 cédigo civil (Caso fortuito ou forga maior).

P RAZO PARA PAGAMENTOS: Conforme proposta ou a vista para valores iguais a R$ 700,00 (valor total do pedido s/ IPI).
C OBRANGA BANCARIA: Debito em conta: ProMinent Brasil Ltda. Banco do Brasil AG:3357-X CC: 2910-6.

NAO CONTRIBUINTES DO ICMS: sera cobrado o diferencial de aliquotas,com base na aliquota interna do destinatario e na aliquota
interestadual.

G ARANTIA: A garantia dos equipamentos ProMinent contra defeitos de fabricagdo, sdo de 12 (doze) meses, para os equipamentos
em geral, com excegéo dos sensores e diafragmas. Esta garantia comega através da data de emiss&o da nota fiscal. A garantia &
dada com o envio do equipamento em uma de nossas oficinas. Havendo indicios de mau uso, queda, operagéo inadequada,
instalacdo inadequada ou avarias fisicas de qualquer espécie o cliente perde a garantia.

jmportante lembrar que o frete ndo é coberto pela garantia.

SOLICITACOES DE POS-VENDAS: Cobertura em todo territério nacional pelo E-Mail: lopes.alessandra@prominent.com ou telefone:
1) 4176-0722. Os custos apresentados nos orgamentos de reparos referem-se a equipamentos enviados para servico em uma de
nossas oficinas. O Cliente pode optar pela realizagdo da manutengao / assisténcia técnica em suas dependéncias desde que autorize
previamente a cobranca da(s) didria(s) técnica(s) e dos custos de translado ( transporte, hospedagem e alimentagao) do técnico.
Procure a assisténcia técnica ProMinent mais préxima de vocé.

CANCELAMENTO DE PEDIDO: Para cancelamento de pedidos sera aplicada uma multa de 20% (vinte por cento) do valor total do
pedido.

ProMinent® .

(@)

www.prominent.com.br
proMinent Brasil - SP
R. Alfredo Dumont Villares, 115.
Tabodo - CEP 09672-070 - SBC -

sP
CNPJ 38.875.381/0001-25
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47
***SPAMI*** Re: Fwd: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 72806...

Assunto: ***SpAM*** Re: Fwd: SOLICITACAO DE ORCGAMENTO - RC

72806 - MATERIAL DE LIMPEZA
De: "AQUA BOMBAS COM. E REP." <aquab0mbas@aquabombas.com.br>

Data: 02/04/2020 12:40
Para: ANA PAULA <anapaula@aquabombas.com.br>,

natalina@cesama.com. br

Natalina,

Boa tarde

Conforme conversamos, gostaria de saber se podemos ofertar bomba com pressdo de 08 bar.
Seria MS1A094A do catalogo em anexo.

Caso ndo seja possivel, poderiamos ofertar bomba MOTOR COM PISTAQ? Seria a PS1D017cC.
De toda forma iremos cotar as PROMINENT,

Atenciosamente,
ALVIMAR MOREIRA
31-99906.8747

Ana Paula / Alvimar

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31-33883838

Em 02/04/2020 12:13, ANA PAULA escreveuy:

Atenciosamente,
Ana Paula Amantéa

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACGES

21-98888./889
31-3033.5144
31-3388.3838

________ Mensagem original =-------

Assunto::SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 72806 - MATERIAL DE

LIMPEZA
Data:02/04/2020 12:07
De:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Para::destinatarios—nao—reve!ados: :

| e Rigilalizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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*s*SpAM *** Re: fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 72806... 49

Boa tarde!

Solicito orgamento para os itens no anexo:
Favorinformar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancario.
Desde j& agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ Eg A MA
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

— Anexos:

NF_FD_Seko_Spring.pdf 646KB

03/04/2020 0724
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Re: Fwd = ***SPAM*** Re; Fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - ..

Assunto: Re: Fwd: ¥*ESPAM*** Re: Fud: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - R 72806 -

MMATERIAL DE LIMPEZA

Data: 03/04/2020 08:53
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina,

A bombainformada pelo fornecedor(PSDOl7C) nado atende nossa demanda.

N 3o serd aceita.

Erm 03/04/2020 07:27, Natalina - CESAMA escrevey:

| Bom dia Ronaldo!
Segue para a sua avaliagdo.

Atenciosamente,
~ Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material

Departomento de Compras e Estoque (DECE) I CESAMA
(32) 3692-933) -

CNPJ; 2].572.243!0001-?4

-------- Mensagem encaminhada -------.

aGgua é videg

Assunto: *EXSPAM *# * Re: Fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 72806 - MATERIAL

DE LIMPEZA
Data: Thy, 02 Apr 2020 12:40:23 -0300
De: AQu : - SdqUabombas@a uabombas.com.br>
<anapaula@aqu

Natalina,

Boa tarde

08 bar. Seria MS1A094A do catdlogo em anexo.

PS1DO17C.

3
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Re: Fwd = ***SPAM*** Re: Fwd: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - ...

i De toda forma iremos cotar as PROMINENT.

Atenciosamente,
ALVIMAR MOREIRA
31-99906.8747

Ana Paula / Alvimar

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES
31-33883838

Em 02/04/2020 12:13, ANA PAULA escreveu:

Atenciosamente,

Ana Paula Amantéa

AQUA BOMBAS COMERCIO E REPRESENTACOES
21-98888.7889

31-3033.5144

31-3388.3838

53

Assunto:: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 72806 - MATERIAL DE LIMPEZA
Data: 02/04/2020 12:07
De:  Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Para:: destinatarios-nao-revelados: ;

Boa tarde!

Solicito orgamento para os itens no anexo:

4 " "
* dls;gélizado em 13/04/2020 - Juliane Nogueira
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