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Re: TR para reparo de balança
De FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>
Para Henrique da Silva Pizzo <hpizzo@cesama.com.br>
Data 2020-06-22 11:20

Bom dia Henrique,

Se o objeto for manutenção de equipamento (s), já houve contratação ao longo do atual exercício financeiro -
Dispensa 02/2020 (R$ 16.915,00), além de OCs de menores valores para manutenção de equipamentos do
laboratório central da CESAMA (R$ 1.643,00 total), mas se pudermos considerar especificamente o objeto
como manutenção de balança de precisão, para este ainda não ocorreu nenhuma contratação.

Atenciosamente,

Em 22/06/2020 11:11, Henrique da Silva Pizzo escreveu:
Bom dia, Fabiana!
Como vai? Estamos preparando um TR, modalidade dispensa de licitação, para reparo de
balança de precisão integrante da bancada gravimétrica de aferição de hidrômetros. Para
integrar a documentação necessária, solicitamos informar se houve algum movimento com o
mesmo objeto no exercício 2020.
Muito obrigado,
Henrique.
-- 
Eng.° Henrique da Silva Pizzo
Departamento de Medição e Cadastro Técnico - DEMC
Cia. de Saneamento Municipal de Juiz de Fora - CESAMA
(32) 3692-9436
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Assunto: Fwd: Fwd: Re: Balança
De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>
Data: 16/07/2020 11:32
Para: jnogueira@cesama.com.br, rmelo@cesama.com.br

   Cara Juliane, bom dia !

   E-mail encaminhado para conhecimento da autorização DRDE para o TR com somente um
orçamento. Certo de vossa compreensão , obrigado!

Klessius - 9438

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Re: Balança

Data:Thu, 09 Jul 2020 12:39:35 -0300
De:lfaria@cesama.com.br

Para:demc@cesama.com.br, hpizzo@cesama.com.br

Com a autorização do DRDE.

-------- Mensagem original --------
Assunto: Re: Balança
Data: 2020-07-09 12:10
De: Marcelo Amaral <mamaral@cesama.com.br>
Para: lfaria@cesama.com.br

Autorizo o pagamento do reparo no valor de R$1.050,00 mesmo tendo apenas
um orçamento
On 09/07/2020 12:04, lfaria@cesama.com.br wrote:

Marcelo,

Como é do seu conhecimento, após avaliações de oficinas
especializadas em Juiz de Fora, a balança componente da bancada de
aferição de hidrômetros, foi encaminhada para reparo na
assistência técnica autorizada do fabricante, Toledo do Brasil, no
Rio de Janeiro. O valor do reparo é de R$1.050,00.
O único orçamento similar obƟdo junto ao DECE, do Banco de Preços,
é de um lote de 05 balanças do Ministério da Agricultura, no valor
de R$3.200,00, em anexo.
À sua consideração.
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Luís Eduardo do Amaral Faria
GETE - CESAMA

--

Fwd: Fwd: Re: Balança  

2 of 2 16/07/2020 13:08

16


