
Assunto: Fwd: RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>
Data: 04/08/2020 16:41
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Data:Thu, 6 Feb 2020 16:32:43 -0200
De:Alesandra Ondeza <vendasdelivery1@graffite.com.br>

Para:'Donilson - CESAMA' <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde Donilson!

   Não tenho esses produtos em estoque.

AƩ.,

De: Donilson - CESAMA [mailto:dlopes@cesama.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020 13:16
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Boa tarde!

Solicito especial atenção no orçamento dos itens relacionados no anexo.
Favor enviar cotação via e-mail: dlopes@cesama.com.br  em até 03 dias úteis.
***FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO
Frete: CIF – JUIZ DE FORA/MG
Pagamento: FATURA - 30 dias após entrega do material em nosso almoxarifado.
FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTOS
CNPJ – 21.572.243/0001-74
Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrônica.
Desde já agradeço e aguardo retorno.
 Atenciosamente:

<<< e.t. por DISPENSA DE LICITAÇÃO >>>
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Assunto: Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>
Data: 04/08/2020 16:44
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Data:Tue, 7 Jul 2020 10:11:14 -0300
De:PAULO R. CAPONI <prcaponi@gmail.com>

Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Bom dia

Não trabalhamos com esse material.

SAÚDE A TODOS

att,

PAULO CAPONI

Commercial Manager

www.helligedobrasil.com.br

P R CAPONI - COMPANY 

www.helligedobrasil.com.br

Phone: 51-3737-2622 ou 99615-7979 (whatsApp)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LOVIBOND - ÁGUA EBC (BEBIDAS) 
e CORES

SKYPE: P R Caponi       

hellige@hellige.com.br prcaponi@gmail.com

Em ter., 7 de jul. de 2020 às 09:47, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu:
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Bom dia!

Solicito especial atenção no orçamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotação via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias úteis.

***FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF – JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias após entrega do material em nosso almoxarifado.

FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA
PAGAMENTOS

CNPJ – 21.572.243/0001-74

Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrônica.

Desde já agradeço e aguardo retorno.

 Atenciosamente:

<<< e.t. por DISPENSA DE LICITAÇÃO >>>

Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE  
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Assunto: Fwd: RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>
Data: 04/08/2020 16:42
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Data:Thu, 9 Jul 2020 15:56:37 -0300
De:venatnu@venatnu.com

Para:'Donilson - CESAMA' <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde Donilson!
Agradecemos a gen�l consulta, porem não temos pastas com esta caracterís�ca específica.

Fico a disposição para orçar outros modelos, caso venha a precisar. Visite: www.venatnu.com
Fazemos também a manutenção, desmontagem e montagem de sistemas de arquivos deslizantes.
Um abraço e um excelente final de semana!

De: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 8 de julho de 2020 10:41
Para: des�natarios-nao-revelados:
Assunto: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Bom dia!
Solicito especial atenção no orçamento dos itens relacionados no anexo.
Favor enviar cotação via e-mail: dlopes@cesama.com.br  em até 03 dias úteis.
***FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO
Frete: CIF – JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias após entrega do material em nosso almoxarifado.
FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCÁRIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTOS
CNPJ – 21.572.243/0001-74
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Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrônica.
Desde já agradeço e aguardo retorno.
 Atenciosamente:

<<< e.t. por DISPENSA DE LICITAÇÃO >>>

Anexos:

FOLDER DE MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 2020.pdf 211KB

FOLHETO 19.pdf 1,1MB

FORTNOC - MOBILIÁRIO PARA NOCs, CCOs, SALAS DE CONTROLE, SUPERVISÃO E
MONITORAMENTO.pdf

1,1MB
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Vendedor: ELAINE

Telefone: (11) 4130-4490

Rua:

Nº:

Cep:

Estado: 

CÓDIGO: QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO  

R$
VALOR TOTAL R$ 

100  R$                9,07  R$             907,00 

907,00R$                

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO / TODOS IMPOSTOS INCLUSOS:

ORÇAMENTO

FRETE:

E-mail:

Nome do Contato:

Telefone: 

FRETE FOB - CONTA DO CLIENTE / OU A NEGOCIAR 

CRÉDITO SUJEITO À APROVAÇÃO:

PRAZO DE ENTREGA 8 DIAS ÚTEIS.

08/05/2020

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

PRAZ. P/ DESPACHAR APROX:

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA 

FATURADO 28 DIAS

OBSERVÇÃO:

21.572.243/0001-74

PASTA DUPLA SANFONADA E REFORCADA NO FORMATO DE "W"

CNPJ:

(32) 3692-9331

Data de validade:

Data da cotação:

Nome do Cliente:

Natalina Borges 

05/05/2020

natalina@cesama.com.br
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Assunto: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>
Data: 04/08/2020 16:41
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO

Data:Thu, 7 May 2020 07:16:54 -0300
De:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Empresa:Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO

Data:Wed, 6 May 2020 17:48:35 -0300
De:DERH-Daniel Melo <dmelo@cesama.com.br>

Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
CC:DERH - CESAMA <derh@cesama.com.br>, Priscila Bastos <pbastos@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!

Sendo a pasta sanfonada consideravelmente mais resistente que a outra, optamos por manter o modelo atualmente uƟlizado, uma vez que sendo mais forte a vida uƟl
dela é muito maior.

AƩ.

Em 06/05/2020 08:29, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia!

Solicito informar se o item da imagem 01 atende ao solicitado. A imagem 02 é para o comparaƟvo.

No aguardo de seu retorno.
Atenciosamente,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO

Data:Tue, 5 May 2020 14:14:33 -0300
De:Elaine Silva <elaine.silva@gaveteiro.com.br>

Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde,

Natalina segue cotação.

Cotação foi feita em excel, por que não temos essa pasta cadastrada no nosso sistema.
Caso você venha fechar conosco, ai faremos o cadastro.

Veja se conseguimos fechar esse pedido, que eu vejo se consigo arcar com o frete.

Dúvidas fico a disposição.

Atenciosamente,

Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITAÇAǂ O DE ORÇAMENTO - RC ...  
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Elaine Silva 
Vendedora

Telefone: +55 (11) 4130-4490

E-mail: Elaine.silva@gaveteiro.com.br

Skype: elaine.silva.nei1@gmail.com

Linha de produtos                                          Gaveteiro

Em seg., 4 de mai. de 2020 às 10:59, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia Elaine!

Solicito informar se possui esse modelo de pasta suspensa.
"LOMBADA DUPLA SANFONADA E REFORCADA NO FORMATO DE "W", SUPORTES C/ GANCHOS DE METAL GALVANIZADO, COMPLETA COM VISOR
PLASTICO, PARAFUSO PLASTICO E ETIQUETA C/ PRENDEDOR DE DOCUMENTOS NA PARTE SUPERIOR. MODELO 1004L2/02-MT PASTA SUSPENSA
LATERAL GRAMATURA 500".
100 peças

Atenciosamente,

Em 07/04/2020 11:11, Elaine Silva escreveu:

Bom dia,

Natalina segue cotação.

Foto e descrição:
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Elaine Silva
Vendas

Telefone: +55 (11) 4130-4490 Ramal 9207
Email: Elaine.silva@gaveteiro.com.br
Skype: elaine.silva.nei1@gmail.com

Em ter., 7 de abr. de 2020 às 07:22, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia Elaine!

Nós precisamos de 100 peças da pasta.
Encaminha por favor se Ɵver a imagem.

Atenciosamente,

Em 06/04/2020 17:42, Elaine Silva escreveu:

Natalina, quantos pacote você quer da pasta suspensa?

Elaine Silva
Vendas

Telefone: +55 (11) 4130-4490 Ramal 9207

Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITAÇAǂ O DE ORÇAMENTO - RC ...  
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Email: Elaine.silva@gaveteiro.com.br
Skype: elaine.silva.nei1@gmail.com

Em seg., 6 de abr. de 2020 às 11:31, Recepção Gaveteiro <recepcao@gaveteiro.com.br> escreveu:
Bom dia, como vai? 

Será um prazer lhe ajudar! 

Sua cotação foi encaminhada para a consultora Elaine Silva (que nos lê em cópia), e pode sanar todas as suas dúvidas. 

Estou à disposição para mais informações se necessárias.
Atenciosamente,
Andressa.

Em seg., 6 de abr. de 2020 às 09:25, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia!

Solicito orçamento para os itens no anexo para compra por Dispensa de Licitação:

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno.

Atenciosamente,

--

--
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Assunto: Fwd: Pastas Suspensas
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>
Data: 04/08/2020 16:38
Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Pastas Suspensas

Data:Tue, 04 Feb 2020 08:32:39 -0300
De:contato@arquirio.com.br

Para:dlopes@cesama.com.br

Á
CESAMA

ATT.: SRº DONILSON LOPES DA ROSA

BOM DIA

SEGUE EM ANEXO, NOSSA PROPOSTA PARA O FORNECIMENTO DE PASTA SUSPENSA.

ATENCIOSAMENTE,

ELSON RANGEL

Anexos:

DOC.AR035.2020- CESAMA.doc 39,0KB

Fwd: Pastas Suspensas  
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TEL.: (21)2734-6947 / CEL.: (21)999383194 – (21)984489086 - contato@arquirio.com.br 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com 

você por onde você andar”. Josué 1:9 

COMERCIAL A R SILVA 
DOC.AR035/2020.                                                                                                                  RIO DE JANEIRO,  03 DE FEVEREIRO DE 2020.  
 
 
AO 
CESAMA – ÁGUA É VIDA 
 
 
 A/C.: SRº  DONILSON LOPES DA ROSA  
 
 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

01 100 PASTA SUSPENSA (LATERAL) EM CARTAO TIMBO - USO DERH, LOMBADA DUPLA SANFONADA E 

REFORCADA NO FORMATO DE "W, SUPORTES C/ GANCHOS DE METAL GALVANIZADO, COMPLETA COM  

VISOR PLASTICO, PARAFUSO PLASTICO E ETIQUETA C/ PRENDEDOR DE DOCUMENTOS NA PARTE 

SUPERIOR. MODELO 1004L2/02-MT PASTA SUSPENSA LATERAL, GRAMATURA 500, MARCA ARQUI-RIO. 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 35,80(TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS). 

O 100 OFERECEMOS, PASTA SUSPENSA (LATERAL) EM CARTAO HORLLE - USO DERH, LOMBADA DUPLA 

SANFONADA E REFORCADA NO FORMATO DE "W, SUPORTES C/ GANCHOS DE METAL GALVANIZADO, 

COMPLETA COM  VISOR PLASTICO, PARAFUSO PLASTICO E ETIQUETA C/ PRENDEDOR DE DOCUMENTOS 

NA PARTE SUPERIOR. MODELO 1004L2/02-MT PASTA SUSPENSA LATERAL, GRAMATURA 500, MARCA 

ARQUI-RIO. 

PREÇO UNITÁRIO: R$ 24,90(VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 

UICONDIÇÕES PARA ATENDIMENTO:  

PRAZO DE ENTREGA:                             ATÉ 30 DIAS. 
PRAZO DE PAGAMENTO:                       30 DIAS. 
VALIDADE DA PROPOSTA:                     15 DIAS. 
IMPOSTOS E FRETE:                               INCLUSOS NO PREÇO. 
              
OBSERVAÇÃO: FATURAMENTO PELA EMPRESA DESCRITA ABAIXO: 
 
COMERCIAL A R SILVA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 
CNPJ: 29.549.623/001-08 
INSC.EST.: 80.072.325 
ENDEREÇO: ESTRADA PREFEITO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, 249 – CENTRO – TANGUÁ – RJ-24890-000 
BANCO: BRADESCO 
AGÊNCIA: 6856 
CONTA CORRENTE: 1710-8 
 

NA EXPECTATIVA DE MERECERMOS SUA HONROSA PREFERÊNCIA, SUBSCREVEMO-NOS. 

 
 

ATENCIOSAMENTE, 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATO: ELSON RANGEL. 
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