DANIELA FRASSI EMBALAGENS-EIRELI

CNPJ: 15.511.938/0001-43 - INSC. EST:145.257.562.110 — C.C.M: 4.525.757-4
RUA BAIA DAS GARGAS, 96 — CEP: 03344-070 — VL. REGENTE FEIJO - SAO PAULO - SP

A

FONEFAX ( 11) 3019-0528 — E-MAIL.: sergio@demaembalagens.com.br

94

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAMA
AJ/C: Donilson Lopes da Rosa — DECE
Coleta de Precos: RC 71122 - DECE

SOLICITACAO DE ORCAMENTO N° 94/2020

60

PROPONENTE: DANIELA FRASSI EMBALAGENS - EIRELI

CNPJ: 15.511.938/0001-43

ENDERECO: RUA BAIA DAS GARCAS, 96 — VILA REGENTE FEIJO — CEP:03344-070 — SP

TELEFAX (11) 3019-0528

E-MAIL: SERGIO@DEMAEMBALAGENS.COM.BR

BANCO DO BRASIL S/A — AG:1548-2 CC: 3252-2 — SAO PAULO - SP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ( X) SIM () NAO

ITEM | QTDE | UN. DESCRICAO PREO PRECO
UNITARIO | TOTAL

01 1.000 UN.. ENVELOPE PLASTICO DE SEGURANCA (TIPO SEDEX) R$;1’99 R$;1_990700

REMETENTE E DESTINATARIO.

COMPRIMENTO: 36CM, LARGURA: 26CM (BOCA D O ENVELOPE)
COR INTERNA: TRETA, COR EXTERNA: BRANCA,
FECHAMENTO: LACRE ANTI-VIOLAGAO, QUALIDADE:
COEXTRUDADO, GRAMATURA: 14G.

ENVELOPE PERSONALIZADO IMPRESSO 2 (DUAS) CORES(*)

(*) LAYOUT DE IMPRESSAO FORNECIDO PELA CESAMA
MARCA: DEMA

CONDICOES PARA AQUISICAO DO PRODUTO;

MARCA: DEMA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

GARANTIA: 90 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA)) DIAS APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO,
PRECO FINAL - FRETE CIF JUIZ DE FORA-MG
COND. PAGTO : 30 DIAS. - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL SA
AGENCIA: 1192-4 — CC: 103252-6

SAO PAULDO, 20 de fevereiro de 2020

PP
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ANIELA FRASSI

DEPARTAMENTO DE LICITACOES
(11) 3019-0528
CONTATO: SERGIO CINACHI
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Assunto: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>

Data: 04/08/2020 16:41

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO
Data:Thu, 7 May 2020 07:16:54 -0300
De:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Empresa:Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO
Data:Wed, 6 May 2020 17:48:35 -0300
De:DERH-Daniel Melo <dmelo@cesama.com.br>
Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
CC:DERH - CESAMA <derh@cesama.com.br>, Priscila Bastos <pbastos@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!

Sendo a pasta sanfonada consideravelmente mais resistente que a outra, optamos por manter o modelo atualmente utilizado, uma vez que sendo mais forte a vida util
dela é muito maior.

Att.

Daniel de Melo Bitencourt
Supervisor de administracdo de pessoal e beneficios CE SqMA
Departamento de Recursos Humanes (DERH) ‘

(32) 3692-9153 dgua é vida

Em 06/05/2020 08:29, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia!
Solicito informar se o item da imagem 01 atende ao solicitado. A imagem 02 é para o comparativo.

No aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material '
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ CEMMA
(32) 3692-9331 = 5
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida
———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 71122 - PASTA SUSPENSA E ENVELOPE PLASTICO
Data:Tue, 5 May 2020 14:14:33 -0300
De:Elaine Silva <elaine.silva@gaveteiro.com.br>
Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde,
Natalina segue cotagdo.

Cotagdo foi feita em excel, por que ndo temos essa pasta cadastrada no nosso sistema.
Caso vocé venha fechar conosco, ai faremos o cadastro.

Veja se conseguimos fechar esse pedido, que eu vejo se consigo arcar com o frete.
Duvidas fico a disposigado.

Atenciosamente,

1 of 4 04/08/2020 17:27
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Elaine Silva
Vendedora
Telefone: +55 (11) 4130-4490

E-mail: Elaine.silva@gaveteiro.com.br

skype: elaine.silva.neil @gmail.com

Linha de produtos Gaveteiro

2]

Em seg., 4 de mai. de 2020 as 10:59, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia Elaine!

Solicito informar se possui esse modelo de pasta suspensa.

"LOMBADA DUPLA SANFONADA E REFORCADA NO FORMATO DE "W", SUPORTES C/ GANCHOS DE METAL GALVANIZADO, COMPLETA COM VISOR
PLASTICO, PARAFUSO PLASTICO E ETIQUETA C/ PRENDEDOR DE DOCUMENTOS NA PARTE SUPERIOR. MODELO 1004L2/02-MT PASTA SUSPENSA
LATERAL GRAMATURA 500".

100 pegas

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESAMA
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgllll' é vida

Em 07/04/2020 11:11, Elaine Silva escreveu:

Bom dia,

Natalina segue cotagdo.

Foto e descrigdo:

2 of 4 04/08/2020 17:27
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céd. Produto: 0010900073 Fabricante: Dac Cadd. Fabricante: 5091-50

= Especificagfes técnicas
% Embalagem

* Avaliagies

% Embalagem

* AvaliagBes

]

Elaine Silva
Vendas

Telefone: +55 (11) 4130-4490 Ramal 9207

Email: Elaine.silva@gaveteiro.com.br
Skype: elaine.silva.neil@gmail.com

Envelope Plastico Oficio 4 Furos Grosso pct C/50 5091-50 - DAC

0 envelope DAC confeccionado em material plastico é ideal para pastas catélogos auxiliando
na organizagdo de documentos em escritérios e recepgdes. Modelo possui 4 furo, espessura

grossa e tamanho para pasta catélogo oficio.

Pasta Suspensa Kraft Haste Arame e Ponteira Plastica Cx C/50 4x - Dello

Céd. Produte: 0011600231 Fabricante: Cello Cdd. Fabricante: 0004.X.0050.2

Mil perdes pela inconveniéncia! Estamos atualizando as descricdes dos produtos para

melhor atender nossos clientes.

= Especificacdes técnicas

Em ter., 7 de abr. de 2020 as 07:22, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia Elaine!

No6s precisamos de 100 pegas da pasta.
Encaminha por favor se tiver a imagem.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74

Em 06/04/2020 17:42, Elaine Silva escreveu:
Natalina, quantos pacote vocé quer da pasta suspensa?

Elaine Silva
Vendas

Telefone: +55 (11) 4130-4490 Ramal 9207

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA MA

agua é vida

63

2 Imprimir

2 Imprimir

04/08/2020 17:27



Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC ...

4 of 4

Email: Elaine.silva@gaveteiro.com.br
Skype: elaine.silva.neil@gmail.com

Em seg., 6 de abr. de 2020 as 11:31, Recepgdo Gaveteiro <recepcao@gaveteiro.com.br> escreveu:
Bom dia, como vai?

Sera um prazer |Ihe ajudar!

Estou a disposigdo para mais informagdes se necessarias.
Atenciosamente,
Andressa.

Em seg., 6 de abr. de 2020 as 09:25, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia!

Solicito orgamento para os itens no anexo para compra por Dispensa de Licitagdo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESAMA
(32) 3692-9331 - !

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

Sua cotagdo foi encaminhada para a consultora Elaine Silva (que nos |é em cdpia), e pode sanar todas as suas duvidas.
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LAYOUT DE APROVAGCAO Med. Int.: 26x36cm Quantidade: CORES: Pantones 362 Ce 653 C
Cliente: CESAMA CNPJ: APROVADOR POR:
D Designer: Paulo Jorge Jr Data: 17/02/2020
i L ok
Obs: Data:__ / /
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Obs: Cliente ciente de possivel variagdo de cor. | O cliché sé sera feito mediante o retorno de uma via deste documento aprovado.
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APROVADOR POR:

PAGINA 3/3

DATA: / /
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PEDIDO 503679

D Net Embalagens - 11.515.169/0001-09

68

HET EMBALAGENS  pUA BAEPENDI, 132 Tatuapé - S&o Paulo - SP CEP: 03.077-070
Fone: (11) 2548-0161 E-mail: atendimento@netembalagens.com.br Site: www.netembalagens.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: Lilian Tome DATA: 27/02/2020

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
CNPJ: 21.572.243/0001-74

TELEFONE: (32)32391228

ENDEREGO: RUA SANTA TEREZINHA

BAIRRO: SANTA TEREZINHA

CEP: 36.045-490

UF: MG

DADOS DO PEDIDO

NOME FANTASIA: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
INSC. ESTADUAL: 367698776.00-99

EMAIL: compras@cesama.com.br

NUMERO: 505

COMPLEMENTO:

CIDADE: JUIZ DE FORA

DESCRIGAO QTDE. UN. TAMANHO. NCM V. UNIT. V. TOTAL

1. ENV.LIS 26X36 - ENV PLASTICO DE SEGURANGA LISO (26X36) 1.000,0000 UN 39232110 R$ 1,0000 R$ 1.000,00
DADOS DE PAGAMENTO
TOTAL DE QUANTIDADES 1.000,00 NUMERO TOTAL DE ITENS 1 produto(s)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 1.000,00

Parcela Data Valor Pagamento 0BS

PARCELA 1 26/03/2020 R$ 1.000,00 Boleto 28 dias

OBSERVAGOES
Boleto 28 dias

Produto Personalizado
Cesama

EM / /
Data do aceite

Assinatura do Sacado

Este documento foi gerado pelo sistema de gestdo empresarial VHSYS - vhsys.com.br
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06/02/2020 Aos cuidados de DONILSON Proposta comercial 1398732

REEMBALAR (11) 2339-8792
Rua Maria Aparecida Cardia, 187 - Vila Friburgo - Sdo Paulo - SP -

CEP: 04781-065
“reembal AR vendas2@reembalar.com.br

REEMBALAR SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - EPP Vendedor: PRISCILLA FRAGA
CNPJ: 16.524.672/0001-36  |E: 145470656111

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA (32) 3239-1251 Validade da proposta
CNPJ: 21.572.243/0001-74  |E: 3676987760099 compras@cesama.com.br 5 DIAS
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843 - 9 10 11 ANDARES - Centro - Juiz De Fora - MG - CEP: 36013-020 Eﬁgf%?:; entrega

Apresento proposta comercial para fornecimento de produto

Descricdo da venda:

1- ENVELOPE DE SEGURANCA 260X360X30X0,14MM BRANCO COM IMPRESSAO - SEM BOLHA
Lote minimo: 15.000

Valor do milheiro: R$ 512,75

Valor total: R$ 7.691,25

Condicoes de pagamento:

Ne° Vencimento Valor (R$) Observacdes
10 05/03/2020 7.691,25 28 DDF - Sob avaliagdo de crédito
Total da proposta:
7.691,25
Observacoes:

Impostos incluidos no prego. Empresa optante pelo simples nacional. Frete: CIF - entregue na Grande Sdo Paulo ou frete FOB para outras
localidades por conta e risco do destinatério. Faturamento minimo R$ 600,00 sob avaliacdo de crédito.
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06/02/2020 Aos cuidados de DONILSON Proposta comercial 1398733

REEMBALAR (11) 2339-8792
Rua Maria Aparecida Cardia, 187 - Vila Friburgo - Sdo Paulo - SP -

CEP: 04781-065
“reembal AR vendas2@reembalar.com.br

REEMBALAR SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA - EPP Vendedor: PRISCILLA FRAGA

CNPJ: 16.524.672/0001-36 IE: 145470656111

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA (32) 3239-1251 Validade da proposta
CNPJ: 21.572.243/0001-74  |E: 3676987760099 compras@cesama.com.br 5 DIAS
Avenida Bardo do Rio Branco, 1843 - 9 10 11 ANDARES - Centro - Juiz De Fora - MG - CEP: 36013-020 Previsdo de entrega

EM 7 DIAS UTEIS

Apresento proposta comercial para fornecimento de produto.

Qt. ltens Valor unitario Subtotal

1MIL ENO1122636B - ENVELOPE DE SEGURANCA 260X360X30X0,12MM BRANCO SEM 1.008,47 1.008,47
IMPRESSAO COM CANGURU E BOLHA INTERNA

Total 1.008,47

Valor a cobrar 1.008,47

CondicOes de pagamento:

N° Vencimento Valor (R$) Observacdes
1° 07/03/2020 1.008,47 30 DDF - Sob avaliacdo de crédito
Observacgoes:

Impostos incluidos no preco. Empresa optante pelo simples nacional. Frete: CIF - Juiz de Fora - Faturamento minimo R$ 600,00 sob
avaliagdo de crédito.
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Fwd: ***SPAM*** RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
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Assunto: Fwd: ***SPAM*** RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>

Data: 04/08/2020 16:43

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:***SPAM*** RES: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
Data:Tue, 7 Jul 2020 13:25:00 -0300
De:Fausto Dagnoni Neto <fausto@vineplast.com.br>
Para:'Donilson - CESAMA' <dlopes@cesama.com.br>
CC:'Vineplast Exportacao e Importacao Ltda.' <vineplast@vineplast.com.br>

Prezados senhores,

Boa tarde.

Agradecemos o contato com nossa empresa e solicitacao de cotacao.
Informamos que ndo somos produtores/fabricantes dos itens por hora cotados.
Trabalhamos apenas com embalagens em PVC (Poli Cloreto de Vinila).

De antemado, agradecemos pela oportunidade.

Sem mais,

Atenciosamente,

F' P — e —
Fausto Dagnoni Neto
VINEPLAST EXPIMPLTDA b
o, vingplast.com.br d
faustofivineplast. com. br ; ?_-

VINEMST Fones: 47 3332-0857 / 3332-0765/ 3332-0813 e

w.wm = 47 L, f‘m.ﬁ

De: Donilson - CESAMA [mailto:dlopes@cesama.com.br]
Enviada em: terca-feira, 7 de julho de 2020 11:09

Para: vineplast@vineplast.com.br

Assunto: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

Bom dia!
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72

Solicito especial atengao no orcamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotacao via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias uteis.

**FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias apés entrega do material em nosso almoxarifado.

FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTOS
CNPJ - 21.572.243/0001-74

Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletronica.
Desde ja agradeco e aguardo retorno.
Atenciosamente:

<<< e.t. por DISPENSA DE LICITAGAO >>>

Donilson Lopes da Rosa

Assistente Administrative '
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘

(32) 2692-9333 ﬂgﬂﬂ é vida
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Assunto: Fwd: Re: Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
De: Renata Mello - DECL <rmelo@cesama.com.br>

Data: 04/08/2020 16:37

Para: Juliane <jnogueira@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
Data:Tue, 7 Jul 2020 17:08:49 -0300
De:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Empresa:Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

O envelope de segurancga esta bem idéntico ao nosso.
Pede a documentacdo por favor.
obrigada

Em 07/07/2020 17:00, Donilson - CESAMA escreveu:

Positivo quanto ao modelo questionado.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
Data:Tue, 7 Jul 2020 16:56:15 -0300
De:Vendas Plasvit <vendasl@plasvit.com.br>
Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Isso mesmo Donilson :)

Att,

Raquel Dias
Departamento De Vendas

www.plasvit.com.br

Tel: 11 2638-1008

Whats: 11 95124-1898

1of6 04/08/2020 17:08



Fwd: Re: Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE
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Em ter.,, 7 de jul. de 2020 as 16:41, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu:

Seria este conforme o site: https://plasvit.com.br/envelope-flyer/ ?

Em 07/07/2020 16:31, Vendas Plasvit escreveu:

Desculpe Donilson,
Segue arquivos em anexo.

Att,

Raquel Dias
Departamento De Vendas

www.plasvit.com.br

Tel: 11 2638-1008

Whats: 11 95124-1898

Em ter., 7 de jul. de 2020 as 15:49, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
escreveu:

Me desculpe Raquel, mas os anexos ndo vieram.

Em 07/07/2020 15:31, Vendas Plasvit escreveu:
Donilson,
Segue em anexo algumas fotos de embalagens dos nossos clientes para

conhecimento.
Qualquer duvida estarei a disposicao.
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Fwd: Re: Fwd: Re: RC 71122 - MAT ESCRITORIO - DECE

30f6

Att,

Raquel Dias
Departamento De Vendas

www.plasvit.com.br

Tel: 11 2638-1008

Whats: 11 95124-1898

Em ter.,, 7 de jul. de 2020 as 14:59, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
escreveu:

Tem uma imagem do produto com suas caracteristicas?

Em 07/07/2020 14:35, Vendas Plasvit escreveu:

Boa tarde Donilson!
Tudo bem?

Segue em anexo o orgamento ajustado.
Qualquer duvida estarei a disposicao.

Att,

Raquel Dias
Departamento De Vendas

www.plasvit.com.br

Tel: 11 2638-1008

Whats: 11 95124-1898
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Em ter., 7 de jul. de 2020 as 13:37, Donilson - CESAMA
<dlopes@cesama.com.br> escreveu:

Pode incluir o valor do frete no or¢camento por favor(sem especificar o
mesmo).

Vc tem uma imagem do seu produto?
Obg.

Em 07/07/2020 12:52, Donilson - CESAMA escreveu:

Boa tarde Raquel!

Com relacao ao frete, sé compramos com CIF-Juiz de Fora-MG, o que vocé
pode fazer?

Att.

Donilson.

Em 07/07/2020 11:54, Vendas Plasvit escreveu:

Bom dia Donilson!
Tudo bem?

Segue em anexo o or¢gamento solicitado, juntamente com os nossos

dados cadastrais.
Desde ja muito obrigada e fico a disposi¢ao para demais duvidas.

Att,
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Raquel Dias
Departamento De Vendas

www.plasvit.com.br

Tel: 11 2638-1008

Whats: 11 95124-1898

Em ter., 7 de jul. de 2020 as 10:54, Donilson - CESAMA
<dlopes@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia!

Solicito especial atencdo no orcamento dos itens relacionados
no anexo.

Favor enviar cotagao via e-mail: dlopes@cesama.com.br
em até 03 dias uteis.

**FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias ap6s entrega do material em nosso
almoxarifado.

FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA
EMPRESA PARA PAGAMENTOS

CNPJ —21.572.243/0001-74
Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletronica.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente:

<<< e.t. por DISPENSA DE LICITAGAO >>>
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Donilson Lopes da Rosa

Assistente Administrativo ' E‘SAMA
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘

(32) 3692-9333 aggua é vida

Donilson Lopes da Rosa
Assistente Administrative
Departamento de Compras e Estoque (DECE ‘

(32) 3692-9332 “g"" E Vv d"
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’ 2
P \\/’Q’\ l I Escrit. Comercial: Rua Aureliano Guimaraes 1:)2
4 o Fabrica : Rua Satélite 105 - Santana do Parnaiba
> Plasvit 1
3 ,,\\{ EMBALAGENS Tel: (11) 2638.1008
(%\_dﬁ’ contato@plasvit
S iasy
Empresa: CESAMA ORCAMENTO n?: 6083/20

Contato: DONILSON
Telefone: 32 3692-9333
E-mail: dlopes@cesama.com.br Data: 08/07/2020

Condic6es Gerais: ENVELOPE DE SEGURANCA COM FECHAMENTO PERMANENTE

IMPRESSO ( SILK SCREEN )

Ref.: Cotacao de Prego *informamos abaixo, preco e condi¢bes para fornecimento de nossos produtos.

Formato Quantidade Preco Por Milheiro

26 (36 + 3 ABA ) 0,010 1.000 RS 1.293,00

Imposto: Todos os impostos j& incluso

Frete: CIF

Prazo de Entrega: DE 15 A 25 DIAS UTEIS APOS APROVACAO DA ARTE
Cond. de Para: 30 DIAS ( BOLETO OU TRANSFERENCIA BANCARIA )
Validade da Proposta: 10 DIAS

Cliché: JA INCLUSO ( 2 CORES DE UM LADO )

Nota: Poderdo ter suas quantidades atendidas com uma variag@o de 10% para mais ou menos e, dentro deste
percentual serdo considerados liquidados.

De acordo:
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Identificagdo Do Cliente Junior Cézar Da Silva




