BAUMINAS QUIMICA S/A. Enderego para correspondéncia:

Rodovia MG 030, Km 29 - S/N - Vila Nova Suica Av. Cambacica n° 520 - Prédio 07 - Bloco D
Nova Lima - MG - CEP: 34.000-000 Salas 731 e 732 - Parque dos Resedas

Tel.: 19 3755-4040 - Fax: 19 3755-4045 13.097-160 - Campinas - SP

CNPJ: 19.525.278/0003-72 - Insc. Est.: 448.031148.01-89
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Companhia de Saneamento Ambiental - CESAMA
Att.: Natalina Borges

Ref.: Orcamento Estimativo de Pregos
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BAUMI

TECNOLOGIA E INOVAGAO AQ SEU LADO

Em atencio a vossa solicitagao, apresentamos a seguir nosso orgamento :

1-  Produto - Acido Fluossilicico

1.1- Quantidade - 100 toneladas.

1.2 - Prego Unitario - R$ 2.400,00 p/ton. (CIF - Juiz de Fora- MGQG)
2- Prazo de Entrega - 15 dias

3- Prazo de Pagamento - 30 dias.

4 - Validade da Proposta - 30 dias.

Atenciosamente,

Nova Lima (MG), 11 de maio de 2020.
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BAUMINAS QUIiMICA LTDA
CNPJ: 19.525.278/0003-72
Patricia M. S. Castro
Analista de Licitagdes
R.G.: 59.890.719-1
CPF: 029.449.705-69

www.bauminas.com.br



RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSS...

1dn1

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSSILICICO -

DENSIDADE 1.21
De: Patricia Michelly dos S. Castro <patricia.castro@bauminas.com.br>

Data: 11/05/2020 17:49
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
CC: Luciana Chidiac <luciana.chidiac@bauminas.com.br>

Natalina, boa tarde!

Segue em anexo cotagdo de pregos para estimativa, conforme solicitado.

Att.

PATRICIA CASTRO
Licitacoes
Campinas - Sao Paulo
BAUM'NAS Tel.: +55 19 2517-8721
e Aguas Tel.: +55 19 3755-4040 - Ramal 4089
- B Cel.: +55 19 99318-3522
www.bauminas.com.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 16:37
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSSILICICO - DENSIDADE 1.21

Boa tarde!

Solicito orcamento para o item no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.

Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde j& agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 " v
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

— Anexos:

COTACAO ACFLUO - CESAMA 11MAI2020.pdf

230KB

13/05/2020 07:48



GR

INDUSTRIA
QUIMICA

CNPJ 03.157.268/0003-91 INSCR.EST. 002.936.151.01-69
A

CESAMA Juiz de Fora/MG
Att.: Natalina Borges
Ref.: Orcamento Estimativo.

Abaixo segue orgamento estimativo solicitado da empresa GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA, CNPJ 03.157.268/0003-91, para fornecimento dos produtos quimicos, a saber:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID.| QrD. | MARCA [ ValorUnit.R§ | Valor Total R§
01 Acido Fluossilicico - Ton 100 st 2.980,00 298.000,00
caminhao tanque

Observagdes:
e Prazo de Entrega: 5 dias.
e Validade do Orgamento: 60 dias.
e Condicdes de Pagamento: 30 dias.
e Condicdes de Entrega: CIF.

Conselheiro Lafaiete/MG, 20 de maio de 2020.

GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Gabriel Guedes Zinani - Coordenador de Licitagbes
RG: 45.959.719-X -SSP/SP CPF: 355.674.528-37

BR-040 N° 23110 — Santa Terezinha - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36.407-380

Rodovia
Telefone/ Fax (31) 3939-9809




RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSS...

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSSILICICO - DENSIDADE 1.21
De: Licitacdo GR Industria <licitacao@grcruzeiro.com.br>

Data: 20/05/2020 11:58
Para: "natalina@cesama.com.br" <natalina@cesama.com.br>

CC: Gabriel Zinani <gabriel@grindustria.com.br>

Bom dia Natalina,

Segue em anexo o orgamento solicitado.

Att Estéfani Silva,

Departamento de Licitagdes

GR Licitagdo
ol (12) 3141-2144

INDUSTRIA
Qui MICAS A Ramal:2175
IANGS ) licitacao@grcruzeiro.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e comproniisso com o MEIO AMBIENTE!

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 16:37
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73608 - ACIDO FLUOSSILICICO - DENSIDADE 1.21

Boa tarde!
Solicito orcamento para o item no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condigbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde j4 agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Naotaling Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE} ‘ ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 ~ oy, A
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dggua é vida

—Anexos:

ORCAMENTO GR FILIAL - CONSELHEIRO L (CESAMA JUIZ DE FORA) 20-05-2020.pdf 129KB
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