Cotacéo de Cloreto de Sdodio — Sal Grosso

A Refisa Industria e Comércio de Sal, atendendo a cotagdo da CESAMA de Juiz de
Fora/MG, informa o valor do item conforme abaixo:

uantidade
Ql [2ac'0:] Especificagdo Marca |Un. [RS] Total [RS] Entrega

Cloreto de Sédio - Sal Grosso (In Natura
34.000 Lavado e Peneira) em sacos de 25kg - Zizo 16,50 RS 561.000,00

especifico para tratamento de agua
Valores estes com ICMS de 12% e PIS/COFINS de 9,25%, ja inclusos.

CIF

Detalhamento do custo em sacos de 25 kg:

12% | 1,65%  7,60% Total Prego
ICMS PIS  COFINS IMPOSTO | Liquido
1,98 0,27 1,25 3,51 12,994

Validade da proposta 60 dias.

Prazo de pagamento 30 dias.

Prazo de entrega 10 dias da confirmagéo do pedido.

Pedidos com entrega tnica ou com duas paradas entre 32 tons e 40 tons.

Dados da Empresa Fornecedora:

REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.786.838/0001-03

INSC.EST.: 254.340.768 c ENDERECO: ROD BR 101 KM 278 — SAMBAQUI
CIDADE/ESTADO: IMBITUBA/SC = CEP: 88780-000

BANCO BRADESCO (237)

AG: 2656-5

C/C: 38000-8

Imbituba, 12 de maio de 2019.

Leandro Hexsel
Refisa Ind. e Com. Ltda
Tel. 55 48 3355 8800 / 55 51 99576.7648

e-mail: hexsel@terra.com.br

REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Imbituba - Santa Catarina

Tel: (48) 3555-8800

www.refisa.com.br



RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO

1de?

-

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO
De: "Leandro Hexsel" <hexsel@terra.com.br>

Data: 12/05/2020 10:59
Para: "'Natalina - CESAMA'" <natalina@cesama.com.br>

Ola Natalina bom dia,

Estou enviando o orcamento conforme solicitado.

Inclui também o detalhamento do prego com impostos, pois acredito que a CESAMA se credite do ICMS e
demais impostos, assim é importante sempre considerar o prego final liquido para comparagdo com outras

propostas.
Fico a sua disposigao.

Att,

Leandro Hexsel

coMERCIAL | Refisa — Tecnologia em Sal
T.: +55 48 3355-8800

C.: +55 51 99576-7648

refisa.com.br | salzizo.com.br

REFISA

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terca-feira, 12 de maio de 2020 09:04

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO

Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331 . =
CNPJ: 21.572.243/0001-74 aguda © vida

13/05/2020 07:46
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Re: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO

1de?2

~ Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO
* De: "jefferson@salfalcao.com.br" <jefferson@salfalcao.com.br>

Data: 12/05/2020 12:02
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia,

Segue em anexo.

*FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO DE E-MAIL!

Atenciosamente !

" A Fé em Deus nos faz crer no incrivel, ver o invisivel e realizar o impossivel' "Somos Fortes "

quem Age!"

+ 55 (84) 3316 1457 - Fixo
+ 55 (84) 9 9966 4631 - Tim whatsapp
Jeﬁerson Pontes Mossoréo-RN - Cep: 59613-690

Diretor~Comercia!lB_rasil E-mail: jefferson@salfalcao.com.br
Gestdo de Negocios Skype: jefferson@salfalcao.com.br

Site: www.salfalcao.com

" Tem Poder

RES. AMBIENTAL: Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

Em ter,, 12 de mai. de 2020 as 09:04, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

escreveu:
Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

' Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,

13/05/2020 07:46



Fwd: Re: Fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL ...

Assunto: Fwd: Re: Fwd: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO

De: fabio.costabranca@hotmai|.com
Data: 13/05/2020 12:43
Para: natalina@cesama.com.br

BOA TARDE NATALINA.

SAL GROSSO DE 25KG ---==-===-==~ 8.52

OBS-- ESTE VALOR ESTA INCLUSO A DESCARGA

GRATO fabio freitas costa

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Data: 13 de mai de 2020 11:27
Assunto: Re: Fwd: SOLICITAC,Z\O DE ORCAMENTO - RC 73609 - SAL GROSSO

Para: fabio.costabranca@hotmail.com
Cc:

Bom dia Fabio!

Encaminha por favor com a carga, frete CIF e descarregamento.

No aguardo de seu retorno.
Atenciosamente,

Em 13/05/2020 10:46, fabio.costabranca@hotmail.com escreveu:

BOM DIA NATALINA.

SAL GROSSO DE 25 KG --------- 7,82

OBS - ESTE VALOR E SEM A DESCARGA

13/05/2020 12:4:



