Fwd: Re: Fwd: RC 74475 - DESTILADCR DE AGUA - DETA

Assunto: Fwd: Re: Fwd: RC 74475 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Data: 26/06/2020 14:53

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde Donilson!
Segue com as consideragdes da Fabiana.

Obrigada,

Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadasiro de Material
Departamento de Compras e Estogue [DECE]
(32} 3692-9331
CMPL: 21.572.243/0001-74

dgua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: RC 74475 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
Data:Fri, 26 Jun 2020 14:16:01 -0300
De:FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>
Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde,

Segue anexo com alteragdes, desconsiderei mais um prego.

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe de Departamento
Departamento de Compros e Estogue {DECE]
{32) 3692-9326/ {32) B420-5443
CNPJ - 21.572.243/0001-74

"CESAMA

gguea ¢ vida

Em 26/06/2020 14:00, Natalina - CESAMA escreveu:

Boa tarde Fabiana!
segue para andlise da planilha.

Att;
Natalina

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RC 74475 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
Data:Fri, 26 Jun 2020 12:22:11 -0300
De:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

10f2 | 29/06/2020 07:.



Fwd: Re: Fwd: RC 74475 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

20f2

Para:DELT-Natalina <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue planilha com orgamentos da RC 74475 para analise.

Att.

EREE . JCESAMA

Assistente Administrative ‘
Be;mﬁamea‘afu f:ie Cnmg}mg & Estogue [DECE .

Naotalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE] ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

- ANEexXos:

Copia de RC 74475 - DESTILADOR DE AGUA - DETA.xIs

A
-

42,0KkB
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Re: Fwd: Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

1of3

Assunto: Re: Fwd: Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
De: "lfernandes@cesama.com.br" <lfernandes@cesama.com.br>
Data: 26/06/2020 09:31

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Donilson,
Todos os destiladores enviados atendem

Grato

Em 25/06/2020 11:30, Donilson - CESAMA escreveu:

Em corregao RC 74475.
obg.

Em 25/06/2020 11:29, Donilson - CESAMA escreveu:

Boa tarde!
Favor avaliar se atende as especificagbes da RC 74422.
Att.

Donilson.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
Data:Thu, 25 Jun 2020 11:19:08 -0300
De:VENDAS LOJA NETLAB <vendas@|ojanetlab.com.br>
Para:Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue anexo orgamento solicitado.

Frete FOB.

Por gentileza confirme o recebimento desta mensagem,

Qualquer davida estou a disposicdo.

26/06/2020 1(



#*SPAM*** Orcamento n® 882/20

1of3

Assunto: ***SPAM*** Orcamento n° 882/20

De: "Bruna Vaz - Roster Equip." <bruna@roster.com.br>
Data: 25/06/2020 12:23

Para: <dlopes@cesama.com.br>

GANIpAMERIgE

ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. — EPP.

Rua: Votorantim, n.° 507 — S.01 — Bairro: Barcelona — Sdo Caetano do Sul — SP — CEP: 09.550-300
TEL: (11) 4224.3824 / 4226.4035 / 4226.4957 CEL e WhatsApp: (11) 99693-2315

www.lo!'aroster.com.br roster@roster.com.br
CNPJ.: 02.654.269/0001-17 Inscricido Estadual: 636.278.236.116

Orcamento n° 882/20

A

COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA
CNPJ: 21.572.243/0001-74

SR. DONILSON

TEL: (32) 3692-9332

EMAIL: dlopes@cesama.com.br

Boa Tarde, Sr. Donilson!

Conforme solicitado, segue em anexo orgamento. FRETE incluso no orgamento.
Caso tenha alguma duvida, favor entrar em contato.
Sem mais, fico & disposicdo e aguardo seu retorno.

Att,
Bruna

ESCOLHA POR QUALIDADE!!

&

GARANTIA DE QUALIDADE
COLEMAN 46 ANOS
ISO 9001

COMPRE DIRETO DSSA LOJA VIRTUAL: www.lojar,

ACHOU MAIS BARATO?

\TRE EM CONTATO CONOs e,
ﬁ“;ﬁﬁs DE FECHAR O pm;n“é"”"

SULTE-NOS SEM COMPROMISSO!!

Visite nossa loja online (www.lojaroster.com.br) e confira os catdlogos com foto e descrigdo

25/06/2020 12:2



ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. - EPP.
Rua: Votorantim, n.° 507 — S.01 — Bairro: Barcelona — Sdo Caetano do Sul — SP — CEP: 09.550-300
TELEFONES: (11) 4224.3824/4226.4035 FAX: (11) 4226.4957

www.roster.com.br roster@uol.com.br
CNPJ.: 02.654.269/0001-17 Inscricdo Estadual: 636.278.236.116

Sio Caetano do Sul, 25 de junho de 2020.

Orcamento n° 882 /2020

~

A
COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAM A
CNPJ: 21.572.243/0001-74

SR. DONILSON

TEL: (32) 3692-9332

EMAIL: dlopes@cesama.com.br

* TTEM 1 - 1 UNIDADE - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN - 5 (L/H) - QUIMIS MOD. Q341-25
APARELHO DE DESTILACAO DESENVOLVIDO PARA APLICAGOES MAIS RIGOROSAS NA AREA
BIOQUIMICA, QUIMICA ANALITICA, QUIMICA FINA E PESQUISA. NOS DESTILADORES DE AGUA PELO
SISTEMA PILSEN, A AGUA ENTRA NA CALDEIRA ONDE E PRE- -AQUECIDA, PARA EM SEGUIDA ENTRAR EM
EBULICAO E CONDENSAR POSTERIORMENTE, PRODUZINDO AGUA QUIMICA E BACTERIOLOGICAMENTE
PURA; PRODUZ AGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 MS/CM, CONSIDERANDO ENTRADA ATE 300 MS/CM;
CALDEIRA EM AGO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A AGUA JA
DESTILADA, CONFECCIONADOS EM ACO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NIVEL CONSTANTE DE
ALIMENTACAO DA CALDEIRA; CUPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NAO TRANSFERIR IONS
AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIGCAO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E
RESISTENCIA; RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O
AQUECIMENTO; NA FALTA DE AGUA, EVITA O ESCAPE DE VAPORES; SISTEMA AUTOMATICO DE
PROTECAO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE AGUA;
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUQOES CABO DE FORGA COM DUPLA ISOLAGAO SEM PLUGUE;

PARA MELHOR QUALIDADE DA AGUA DESTILADA PRODUZIDA E MAIOR DURABILIDADE DO APARELHO,
SUGERIMOS O USO DOS PRE-FILTROS DE SEDIMENTOS (Q381) E O DE CARVAO ATIVADO (Q382) BEM
COMO O ABRANDADADOR NO CASO DAS AGUAS DURAS (Q383), ITENS OPCIONAIS RECOMENDADOS;
CADASTRO FINAME 2124315.

@ ,
MODELO: Q341-25 - VOLTS: 220 - WATTS: 3500 - RENDIMENTO (L/H): 5 - CONSUMO +DE AGUA (L):
200 - DIM. EXTERNAS (C X L X A) CM: 28 X 44 X 55

Preco L|qU|do \ UNITARIO - R$ 1.762,00
ido \ TOTAL - R$ 1.762,00
) EM APROX. 22 DIAS *

+ frete R$ 101,00 - Entrega em aprox. 5 dias teis.

Pagina 1



2Raster

ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. — EPP.
Rua: Votorantim, n.° 507 — S.01 — Bairro: Barcelona — Sio Caetano do Sul — SP — CEP: 09.550-300
TELEFONES: (11) 4224.3824/4226.4035 FAX: (11) 4226.4957

www.roster.com.br roster@uol.com.br
CNPJ.: 02.654.269/0001-17 Inscrigfio Estadual: 636.278.236.116

ESCOLHA POR QUALIDADE!
GARANTIA DE QUALIDADE
COLEMAN 46 ANOS
ISO 9001

COMPRE DIRETO EM NOSSA LOJA VIRTUAL: www.lojaroster.com.br

- Condicoes de Pagamento:
1. Para valores abaixo de R$ 400,00 o Pagamento devera ser A Vista (depdsito antecipado).
* Desconto de 3% para Pagamento A Vista (depdsito antecipado)
& Cartao de Credito em 3x (VISA/MASTERCARD/AMEX/DINERS/ELO/AURA)
0.B) Por Conta do Cliente.

. 4 pa
S Vahdade da Proposta 5 dias
- Garantia: Nossos produtos sdo garantidos contra defeito de fabricagdo por um periodo de 1 ano (doze

meses) para equipamentos e 6 (seis) meses para modelos anatdémicos. Estdo exclusos desta garantia
eventuais defeitos por operagdo, manuseio e armazenamento indevidos. A garantia é dada com o
equipamento ou peca posta em nossa fabrica. A garantia ndo cobre despesas de transporte.

- Assisténcia técnica permanente.

- COBRIMOS OFERTAS!! CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO!!

Visite nossa loja online (www.lojaroster.com.br) e confira os catdlogos com foto e descrigdo completa.
Se tiver alguma duvida, favor entrar em contato através de nossos telefones: (11) 4224-3824/ 4226-

4035 ou e-mail: roster@roster.com.br

Atenciosamente esperando por uma resposta.
Amanda Gerda/ Vendas 71

Roster Equip. Para Laboratorio Ltda.

roster@uol.com.br www.roster.com.br

Tel: (11} %E%&mmz@g 4226-4035 - Fax: (11) 4226-4957

L

g ‘;i J

Bruna - Vendas
£l Roster Equip. Para Laboratério Ltda
CNPJ: 02.654.269/0001-17
www.lojaroster.com.br
& Tel.: (11) 4224-3824/ 4226-4035 - Fax: (11) 4226-4957
Cel.: (11) 99693-2315 / (11) 9.7421-6071 (vivo-WhatsApp)

Pagina 2



Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

Assunto: Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA
De: VENDAS LOJA NETLAB <vendas@Iojanetlab.com.br>
Data: 25/06/2020 11:19

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue anexo or¢amento solicitado.

Frete FOB.

Por gentileza confirme o recebimento desta mensagem,
Qualquer duvida estou a disposigdo.

Junior.

*Devido a varia¢do do délar todos os orcamentos estdo com validade de apenas 1 dia. Certo
de sua compreensao!

LojalletLAB

Rua Luls Ferrelrs, 131 - CEP: 030.72-020

Bairro: Tatuapé - Cldade: Sic Paulo-3P »
1 2373-0040 | 11 2373-0043 | 11 2-3008-9302 )
vendas@iojanetiab.com.br

www.lojanetiab.com.br - O Seu Laboratdrio em 1 Click.

AVALIE NDSSO
ATENDIMENTO

A

Em qui., 25 de jun. de 2020 as 10:21, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu:

- Bom dial
- Solicito especial atengao no orgamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotacdo via e-mail: diopes@cesama.com.br em até 03 dias uteis.

=*FAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

10f2 25/06/2020 11:



25/06/2020

ORCAMENTO 303494

VHSYS - ORCAMENTO 303484

LLAB. BIGLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS - 36.572.309/0001-01
R LUIS FERREIRA, 131 SALA 03MARANHAO - SAO PAULO - SP CEP: 03.072-020

Fone: (11) 2373-0040 E-mail: vendas@lojanetlab.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: JUNIOR DATA: 25/06/2020

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
INSC. ESTADUAL:

EMAIL:

NUMERO: 1843

COMPLEMENTO: 9 10 11 ANDARES

CNPJ: 21.572.243/0001-74

TELEFONE:

ENDEREGO: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO
BAIRRO: CENTRO

CEP: 36.013-020

CIDADE: JUIZ DE FORA

UF: MG
DADOS DO ORGAMENTO
DESCRIGAO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL
1,00 UN 84194010 R$ 1.421,51 RS 1.421,51

1. SSDEST5L - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 5 LITROS DE AGUA - SSDEST5L

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES 1,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS RS 1.421,51
VALOR TOTAL DO PEDIDO R$ 1.421,51

NUMERO TOTAL DE ITENS

1 produto(s)

https://app.vhsys.com.br/public/preview/orcamento/AEANxaDM2UztJzUyNhOLJyOyXdzNOQjN1QrTtoEKt08SUBbswILMyUztPzUyP58S/

17



#EGPAM*** COTACAO

1of1l

Assunto: ***SPAM*** COTACAO

De: <veronica@jandquimica.com.br>
Data: 15/06/2020 14:56

Para: <dlopes@cesama.com.br>

Segue cotagdo!

Obrigada

Atenciosamente

Verdnica Martins .5
Coordenadora de Vendas

Jand Quimica Ind. e Com. Prod Quimicos Eirelli Epp
Rua. Milton Alves,206 Jd Alvorada

06612-120 - Jandira - SP

Tel/Phone: 11-4789-4997/4998/2537

S/ (11)94787-9077

: #'veronica_jand2014
veronica@jandguimica.com.br

Repense- Respeite - Recicle - Reduza- Reutilize!

- ANEXO0S:

CESAMA 2460.pdf

15,5KB

16/06/2020 07



RUA MILTON ALVES, 206 - ANTIGO 128

FONE: (11) 4789-4997

JD ALVORADA - CEP: 06.612-120 - JANDIRA (SP)

CNPJ: 00.674.649/0001-98 - |.E.: 398.023.363.110

JAND QUIMICA IND E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS

ORGAMENTO
2460
Data de Emissdo

15/06/2020

Previsdo de Entrega

SUJEITO APROVAGAO DE CREDITO

26/06/2020
— VENDEDOR RESPONSAVEL
Nome VERONICA DA SILVA MARTINS
Email VERONICA@JANDQUIMICA.COM.BR
— CLIENTE
Nome COMPANHIA DE SANEAMENTO - CESAMA CNPJ 1 21.572.243/0001-74
Endereco AV BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - ANDARES 9, 10 E 11 IE : 367.698.776.009
Cidade JUIZ DE FORA (MG) Ped. Cliente : 74475
Contato - Email: DLOPES@CESAMA.COM.BR
— TRANSPORTADORA
Nome INDICAR TRANSPORTE
CNPJ : IE
Telefone
Frete 1 - Contratagdo do Frete por conta do Destinatario (FOB)
Item Cédigo Produto Embal. VL. Unit. Qtde. VI. Total
1 NC-400168 DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 5 LTS 1X1PC 4.201,000 1,00 PC 4.201,00
Condicdo de Pagamento: Sub-Total 4.201,00
30 DIAS Desconto 0,00
Frete 0,00
i :
Orgamento valido por 1Pl 0.00% - 0,00
10 DIA(S).
ICMS 12,00% - 504,12
Total 4.201,00
Observagées:

&

Impresso em: 15/06/2020 14:54:56




Orcamento (44894)

1of1l

Assunto: Orgamento (44894)

De: <vendasnt@novatecnica.com.br>
Data: 12/06/2020 16:04

Para: <dlopes@cesama.com.br>

Donilson boa tarde,
Tudo bem?
Segue anexo orgamento solicitado e nossa ficha cadastral.

Sigo a disposicdo para maiores informagdes e/ou duvidas.
Atenciosamente,

Juliane Ferraz

Consultora de Vendas

E-mail/ Skype:_vendasnt@novatecnica.com.br
Telefone: (19) 2105-3143 / (19) 3422-6757

novatecn ica

_EQUIPAMENTOS PARA LABORATORID
485519 2365 3145 | novatecnica.com.br

-— Anexos:

44894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA - 44 pdf

72,3KB

NT 425 - DESTILADOR DE AGUA 5 L.pdf é

221KB

FICHA CADASTRAL NT.pdf

222KB

15/06/2020 07



NT 425

DESTILADOR DE AGUA EM
INOX DE 5 L/H

Destilador de dgua Tipo "Pilsen" para produgdo de dgua destilada. Utilizado em laboratérios no processo de purificagdo de dguas.
Totalmente construido em ago inox AlS| 304, livre de partes quebraveis.

Produgdo nominal de 5 litros/hora. .

Produz d4gua com pureza abaixo de 4 1S, considerando entrada até 300 pS.

Aquecimento através de resisténcia tubular de 4.000 W blindada em ago inox.

Painel frontal em policarbonato com indicagdo de funcdes.

Caixa de controle elétrico com chave liga/desliga e ldampada piloto.

Controle de nivel de dgua na caldeira automatico.

Sistema de seguranga com sensor de falta de dgua ou baixo fluxo que promove o desligamento automético em caso de falta de dgua.
Coletor de vapores e partes que tem contato com a dgua jé destilada, confeccionados em aco inox AlS| 304 e materiais inertes.

Cuba (caldeira) e tampa em ago inox AlS| 304.

Coluna de condensagio em aco AlSI 304 polido com camara interna em ago inox AlS| 304.

Suporte para fixagdo na parede em aco carbono SAE 1020 com tratamento antico‘)‘frosivo e acabamento em epdxi texturizado eletrostatico.
Equipamento de facil instalagdo.

Dimens3o da cuba (LxPxA) de 300 x 240 x 200 mm.

Dimens3o externa (LxPxA) de 390 x 270 x 700 mm.

Alimentag&o em rede de 110V ou 220V, 50/60 Hz, poténcia de 4.000 W. Cabo de alimentacdo com dupla isolagdo.

ITENS QUE ACOMPANHA:
Manual de Instrugdes/Termo de Garantia.
Modelo: NT 425. Marca Novatecnica. Procedéncia nacional.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA. A NOVATECNICA RESERVA-SE AO DIREITO DE MODIFICAR AS ESPECIFICACOES TECNICAS E CARACTERISTICAS DO PRODUTO SEM AVISO PREVIO.

& Nova Técnica Ind. £ Com. De 8 RuaSanta Albertina, 487 | Galpdo 3 & 193422.6757 | 19 2105.3145
Equipamentos para Laboratério Santa Rosa Ipés | 13414-316 5 atendimento@novatecnica.com.br
CNPJ: 61.012.811/0001-05 Piracicaba | S3o Paulo @ www.novatecnica.com.br



NOVA TECNICA IND. E COM.DE EQUIP.P/LAB.LTDA Orcamento 44.894 ]

‘o CNPJ: 61.012.811/0001-05 {E: 535.137.902-110 Data: 12/06/2020
Endereco: RUA SANTA ALBERTINA, 487
nO a‘tecnica Cidade: PIRACICABA-SP Bairro: SANTA ROSA IPES-GALPA CEP:13.414-316
EGUIPAMENTOS PARR a0 Telefone: (19) 2105-3145 Fax: 2105-3147

E-Mail:  novatecnica@novatecnica.com.br Site:  www.novatecnica.com.b

Cliente . 05512 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Cidade : JUIZ DE FORA

Endereco : AV BARAO DO RIO BRANCO, 1843 910 11 AND Bairro : CENTRO

CEP ' 36.013-020 Fone/Fax * 3236929333
Contato : DONILSON LOPES DA ROSA CNPJ/CPF : 21.572.243/0001.74
E-Mail : dlopes@cesama.com.br IE/RG : 367.6987760099
Finalidade : Consumo Suframa

Pedido Cliente:

DOR DE AGUA NT 425 - 220V

. - Prazo Entrega: 010 dias uteis.
N.C.M.: 84.19.40.10 ICMS: CST: 00 0,00 0,00 %  Origem: 0 1Pl aincluir: 0,00 0,00% ST aincluir: 0,00 0,00 % PIS: 0,00 0,00% COFINS: 0,00 0,00 %

Frete: FOB - Piracicaba-SP

Impostos: Incluso - Empresa Optante pelo Simples Nacional
Assistencia Tecnica: Permanente

Garantia: 01 Ano - Contra defeitos de fabricacao, exceto lampadas, eletrodos, resistencias, vidros e descartaveis,
com frete por conta do cliente ate nossas oficinas.

Local de Garantia: Assistencia Tecnica - Piracicaba-SP (Frete pago pelo cliente)

Clientes contribuintes do ICMS: O valor final da nota fiscal pode estar sujeito 2 alteragdo conforme protocolo

Transportadora: COTAR Placa: UF:SP Frete: Emitente

Condigdo de Pagamento: 30 DDL - BANCO DO BRASIL-DEPOSITO o .

Forma Cobranga: 2 - Bancéario Depdsito (=) Produtos : RS 2.278,75
(-) Desconto : | R$ 0,00
(+)ICMS ST {|R$ 0,00
(=) Total |R$ 2.278,75

&

Atenciosamente

JULIANE FERRAZ

Departamento de Vendas

Telefone: (19) 2105-3145
Fax: 2105-3147

Pagina: 1



FOLEPAMENTR PARALARCRATORIC

ng atecnica

FICHA CADASTRAL

Razdo Social: NOVA TECNICA IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA EPP
Nome Fantasia: Nova Técnica

CNPJ: 61.012.811/0001-05

Insc. Estadual: 535.137.902.110

Insc. Municipal: 316684

Endereco: R. Santa Albertina, 487 — Galpdo 03
Bairro: Santa Rosa dos Ipés

Cidade: Piracicaba

UF: S3o Paulo

CEP: 13414-316

Telefone 1: (19) 3422-6757

Telefone 2: (19) 2105-3143

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agéncia: 6516-1

Conta: 100.592-8

Website: www.novatecnica.com.br

E-mail: vendasnt@novatecnica.com.br

Contato: Juliane Ferraz

Principais clientes:

.

PETROBRAS, INMETRO,

TRANSPETRO, FIOCRUZ,

MODEC, ADOLFO LUTZ,

HALLIBURTON, EVANDRO CHAGAS,

PETRORIO, FLEURY,

EQUINOR, SGS,

GEOPARK, JOHNSON & JOHNSON,

PETRORECONCAVO, BRF,

POTIGUAR, KROTON,

LACEN (TERRITORIO NACIONAL), PRINCIPAIS FACULDADES PRIVADAS,

INCA, ESTADUAIS E FEDERAIS.

§ Nova Técnica Ind. E Com. De 8 RuaSanta Albertina, 487 | Galpdo 3 Q 193422.6757] 19 2105.3145

Equipamentos para Laboratério Santa Rosa Ipés | 13414-316 5% licitacao@novatecnica.com.br

CNPJ: 61.012.811/0001-05 Piracicaba | S3o Paulo & www.nhovatecnica.com.br



MARCONI - PROPOSTA 71070

Assunto: MARCONI - PROPOSTA 71070
De: Marconi - Bruna Cury - Proposta Comercial

<vendas2@marconi.com.br>
Data: 10/06/2020 11:15
Para: dlopes@cesama.com.br

Ola Donilson, bom dia! Tudo bem?

Atendendo a sua solicitacdo, segue o orcamento baseado nas informagGes e necessidades

apresentadas.

Pedimos que avalie com atengdo o descritivo dos equipamentos e entre em contato conosco em

caso de duvidas.

**Para atender as normas NR10 e NR12 solicite um orcamento**

Esperando oferecer o melhor atendimento, permanecemos a disposigdo.

Atenciosamente,

mnrconru

K ﬂ Equipamentos para Laboratdnios

B. Rafoel Ducath 240
Fone 19 3412-1010
Pirocicaba 5P

W marconi.com.br

Conscillacio amblenial, impima somenle o necesadiio.

"tff‘fM“"“zx L R A ER B AL TR

Bruna Cury

Vendos

Tel:{19]3412-1010
O (19197117-7710

Email: vendasZ?@marconi.com.bor
WWWLMOrconi.oom.by

Assunto:Fwd: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

Data:2020-06-10 09:22

De:Marconi Equipamentos Para Laboratoérios \ltdda.
<marconi@marconi.com.br>

lof2
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M T MARCONI EIRELI

PRACA PROF SERGIO BONGANHI, SL 105, 120 - TERRAS D
PIRACICABA - SP CEP: 13403846

Tel: (19) 3412-1010 Fax:

M T MARCONI EIRELI CNPJ: 27.081.522/0001.11 L.E.: 535.639.261.110

CLIENTE: 002489 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA B COTAGAO
CESAMA JUIZ DE FORA N°. 71.070

ENDEREGOAV BARAO DO RIO BRANCO, 1843 10 ANDAR  BAIRRO: CENTRO CEP:36.010-010

CIDADE:  JUIZ DE FORA ESTADO:MG  SEGTO:UNIVERSIDADES / ORGAO PUBLICOS |  Data: 10/06/2020

CNPJ/CPF: 21.572.243/0001-74 . E/R.G.3676987760099

Comprador: DONILSON LOPES DA ROSA

TELEFONE 32 3692 9333

E-MAIL: dlopes@cesama.com.br

END. ENTREGA:

END. COBRANGA:

Regido: SUDESTE Frete por Conta: Emitente
ltem Cédigo Descrigio : QTDE UNiD  PRUNIT. g5  PESO
R$ {kg)
* 01 000535 DESTILADOR DE AGUA EM INOX TIPO PILSEN 5.5 1,000 UN 4.050,8200 4.050,82 24,000
LITROS/HORA Ref.: MA255
NCM: 84.19.40.10 Vr. IPI: 0,00 0,00 % Vr. ICMS: 0,00 0,00 % Vr. ST: 0,00 Perc. Red. ICMS: 0,00 %
Comentario: Estrutura:
- suporte para fixacao em chapa de aco com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostatica em epoxi
- dimensoes (mm): L=400 X P=270 X A=780
Destilacao:
- cuba/resistencia/condensador em aco inox AlSI 304
- producao de agua: 5,5 L/H
Sistema de Seguranca:
- desligamento automatico atraves de termostato bimetalico instalado na saida do respiro do condensador, desliga a
resistencia apos 1 minuto caso falte agua
Energia:
- resistencia tubular em aco inox AlSI 304
- painel de comando em chapa de aco carbono, pintura eletrostatica em epoxi
- 2 disjuntores unipolar e chaves liga/desliga instalados na caixa de comando
- cabo de energia trifilar com aterramento, dupla isolacao, tomada e plug, NBR NM 243 e NBR 14136
- 4000 watts, 220 Volts, 60 hz.
Total (KG): 24£00
Condicéo de Pagamento: ~
30 DIAS PEDIDO SUJEITO A CONFIRMACAO
Dias Adicionais: 0 Vendedor: DEPTO. COMERCIAL Operador:BRUNA CURY
(+) Outras Despesas: | R$ 0,00
(+) Produtos: R$ 4.050,82
(+) IPI R$ 0,00
(+) ICMS ST: R$ 0,00
(+) Frete: R$ 0,00
(-) Desconto: R$ 0,00
(=) Total: R$ 4.050,82

OBSERVAGOES:- Cond. Pagamento: 30 DDL (mediante aprovagdo cadastral)
- Prazo de Entrega: 60 DIAS APOS CONFIRMACAO DO PEDIDO

- Validade da Proposta: 10 DIAS




M T MARCONI EIRELI
PRACA PROF SERGIO BONGANHI, SL 105, 120 - TERRAS D
PIRACICABA - SP CEP: 13403846
Tel: (19) 3412-1010 Fax:
M T MARCONI EIRELI CNPJ: 27.081.522/0001.11 1.E.: 535.639.261.110

- Frete: CIF/ JUIZ DE FORA - MG (descarga por conta do cliente)
- Reajuste: preco fixo (em Reais)

- Procedéncia: Nacional

NOTA: DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG 6823-3
CIC 18694-5

- Supervisdo, montagem, testes e instalagéo técnica: ndo estdo inclusas no prego

- Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricacao, estio exclusas eventuais pecgas de desgaste, operagao,
manutengio e armazenamento indevido. A garantia é dada posto em nossa fabrica em Piracicaba/SP. A garantia ndo
cobre despesas de transporte

- Assisténcia técnica: Permanente (posto fabrica Piracicaba/SP)

- A aceitagdo dessa proposta implicara na aprovacao por parte do cliente das condigdes e especificagdes dos produtos
descritos na mesma

- No pedido constar o numero da nossa proposta, e-mail para envio da nota fiscal eletrénica e confirmar a voltagem que
consta no descritivo técnico do equipamento

- Valor minimo para vendas: R$150,00

.




Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

1of2

| Favor enviar cotacao via e-mail: diopes@ce

Assunto: Re: RC 74422 - DESTILADOR DE AGUA - DETA

De: Vendas - Alexandre <vendas1@hipperquimica.com.br>
Data: 10/06/2020 09:53

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Bom dia Donilson,
Segue anexo sua proposta e também dados cadastrais.

PRONTA ENTREGA - DESPACHO EM 24HRS A PARTIR DO PEDIDO.

Atenciosamente,

Alexandre Morais
Vendas / Sales

¥ HIPPERQUIMICA

EQuipnrepning 2 meves porg lebaratans

(15 3266 - 4300 & (11990488627

B2 alocandro@hipperguirnicacomibs

2 wwwhipperguimicacombr

Em 10/06/2020 09:12, Donilson - CESAMA escreveu:

Bom dia!
Solicito especial atencdo no orgamento dos itens relacionados no anexo.

cesama.com.br em até 03 dias

uteis.

+*EAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

&

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

Pagamento: FATURA - 30 dias apés entrega do material em nosso almoxarifado.

FAVOR INFORMAR 0OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA
PAGAMENTOS

CNPJ - 21.572.243/0001-74
Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletrénica.
Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente:

10/06/2020 1
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B HIPPERQUIMICA Desde 1990

Equipamentos e moveis para loboratoric

DADOS CADASTRAIS

RAZAO SOCIAL: HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
NOME FANTASIA: HIPPERQUIMICA DO BRASIL

CNPJ: 64.138.944/0001-02

|.E: 368.026.575.115

I.M: 210014569

ENDERECO PARA ENTREGA, FATURAMENTO E COBRANCA

END: AVENIDA 21 DE MARCO, 450
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE: IPERO-SP

CEP: 18560-000

TEL: 15 3266-4300

CEL: 15 9 8189-4300 (WhatsApp)

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL
AG: 4567-5
C/C: 15886-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 4115

OP: 003

C/C: 00588-7

&

PRINCIPAIS FORNECEDORES

- WHEATON BRASIL VIDROS LTDA - (11) 13551803

- GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA- (15) 40095200

- LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S A - (15) 3221-5122

- HB INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA - (15) 3268-1773

- VIDROESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA - (15) 3363-9360
- LAM VALVULAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME - (11) 38767750
- FERA ATAC MAT ELETR HIDRAUL E FERRAG LTDA- (11) 2142-7000

- HIPERLINE IND E COM DE BANHEIRAS LTDA- (15) 3266-3474

- CENTERMIL COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- (15) 3266-1000

- HELVECIO CANCELA — ME- (15) 32663255

-AGA. SCREEN LTDA ME - (19) 34212235

Hipperquimica do Brasil IndUstria e Comércio Ltda. | CNPJ: 64.138.944/0001-02
Avenida 21 de Marco, 450 - Zona Industrial | 18560-000 - iperd - SP | (15) 3266-4300 | contato@hipperquimica.com.br



