Orcamento 837

21/07/2020
MAGMA (11) 2579-2356
Rua Curupa, 453 - Vila Formosa - S30 Paulo - SP - CEP: 03355-
010
rafaeI.oracic@magmarolementosicom.br
MAGMA COMERCIO DE ROLAMENTOS E MATERIAIS PROMOCIONAIS
EIRELI

CNPJ: 25.037.483/0001-20 1E: 14095572118

CESAMA 32-3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 natalina@cesama.com.br

Validade da proposta
31/07/2020

Avenida Bar&o do Rio Branco, 1843 - - de 1585 a 2103 - lado impar - Centro - Juiz De Fora - MG - CEP:

36013-020

Qt. Produto/Servico Detalhe do item

2 Vélvula c,ie Retencdo Horizontal. VALVULA DE RETENCAO, COM FLANGES E
Portiola Unica — DN 50 MM — PN10 >> PORTINHOLA UNICA,

CORPO DE FERRO FUNDIDO NODULAR ASTM
A-536 GRAU 65-45-12
DE ACORDO COM A NBR 6916 CLASSE FE
42012,
FELANGES COM RESSALTO
FURAC/&O DE ACORDO COM A NBR 7675,
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPOXI PO DE POSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MINIMA 250 MICRA,
( Ofertamos com pintura em EpOXi Liquida na cor

Total 4.144,00

Valor liquido 4.144,00

Previsdo de entrega
10 dias Uteis

Valor unitério Subtotal

2.072,00 4.144,00

Forma de pagamento:
30 DDL

Observagoes:
FRETE CIF

pagina 1de 1




Re: Fwd: ***SPAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS : SOLICIT...

Assunto: Re: Fwd: #kxgpAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE

RETENGAO

De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>
Data: 21/07/2020 12:32

para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina.

Pode aceitar o orgamento.

Em 21/07/2020 12:27, Natalina - CESAMA escreveu:
Boa tarde Ronaldo!

Segue para a sua avaliagdo.

Atenciosamente,

Natalina

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: #xxgpAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE

RETENGAO
Data: Tue, 21 Jul 2020 12:01:35 -0300
De: Rafael Oracic <rafae|.oracic@magmaro!amentos.com.br>
Responder a: rafael.oracic@magmarolamentos.com.br
Para: 'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Bom Dia Natalina !

Segue anexo nossa proposta comercial para atendimento
Desde ja ficarei a disposicao para qualquer eventual duvida

Atenciosamente.?

Rafael Oracic

Departamento Comerdial

e ®
g (11) 2579-2356

|'-Ir.||iiilii!;]||r1|r1liiill @H’(t1)9A0624772{:)

rolamentos § S RULERILTEE

@ ruiuel.orndc@mugmumhmemos.com.br

www.magmnrolnmentos.com.br

22/07/2020 09:C



Re: Fwd: ***SPAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS : SOLICIT...

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: terca-feira, 21 de julho de 2020 11:25
Para: rafael.oracic@magmarolamentos.com.br

RETENGAO

Bom dia Rafael!

Ainda n3o. Encaminha a sua proposta por favor.

Obrigada,
Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras & Cudastre de dMaterial .
Departomente de Compras € Estoque {DECE} ‘ ‘ ESA M A
{32} 3692-9331 7 -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

Em 21/07/2020 11:14, Rafael Oracic escreveu:

BOM DIA NATALINA !

\ ESTE ORCAMENTO JA FOI FECHADO ?

| CONSEGUI COM UM OUTRO FORNECEDOR QUE ME RESPONDEU HOJE QUE TINHA PARA ATENDIMENTO

NO AGUARDO

Atenciosamente.?

Rafael Oracic

Departamento Comerdial

e ® .
2" % @ v 2579-235
ragma|s--s
tolamentos § RS FULERILER

@ mfuel.omdc@magmmolcmentos.mm.br

www.magmuroiumenlus.com.br

De: Natalina - CESAMA [maiIto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de julho de 2020 11:03

Assunto: Re: ***SPAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS : SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE

22/07/2020 09:(



Re: Fwd: ***SPAM*** MAGMA ROLAMENTOS E PECAS : SOLICIT..

para: ATUADOR - AUTOMAGAO
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

Bom dia Rafael!

Solicito orgamento para 0s itens N0 anexo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cudastro de Material
Departomento de Cornpras & Estoque (DECE] ‘ ‘ Es A MA

{32} 3692-9331 z r:
CNPE: 21.572.243/0001-74 gguea e viaa

22/07/2020 09:(



BOMBAS E PAINEIS ELETRICOS

Contagem, 22 de Maio de 2020 Proposta BHS-4248-05-2020

CESAMA

At: Natalia Borges Francisco
E-mail: natalia@cesama.com.br

Em atenc&o & sua solicitagao, apresentamos nossa proposta referente a aquisi¢do de valvulas, para
analise:

Item | Qtde. Descrigdo R$ Unit. R$ Total

VALVULA RETENCAO PORT. UNICA DNO50 PN10/16 ferro
fundido ductil conforme ASTM a-536 grau 65-45-12 ou
de acordo com a NBR 6916 classe FE 42012, com flanges
com ressalto e furacdo de acordo com a NBR 7675,
revestimento interno e externo em epoxi pé depositado
01 02 eletrostaticamente com espessura minima 250 Micra,
padrio de cor azul. Para redes de distribuicdo de dgua
potavel. Fornecimento com ABF (02 pegas) e parafusos
(08 Pegas) correspondentes. Equipamento contém nome
ou marca do fabricante, ano de fabricacdo, classe de
pressdo e DN correspondente, fundidas em alto relevo.

2.450,00 4.900,00

Total: 4.900,00

Complemento Comercial:

Pagamento: Padrao Cesama
Prazo de entrega: 15/ 25 dias
Impostos: inclusos

Local de entrega: CIF
Validade: 30 dias

Atenciosamente

Victor Gabriel Carvalho
Departamento Comercial

BHS - Bombas Hidraulicas e Servigos Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895
E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br
E-mail: bhspaineis@bhsbombas.com.br
www.bhsbombas.com.br
Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chacaras Reunidas Santa Terezinha
CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG



ENVIO DE PROPOSTA BHS 4248-05-2020

Assunto: ENVIO DE PROPOSTA BHS 4248-05-2020
De: <victor@bhsbombas.com.br>

Data: 22/05/2020 14:37
Para: "Natalina - CESAMA"™ <natalina@cesama.com.br>

Boa Tarde Srta. Natalia!
Em atengdo a sua solicitacdo,

Desde ja agradego e me coloco a disposi¢do para maiores duvidas ou negociagdes !

Atenciosamente,

Victor Carvalho

BOMBAS E PAINEIS ELETRICOS

BHS - Bombas Hidraulicas e Servigos Ltda.
(31) 3913-9003 - 8867-3895

E-mail: bhsbombas@bhsbombas.com.br
E-mail: bhspaineis@b‘hsbombas.com.br
www.bhsbombas.com.br

Rua Romualdo José da Silva, 295 - Chacaras Reunidas Santa Terezinha Rely on axcelience

CEP.: 32.183-160 - Contagem / MG

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2020 09:21

para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Bom dia!

Solicito orgamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Deportamento de Compras e Estoque {DECE} ‘ ‘ E-s A m

(32) 3692-9331 - A
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agguea é videa

segue em anexo proposta BHS 4248-05-2020 referente a aquisicdo de valvulas.

Selos Mecanicos

e a il
e
i

—Anexos:

BHS-4248-05-2020- CESAMA.pdf

4 3.1

131KB

22/07/2020 09:14



LUPY BRASIL VALVULAS
(m RUA ABRAHAO, 65 N° PROPOSTA: 001020

LUPY BRASIL JD. SANTA IZABEL - COTIA - SP
v CEP: 06709-520 FONE: 11 4702-3139 EMISSAO: 04/06/2020

CNPJ: 26.133.037/0001-81

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: 001161 - CESAMA

Endereco: AV BARAO DO RIO BRANCO,1843 -10°ANDAR Bairro: CENTRO

Cidade: JUIZ DE FORA/MG CEP: 36013-020
TELEFONE: 32 3692-9326 FAX: 3692-9328
E-Mail: nfe@cesama.com.br;wconde@cesama.com.br;anogueira@cesama.com.br;compras@cesama.com.br
Contato: NATALINA Contato: 32 3692-9331
DADOS DOS PRODUTOS

Item Codigo Descricao Quant. Unid. Pr. Unit. Pr. Total Prazo Entr.

720,00 R$ 1.440,00 30/07/2020

01 010073 VALVULA RETENCAO R$
HORIZONTAL PORT UNICA
DN50 PN10

R$ 1.440,00

TOTAL

Cond. Pagmento: 30 DIAS
Frete: CIF

Impostos: .
Nota: Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos ap6s o envio da proposta,

e sendo comprovada sua alteracdo, implicardo na revisdo dos mesmos para mais ou para menos.

Observagoes: natalina@cesama.com.br

NALISE DE CREDITO , quando da confirmacéo do Pedido, 0

Analise Crédito: Todos os fornecimentos, estdo sujeitos a A
do CPNJ, Cartao da Inscrigdo Estadual, Contrato Social

cliente deve enviar os documentos: Copia Cartao
Ultima alteracdo, Balancgo, Declaracdo de Contribuinte emitida pelo Estado.
Nota: O Aceite do PEDIDO DE COMPRA fica condicionado ao resultado da analise de crédito.

Valid. Proposta: 30/07/2020



ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE ...

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO
De: Gestdo de Contratos <gestaodecontratos@lupybrasil.com.br>

Data: 04/06/2020 16:40
Para: <natalina@cesama.com.br>
CC: "licitacao"" <licitacao@Iupybrasil.com.br>

Boa tarde
Prezada Natalina,

Segue orgamento conform
Agradecemos o contato e nos colocamos a disposigdo.

Atenciosamente,

| : ~ Claudia Gomes
C{j LUPY g%&&“‘ Gestéo de Contratos

Rua Abfaﬁaé, 65 - Jardim Santa lzabel - Cotia - SP
Cep: 06709-520 - Fone: {11) 4702-3139

De: licitacoes@bgtcontrols.com.br <licitacoes@bgtcontrols.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 16:08

Para: 'Gestdo de Contratos' <gestaodecontratos@lupybrasil,com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73073 - VALVULA DE RETENCAO

‘Margeli Nascimento
Licitagbes

) +55 11 4617-6677
+55 11 98272-5392
CONTROLS www.bgteontrols.com.br

YALVULAS E CONRXCES

Estrada Velha de Sorocaba, 1201.
Granja Viana - Cotia - SP - CEP:66708-320

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 09:01

para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Fwd: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

Bom dia!

Solicito orgamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Eavor informar os dados para o deposito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras € Estoque {DECE) ‘ ‘ Es A MA

(32) 3692-9331 - fVE/ B
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dguea é vida

] Livre de virus. www.avast.com.

e vossa solicitagdo , Estamos encaminhando orgamento pela LUPY BRASIL que faz parte do grupo BGTCONTROLS.

-

~— Anexos: S

22/07/2020 09:09



Re: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VAL...

14 1.9

Assunto: Re: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO
De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 05/06/2020 08:19
para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!
Pode aceitar o orgamento.

Obrigado.

Em 04/06/2020 16:58, Natalina - CESAMA escreveu:

Boa tarde Ronaldo!
Segue para a sua avaliagdo.

Atenciosamente,
Natalina

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGA

Data: Thu, 4 Jun 2020 16:40:12 -0300
De: Gestdo de Contratos <gestaodecontratos@|upvbrasiI.com.br>

para: natalina@cesama.com.br
cc: 'licitacao' <licitacao@lupybrasil.com.br>

Boa tarde

Prezada Natalina,

Segue orgamento conforme vossa solicitagdo , Estamos encaminhando orgamento pela LUPY BRASIL que faz parte do grupo
BGTCONTROLS.

Agradecemos o contato e nos colocamos a disposigao.

Atenciosamente,

S — c|aud,a(;°mes .
CD LUPY %BQRAE"Q' Gestdo de Contratos

Rua Abrahao, 65 - Jardim Santa lzabel - Cotia - SP
Cep: 06709-520 - Fone: (11) 4702-3139

22/07/2020 09:10



Re: Fwd: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VAL...

De: licitacoes@bgtcontrols.com.br <licitacoes@bgtcontrols.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 16:08

Para: 'Gestdo de Contratos' <gestaodecontratos@lupvbrasil.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

Cau,

" Margeli Nascimento
) Licitagdes
& +55 11 4617-6677
ONTROLS {5 +55 11 98272-5392

Wias roonesaes  Wwwhgteo nirols.com,br

O

Estrada Velha de Sorocaba, 1201. )
Granja Viana - Cotia - SP - CEP:06709-320

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 11 de maio de 2020 09:01

para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Fwd: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
Condices comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente,

Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departomento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ Es A MA

132) 3692-9331 - 4
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

Livre de virus. www.avast.com.

e 02 DA

22/07/2020 09:10



Re: Fwd: RES: SOL}_CITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VAL...

I 1A~ 2

N

Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Data: 22/04/2020 16:12
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina.

Pode aceitar o orgamento.

Em 22/04/2020 15:30, Natalina - CESAMA escreveu:

Boa tarde Ronaldo!
Segue para asua avaliagdo.

Att;

-------- Mensagem encaminhada

lia@2020

Data: Wed, 22 Apr 2020 15:11:09 -0300
De: Marcelo - Metalurgica Piracicaba <marcelo@mpvalvulas.com.br>

Para: natalina@cesama.com.br

VALVULAS

Prezada Natalina,

Boa tarde!

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

23/04/2020 08:39



Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VAL...

Apresentamos nossa cotagdo para fornecimento da vélvula.

Sendo s6 para o momento, antecipo meus agradecimentos € coloco-me a disposigao.

- MARCELO CORREA
= MP Yendas
VALVULAS
WETALURGICA PIRACICABA o 3429.1270 10 99852.4573 @
19 3429.6930 19 34291122

Rod Comelio Pires 5P 137 - KM 43 - BCampesite | PIac

Yo mipyalyulas. com il

De: mpvalvulas@mpvalvulas.com.br <mpvalvuIas@mpvalvulas.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 22 de abril de 2020 09:44

Para: 'Marcelo - Metalurgica Piracicaba' <marcelo@mpvalvulas.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

De: Natalina - CESAMA
Enviada em: segunda-feira, 20 de abril de 2020 08:16

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITA(;Z\O DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Bom dia!

Solicito orgamento para 0S itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno.

23/04/2020 08:39



iwp

VALVULAS

OPGAO: SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSAO BY-PASS

Ne ITEM MATERIAL

1 CORPO FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
2 ANEL DE VEDAGAO DO CORPO ACO INOX ASTM A217 GR. CA15 REV. 07
3 | ANEL DE VEDAGAO DA CONTRA SEDE BORRACHA BUNA-N (VULCANIZADA)
4 CONTRA SEDE FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
5 PORCA DA CONTRA SEDE A307-GR.A

6 EIXO ACO INOX AlISI 410 - ASTM A276/06

7 JUNTA PAPELAO HIDRAULICO NA 1040

8 BRAGO FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
9 TAMPA FeFe NOD. ASTM A536 GR. 65-45-12/04
10 PARAFUSO E PORCA A 307 - GR.A/A563-GR.A
11 PLUG ACO GALVANIZADO

Desenhista: Daniel Trombim Des. N°.: T.163FX-B ESCALA: S/E  Unidade: mm FOLHA: 1/2 DATA: 09/10/15 REV. 00

Ria Prof® Eugenio Losso, 1270 l . .
19) 3429.1122 | Baireo Unilosts | Piracicaba/SP www mpyalvulas com b



FICHA TECNICA - DIMENSIONAL

VULA RETENCAO PORTINHOLA ~ FLANGEADA | DINPN10/16

bmp

VALVULAS

DN 40 50 65 75 100 125 150 200 250 300 350 400 450
L 165 200 225 250 300 330 400 500 600 700 800 200 1000
B 14,2 15,8 17,5 19,1 23,9 23,9 25,4 28,4 30,2 31,8 34,9 36,5 39.7
F 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615
R 88 98 122 127 153 188 209 264 319 367 427 477 532
C 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565
N 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20
K 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 26 26

- Bairro Unlileste | Piracicaba/SP

¢

Desenhista: Daniel Trombim  Des. N°.: T.163FX-B ESCALA: S/E

Caracteristicas:
Construgao conforme MSS-SP71, Face a face conforme DIN 3232

Flanges conforme NBR7675 (RF) e teste conforme AP| 598

Unidade: mm  FOLHA: 2/2 DATA: 09/10/15 REV.. 00

19)3429.1122

Riia Piofe Eugenio Losso, 1270 [ B apvliula o b



RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE ...

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO
De: Marcelo Spad3o - Grupo Hidrogeron <comercialo5@hidrogeron.com>

Data: 29/04/2020 09:42
Para: "'Natalina - CESAMA'"" <natalina@cesama.com.br>

Natalina, bom dia

O item e especificagbes abaixo n3o faz parte do escopo de fornecimento da Hidrogeron.
Desde j& obrigado por nos procurar estamos sempre a disposi¢do para as préximas cotagdes.

Atenciosamente,

MARCELO SPADAO
Comercial

- GRUPO . Skype: comercial05.hidrogeron
@ HlDROCERON comercial05@hidrogeron.com
; Yratamento de Agus ¢ Esgoto (43) 3172-6566 — ramal
(43) 99160-7833 - whatsapp
www.hidrogeron.com

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 08:19

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Bom dia!

Solicito orgamento para os itens no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.

Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras € Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ Es A MA
id

(32) 3692-9331 r -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ey e vidd

29/04/2020 09:48

1da?



Planilhal

ER ACTION COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Cti n CNPJ : 22.103.163/0001-32 |E: 669.890.516.119
" il s R. Avaré Numero: 605/619 - Jd. Leocadia -Sorocaba / SP CEP: 18.085-345

TELEFONE: (15) 3228-7070

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA Srta. Natalina Borges Francisco

e-mail: natalina@cesama.com.br

Av. barao do rio Branco, 1483 g /10 andar - centro - Juiz dé Fora - MG
Telefone: (32)3692-9331

cnpj : 21.572.243/0001-74

Solicitacao do cliente: rc 73079 el
PROPOSTA COMERCIAL N°. 0039/2020
DATA 22.06.20.
QTDE. UNID. DESCRIGAO N.C.M. VLR UNIT VLR TOTAL PRAZO
ENTREGA
VALVULA DE RETENGAO, COM FLANGES E PORTINHOLA
UNICA, CORPO E TAMPA DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
CONFORME ASTM A-536 GRAU 65-45-12 PORTINHOLA
MACIGA E ANEL DE VEADCAO DO CORPO EM BRONZE ASTM
02 pc B-62 COM FLANGES COM RESSALTO E FURAGAO DE 84813000 R$ 1.670,00 R$ 3.340,00 10 ddu
ACORDO COM A NBR 7675. DESVIO: ofertamos Pintura em
Epoxi Liquida e Nao Eletrostatica 2 Py . / INCLUSO 02 JUNTAS
BORRACHA EPDM 70 SHORE ( FF ) 3,2 MM X 2" X
150#- 08 Parafuso estojo em wcb 5/8 x 85 mm C/ 2 percas
sub TOTAL R$ 3.340,00

VALOR st

Notas Importante:

1) PRAZO DE ENTREGA SALVO VENDA PREVIA.
2) CONDICOES DE PAGAMENTO SUJEITO A ANALISE DE CREDITO

B CONDIGOES DE FORNECIMENTO , . R

COND. PAGTO. 30 ddl - mediante aprovacao de credito

TRANSPORTE CIF

ICMS INCLUSO IPl: N&o Aplica

ICMS ST Substituicso Tributaria: Excluso do prego, a verificar de acordo com a legislacao vigente para cada Estado.
VALIDADE PROPOSTA 15 DDU

Vendedor Rose Venancio

depto. Vendas
(11) 99608-0341
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RES: Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - ...

Assunto: RES: Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

De: "ACTION" <action.com.serv@gmail.com>

Data: 22/06/2020 13:03
para: "'Natalina - CESAMA™ <natalina@cesama.com.br>

prezada Natalina, boa tarde.

Segue anexo proposta comercial para o material solicitado abaixo, estamos atendendo suas solicitagdes quanto a pra

Agradego imensamente sua consulta, espero podermos estarmos fechando esta proposta 0 mais breve possivel.

Caso tenha qualquer duvida , estarei a sua disposicdo para esclarecimento.

Atenciosamente,

Zsoe Yenancio

Depto. Comercial

(15) 3228-7070

(11) 99609-0341
action.com.serv@gmail.com
Skype: rose_venanciol

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO MANUTENCAD EMVALVULAS E EQUIPAMENTOS

TKS!

A INDUSTRIAIS pe

B o e |

') Action

Equipamenios indusinais

FLUID
CONTROLS

PETROBRAS
o

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de junho de 2020 09:53

para: VALVULAS DIVERSAS <action.com.serv@gmail.com>
Assunto: Fwd: Re: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO

Bom dia Rose!

ABF(arruela de borracha para flanges).

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisce
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Esioque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331 - -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua ¢ vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCA

Data: Mon, 22 Jun 2020 09:20:37 -0300
De: ACTION<aclion.com.serv(a}gg_lail.com>

Para: 'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Natalina, bom dia.

Favor esclarecer o que seria 0 certificado ABF ?

Atenciosamente,

Rose Venancio

70 de pagamento e frete.

24/06/2020 07::



RES: Re: Fwd: RES: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC73079 - .

Depto. Comercial

(15) 3228-7070
(11)99609-0341
action,com.serv(@gmail.com

Skype: rose_venanciol

DISTRIBUIDOR AUTORZADC MANUTENCAD EM VALVULAS E EQUIPAMENTOS

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 19 de junho de 2020 15:40

Para: action.com.serv@gmail.com
Assunto: SOLICITAGCAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Boa tarde!

Solicito orgamento para 0s itens no ancxo:

Favor informar na proposta o valor unitario. total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos ¢ pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancdrio.

Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras € Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 - -l
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgue é vida

—Anexos.———————

P 0039 CESAMA 22.06.20.pdf

g =
FLUID 1
CONTROLS o

VALVULAS INDUSTRIAIS
Y

PETROBRAL

39,9kB
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RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE R...

1de3

Assunto: RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO
De: FUNDICAO APERIBE RJ <vendas.apefund@hotmail.com>

Data: 11/05/2020 12:20
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde
Agradego a cotagao
N3o temos este item

Leazi

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 09:19
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material '
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M
(32) 3692-9331 - 4

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

—newsletter apefund.jpg

13/05/2020 08:44



RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE R...

ACAD - RCOPLAMENTOS
ABRACADEIRAS - SANEAMENTO

. {ggg eI VAIRSBRPEFNDON R

Q ROD. RJ116 - KM 209 - RPERIBE - RJ - CEP 28.495-000

TEMOS 0S MELHORES PRECOS DO MERCADO!

— Anexos:

2de 3 13/05/2020 08:44



RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE R..

l1del

Assunto: RE: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO
De: STARTUBO SANEAMENTO <startubo@hotmail.com>

Data: 11/05/2020 11:19
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia!

N3o trabalhamos com o diametro solicitado.
Nossas Valvulas de retengdo iniciam no DN 75 (4gua) e DN 80 (esgoto)

Atenciosamente;

Stephany Salvatte
Unidade de Licitagbes e Contratos

(19) 4122-4502/(19) 4122-3506
STARTUBO COMERCIAL EIRELI EPP

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 09:19
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departomento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331 - y
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

Livre de virus. www.avast.com.
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RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE R..

Assunto: RE: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGAO
De: GP SANEAMENTO <gpsaneamento@hotmail.com>

Data: 11/05/2020 18:29
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia

N3o tenho a pega solicitada nessa medida, mas agradeco o contato.

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 15:16

Para: GP SANEAMENTO <gpsaneamento@hotmail.com>

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENCAO

Boa tarde!
E para estimativa para pregdo eletrdnico.

Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras & Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 7 -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

Em 11/05/2020 14:58, GP SANEAMENTO escreveu:
Boa tarde

A cotagdo trata-se de estimativa para licitagdo ou compra direta?

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de maio de 2020 09:19
Assunto: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 73079 - VALVULA DE RETENGCAO

Bom dia!

Solicito orcamento para 0s itens No anexo:

Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,

13/05/2020 07:4



