RC 76468 - DEAU

ITEM Codigo Descrigao do material Quant. | EDILSON REI CIRILO |E. GERAIS|CONDUTEC| Menor Custo T. Menor Custo
1 009.001.0044-3 [ABRACADEIRA DE NYLON 40CM 200 *R$ 0,38 R$ 0,99 *R$ 0,52 R$ 0,95 *R$ 0,29 R$ 0,95 R$ 190,00
2 010.235.0019-1 [CABO DE COBRE 750V DE 16MM2 VERDE 6 R$ 17,60 R$ 15,06 *R$ 21,33 | R$ 14,98 R$ 15,60 R$ 14,98 R$ 89,88
3 010.232.0096-1 [CABO FLEXIVEL 1KV 240MM2 PRETO 90 R$ 236,42 R$ 248,70 R$ 256,39 | R$ 189,95 | R$ 274,00 R$ 189,95 R$ 17.095,50
4 010.160.0010-3 [CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL 400A 4 NC R$ 1.096,18 | R$ 1.488,00( R$ 879,00 | R$ 1.350,00 R$ 879,00 R$ 3.516,00
5 010.405.0025-0 [TERMINAL DE COMPRESSAO 240MM2 72 *R$ 57,55 R$ 39,20 R$ 38,90 R$ 29,85 | *R$ 28,90 R$ 29,85 R$ 2.149,20
Total R$ 23.040,58

Dispensa de Licitagdo - Cotagdo no mercado para a requisicdo de compra n2 76468 considerado o menor preco em conformidade com o art.17 do RILC visando a economicidade. O fornecedor
ELETRICA GERAIS LTDA possue certidées (INSS,FGTS e CNDT) dentro do prazo de validade. Fechamento global visto o baixo valor para o faturamento do fornecedor Edilson Elétrica. Condutec ndo
possui certidoes regularizadas.

NATALINA BORGES
FRANCISCO:6515156960

0

NATALINA BORGES

Assinado de forma digital por

FRANCISCO:65151569600

Dados: 2020.09.30 09:55:31 -03'00"
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Re: PC 76468

1de?

Assunto: Re: PC 76468

De: José Antonio <jteixeira@cesama.com.br>

Data: 27/08/2020 08:13

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!
De acordo!
att

Em 26/08/2020 17:24, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom tarde!
Seguindo..

Att;
Natalina

Em 26/08/2020 17:08, José Antdnio escreveu:

Natalina, boa tarde!
anexo ndo veio.
att

Em 26/08/2020 07:57, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia José Antonio!
Segue a planilha para a sua andlise.

No aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compros e Cadastro de Material '
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ESAm
{32) 3692-9331 ‘

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

Em 25/08/2020 09:41, José Antdnio escreveu:

Natalina, bom dia!
faltou este para completar.

att

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:jteixeira@cesama.com.br
Data:Wed, 19 Aug 2020 10:02:06 -0300
De:Alexandre Vital <alexandre.condutech@gmail.com>
Responder a:alexandre.condutech@gmail.com
Para:jteixeira@cesama.com.br

ALEXANDRE VITAL
Tel. 32-3221-7705

alexandre.condutech@gmail.com
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Re: PC 76468

José Anténio Teixeira
Chefe de Departamenio
Depariamento de Automagao (DEAU)
(32) 3692-9446 / 8420-5509 / 8899-7005

José Antbnio Teixeira

Departamento de Automagéo (DEAU)
{32) 3692-9446 / 8420-5509 / 8899-7005

2 de ?

"CESAMA

-

dgua é vida

o i e "(;EsAMA

gua é vida
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Orgcamento de venda oo
OR0100000005-

Loja: 01 EDILSON FLETRICA LTDA Data: 19/08/2020

vendedor: 0017 - GUILHERME

cliente: 0000 - CLIENTE BALCAO
CODIGO DESCRIQﬁU QUAHT. PREGO UHIT. DESC. TOTAL
005705 CABINHO FLEXIVEL 240MM PRETO 1KV HEFR a0.00 236.42 0.00 21,277.80
006579 TERMINAL COMPRESSAON Z40MM CURTO INTELLI 72.00 57.55 0.o00 4,143.60
oo7109 ABRACADEIRA NYLON L=4,8 X C=190 PRETA.. 200.00 0.38 0.00 76.00
ooso4ay CAEOD COBRE NU 16 MM ELETROLITICO. 6.00 17.60 0.00 105.60

) Yalor dos Produtos

Forma de Pagamento Valor Troco 25,603.00
DINHEIRO 25,603.00 0.00 | [ (=) Desconto 5. 00
{+) Acréscimos 0.00
(=) Valor da Nota 25 , 603.00

validade da proposta: 05 dias
N&o aceitamos devolugdes de fios, cabos, barramentos
e tubos vendidos & wetro ou materiais pedidos por encomenda

Controplan Sistemas para Informitica Ltda Pagina i




Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 76468 - MATERIAL ELE... 18

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 76468 - MATERIAL ELETRICO
De: Balcao Edilson Elétrica <vendas@edilsoneletrica.com.br>

Data: 19/08/2020 14:37
Para: "Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>

Bom dia,

Estamos buscando a melhoria de nosso atendimento, visando o melhor para nossos clientes.
Para isso, precisamos de seu auxilio. Estamos com o orcamento ainda em aberto em nosso sistema e precisamos de um
posicionamento quanto a fecharmos ou, se for o caso trabalharmos nos valores, ou ainda, se ja fechou nos informar o que nos

faltou para atingir suas expectativas.

Certo de que podemos contar com seu apoio, agradecemos antecipadamente.

(D EDILSON ELETRICA

Guilherme Martins

DEPARTAMENTO DE VENDAS

FONE: (32) 3215-4473/WHATSAPP: (32) 98405-1201
EMAIL: VENDAS@EDILSONELETRICA.COM.BR
AV: BRASIL , 7935 MARIANO PROCOPIO

CEP: 36080-060

JUIZ DE FORA - MG

"DURANTE A TEMPESTADE, O PESSIMISTA SE QUEIXA DO VENTO, O OTIMISTA ESPERA QUE ELE MUDE E
O REALISTA AJUSTA AS VELAS DO SEU BARCO".

Bed i

------ Mensagem original ------
De: "Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>
Para:

Enviado(s): 19/08/2020 12:53:11
Assunto: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO - RC 76468 - MATERIAL ELETRICO

o

a E
.;_M;@rm;&_zvﬂs o ,Q;ﬂ,‘z,:,_ﬁiﬂ»w{x«.wm .

Boa tarde!
Solicito orgamento para 0s itens no anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancario.
Desde ja agradecgo e aguardo retorno em até 03 dias uteis.

Atenciosamente,
Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estogue (DECE} ‘ ‘ ESAMA

{32) 3692-9331 r 6 wi
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ague e viada

—Anexos:

Cesama.pdf 25,8KB

20/08/2020 08:3:
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PC 76468 RESPOSTA DE ORCAMENTO - REI MATERIAIS ELETRICOS

L S P |

Assunto: PC 76468 RESPOSTA DE ORCAMENTO - REI MATERIAIS ELETRICOS

De: José Antdnio <jteixeira@cesama.com.br>

Data: 19/08/2020 13:31
Para: DECL - Natalina <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!
Segue cotagdo do PC 76468.

att

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RESPOSTA DE ORCAMENTO - REI MATERIAIS ELETRICOS
Data:Tue, 18 Aug 2020 17:22:30 -0300
De:Karine Rei <karine@reimatel.com.br>
Para:jteixeira@cesama.com.br

Boa tarde!

Segue orgamento solicitado na Rei Materiais Elétricos.
CONDICOES DE PAGAMENTO NA OBSERVACAO.
Vendedor: Daniel

Att...

Materiais Elétricos & Hidraulicos
(032) - 3215.6292

karine Santos
karine@reimatel.com.br
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— Anexos:

ORCAMENTO N® 20200817133.pdf

330KB

19/08/2020 13:3’



ELETRICA CIRILO

CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA.
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 956 - CENTRO.
TELEFONE: (32) 3082-7995 TELEFAX: (32) 3215-7102
CEP 36070-000 JUIZ DE FORA — MINAS GERAIS

Cesama // cotagdo n 179403

" |Manoel fabiano B
7" DESCRICAO DE MATERIAL

terminal de compresséo 240mm

R$  2.800,80

cabo de cobre flex 1kv 240mm pt

R$ 23.075,10

200 abracadeira nylon 40 cm

R$ 104,00

6 cabo de cobre 16mm vd 750v

R$ 21,33

R$ 127,98

4 chave seccionadora fusivel 400A

R$ 1.488,00

R$ 5.952,00

R$ .

R$ 8

R$ -

faturado 30 dias

R$ =

frete CIF

R$ “

R$ -

R$ -

R$ =

R$ .

R$ -

R$ .

R$ -

R$ .

R$ s

R$ s

R$ 2

R$ .

R$ =

R$ =

R$ -

R$ -

R$ -
- R$ 32.059,88

VALIDADE DO ORCAMENTO

10 DIAS

21



RESPOSTA COTACAO N 179403 29

Assunto: RESPOSTA COTACAO N 179403

De: Miguel Cirilo <eletricacirilo@hotmail.com>
Data: 19/08/2020 14:49

para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde, segue anexo

Atenciosamente
Manoel fabiano

—Anexos.————————

CESAMANATALINA190820.xIsx 16,3KB

e 20/08/2020 08:3



Elétrica Gerais

Materiais Elétricos

Rua Tereza Cristina, 116 - Bairro: Mariano Procopio - Juiz de Fora . MG )23313-8861
Juiz de fora 19 de Agosto 2020

A CESAMA
A/C: Sr. JOSE ANTONIO

Em atendimento a sua solicitagdo, é com satisfagdo que apresentamos nossa proposta orgamentaria.

Item| Quant. Descrigéo VI. Unit. VI. Total
1 50 | MTs |CABO FLEX. 240mm? 1KV PRETO - LAMESA RS 189,95 | RS 17.095,50
2 72 | UND |[TERMINAL DE COMP. 240mm? - INTELLI RS 29,85 | RS 2.149,20
4 6 | mTs |CABO FLEXIVEL 16mm? VERDE - LAMESA R$ 14,98 | RS 89,88
6 | 200 | uND [FITA HELLERMANN 390mm X 7,6mm LARGURA | RS 0,95 | RS 190,00
= s | LB PLACA DE POLICARBONATO LISA 1000 X 600 X

3mm RS 349,90 | RS 699,80
8 2 | UND |CHAVE SECCIONADORA FSW - 400 - WEG R$ 879,00 | RS 3.516,00
RS 23.740,38

VENDEDOR: CHARLLES
ENTREGA: IMEDIATA
FATURAMENTO: A COMBINAR
IMPOSTOS: INCLUSOS




PC 764687 - Resposta de Cotagdo - Elétrica Gerais Ltda. 24

Assunto: PC 764687 - Resposta de Cotagdo - Elétrica Gerais Ltda.
De: José Antonio <jteixeira@cesama.com.br>

Data: 19/08/2020 13:27

Para: DECL - Natalina <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!
Segue cotagdo do PC 76468.

att

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Resposta de Cotagdo - Elétrica Gerais Ltda.
Data:Wed, 19 Aug 2020 16:14:31 +0000 (UTC)
De:Elétrica Gerais Ltda. <eletricageraisif@yahoo.com.br>
Responder a:Elétrica Gerais Ltda. <eletricageraisif @yahoo.com.br>
Para:jose antonio cesama <jteixeira@cesama.com.br>

Boa tarde.

Segue em anexo cotagdo solicitada.

Imagem incorporada

Desde j& agradecemos e colocamo-nos 3 disposicdo para esclarecimentos!

CHARLLES R. SILVINO

ELETRICA GERAIS LTDA

CNPJ: 11.789.974/0001-12

INSC: 001.577.826.0008

Endereco: Rua Tereza Cristina, 116 - Mariano Procopio
Juiz de Fora / MG - CEP: 36.080-120

( Tel: 55 (32) 3313-8861
Cel: 55 (32)9 8835-6885.

—1590591511789blob.jpg

tumiere

QUEM COMPRA NA

Elétrica Gerais
NAQ COMPRA EM DUTRA
LOJA JAMAISH!

10(mos de Solucdco

(32)3313-8861

FORNECEDOR
DE MATERIAL
ELETRICO

— Anexos:

CESAMA 19-08-20.xlsx 146KB

1590591511789blob.jpg

184KB

19/08,/2020 13:3
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Page 1 of 1
L, NAO E DOCUMENTO FISCAL
NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

r Identificacao do Estabelecimento Emitente J

Emitente: NOVA ELETRICA CNPJ/CPF: 23.456.051/0001-28
F Identificagéo do Destinatario J

Telefone: (32)3239-1227 CNPJ/CPF: 21.572.243/0001-74

Destinat.: 688 - COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

COMPANHIA SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

AV. BARAO DO RIO BRANCO, 1843 - CENTRO - JUIZ DE FORA - 36013-020

Enderego:
Numero DAV: 0000075205 Data Pedido:  17/08/2020 Data Entrega:  17/08/2020 Vendedor: ALEXANDRE 09:57
r Codigo Produto Un Quant. Peso Pr.Venda Desc.ltem Prego Total
1165 CABO NAX-240,0MM2 0,6/1KV PT MT 90,00 90,00 274,00 0,00 24.660,00
5780 INTELLI TERMINAL COMPRESSAOQ 240MM2 PC 72,00 72,00 28,90 0,00 2.080,80
11868 CABO FLEX 016MM2 750V VD MT 6,00 6,00 15,60 0,00 93,60
15864 ABRAC PLAST 400 X 4,8MM PT PC 200,00 200,00 0,29 0,00 58,00
0,00 Peso Total: 368,00 Desconto: 0,00 26.892,40

Faturamento: 1 - Dinheiro Frete:

Vencimento 16/09/2020 Valor : 40,00

E vedada a autenticagdo deste documento



PC 76468 26

Assunto: PC 76468

De: José Antonio <jteixeira@cesama.com.br>
Data: 25/08/2020 09:41

Para: DECL - Natalina <natalina@cesama.com.br>

Natalina, bom dia!
faltou este para completar.

att

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:jteixeira@cesama.com.br
Data:Wed, 19 Aug 2020 10:02:06 -0300
De:Alexandre Vital <alexandre.condutech@gmail.com>
Responder a:alexandre.condutech@gmail.com
Para:jteixeira@cesama.com.br

ALEXANDRE VITAL
Tel. 32-3221-7705

alexandre.condutech@gmail.com

e Q Livre de virus. www.avast.com.

—Anexos:

cesama75205.pdf 43,1KB

26/08/2020 07:51
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