
Assunto:�RES:�RC�77327�-�TUBO�PVC�-�DECE
De:�"Vendas�-�PAMCore"�<vendas@pamcore.com.br>
Data:�16/09/2020�11:09
Para:�"'Donilson�-�CESAMA'"�<dlopes@cesama.com.br>
CC:�<vendas@pamcore.com.br>

Prezado�Donilson,�bom�dia.��

Informamos�que�não�apresentaremos�proposta�pelos�produtos�solicitados�não�fazerem�parte�da�linha�de
fabricação/comercialização�da�Saint-Gobain�Canalização,�que�no�caso�são�tubos,�conexões,�válvulas,�aparelhos�e
acessórios�em�ferro�fundido�dúc l.

Agradecemos�pela�consulta�e�con nuamos�à�disposição�para�as�informações�que�se�fizerem�necessárias.

Atenciosamente,

De:�Donilson�-�CESAMA�[mailto:dlopes@cesama.com.br]
Enviada�em:�quarta-feira,�16�de�setembro�de�2020�11:02
Para:�des natarios-nao-revelados:
Assunto:�RC�77327�-�TUBO�PVC�-�DECE

Bom�dia!

Solicito�especial�atenção�no�orçamento�dos�itens�relacionados�no�anexo.
Favor�enviar�cotação�via�e-mail:�dlopes@cesama.com.br��em�até�03�dias�úteis.
***FAVOR�INFORMAR�A�MARCA�DO�MATERIAL�COTADO
Frete:�CIF�–�JUIZ�DE�FORA/MG
Pagamento:�FATURA�-�30�dias�após�entrega�do�material�em�nosso�almoxarifado.
FAVOR�INFORMAR�OS�DADOS�CADASTRAIS�E�BANCÁRIOS�DA�EMPRESA�PARA�PAGAMENTOS
CNPJ�–�21.572.243/0001-74
Estamos�recebendo�apenas�a�Nota�Fiscal�Eletrônica.
Desde�já�agradeço�e�aguardo�retorno.
�Atenciosamente:

Livre�de�vírus.�www.avast.com.
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Assunto:�Re:�RC�77327�-�TUBO�PVC�-�DECE
De:�Melissa�de�Jesus�<contato@portaldasatas.com.br>
Data:�16/09/2020�14:01
Para:�Donilson�-�CESAMA�<dlopes@cesama.com.br>

Prezados,

venho�por�meio�deste�informar�que�a�empresa�não�está�fornecendo�cotações�e�orçamento�no
momento�devido�a�grande�demanda,��entretanto,�temos�algumas�atas�vigentes�para�estes
equipamentos,�se�houver�interesse�de�concluir�uma�adesão/carona,�comunicar�no�endereço�de
email:�contato@portaldasatas.com.br.

Agradecemos�a�compreensão.

Melissa�de�Jesus
Setor�Adesões
(47)�3057-3920�ou�3930
Favor�acusar�recebimento!

Em�16/09/2020�11:02,�Donilson�-�CESAMA�escreveu:

Bom�dia!

Solicito�especial�atenção�no�orçamento�dos�itens�relacionados�no�anexo.

Favor�enviar�cotação�via�e-mail:�dlopes@cesama.com.br em�até�03�dias�úteis.

***FAVOR�INFORMAR�A�MARCA�DO�MATERIAL�COTADO

Frete:�CIF�–�JUIZ�DE�FORA/MG

Pagamento:�FATURA�-�30�dias�após�entrega�do�material�em�nosso�almoxarifado.

FAVOR�INFORMAR�OS�DADOS�CADASTRAIS�E�BANCÁRIOS�DA�EMPRESA�PARA
PAGAMENTOS

CNPJ�–�21.572.243/0001-74

Estamos�recebendo�apenas�a�Nota�Fiscal�Eletrônica.

Desde�já�agradeço�e�aguardo�retorno.

�Atenciosamente:
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Assunto:�***SPAM***�RC�77327�-�TUBO�PVC�-�DECE
De:�"MAURA�SHIVA-Comercial1�"�<comercial1@shiva.ind.br>
Data:�16/09/2020�11:06
Para:�"'Donilson�-�CESAMA'"�<dlopes@cesama.com.br>

Bom�dia,�não�fabricamos�tubos!

De:�Donilson�-�CESAMA�[mailto:dlopes@cesama.com.br]
Enviada
em:�quarta-feira,�16�de�setembro�de�2020�11:02
Para:�destinatarios-nao-revelados:
Assunto:�RC�77327�-�TUBO�PVC�-�DECE

Bom�dia!

Solicito�especial�atenção�no�orçamento�dos�itens�relacionados�no�anexo.
Favor�enviar�cotação�via�e-mail:�dlopes@cesama.com.br��em�até�03�dias�úteis.
***FAVOR�INFORMAR�A�MARCA�DO�MATERIAL�COTADO
Frete:�CIF�–�JUIZ�DE�FORA/MG
Pagamento:�FATURA�-�30�dias�após�entrega�do�material�em�nosso�almoxarifado.
FAVOR�INFORMAR�OS�DADOS�CADASTRAIS�E�BANCÁRIOS�DA�EMPRESA�PARA�PAGAMENTOS
CNPJ�–�21.572.243/0001-74
Estamos�recebendo�apenas�a�Nota�Fiscal�Eletrônica.
Desde�já�agradeço�e�aguardo�retorno.
�Atenciosamente:
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Assunto:�***SPAM***�Documento�Auxiliar�de�Vendas�(DAV)
De:�"VENDEDOR�MATRIZ"�<vendas@valverdemc.com.br>
Data:�16/09/2020�13:21
Para:�dlopes@cesama.com.br

DAV�número:�934526

Boa�tarde!

Segue�o�orçamento�solicitado.�O�valor�para�pagamento�à�vista�é�de�R$2.640,00�dando�um�total�de
20%�de�desconto.�Qualquer�duvida�estou�as�ordens.

A �Ian�vendedor
3224-3804

Anexos:

934526.pdf 5,6KB
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NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Nº Documento Fiscal:

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

Denominação:

Nome:

CNPJ:

CNPJ/CPF:

Identificação do Destinatário

Valverde Materiais de Construção Ltda 41939851000181

5511 - CESAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL

00000934526

21572243000174

Quantidade Acrés/Desc Total

Nº Documento:

Preço UnitárioDescrição

25923 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM C/ 6M TIGRE 0.00 3.303,26167,000 19,78

É vedada a autenticação deste documento

Subtotal: 3.303,26

Acréscimo: ,00
Desconto: ,00

TOTAL: 3.303,2617 - DINHEIRO FRCAIXA Forma de Pagamento: 

Vendedor: 15606 - IAN MARTINS RODRIGUES





COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

Média dos Preços Obtidos: R$ 10,76

Item 1: 017.410.0002-5 - TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais R$ 10,76

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis - II..

Descrição: TUBO HIDRÁULICO - TUBO PVC SOLDÁVEL -1/2 POLEGADA - 6 METROS

CatMat: 38814 - TUBO HIDRÁULICO , TUBO PVC RIGIDO NOME

Data: 13/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:372020 / UASG:154069

Lote/Item: /159

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/07/2020 16:45

Homologação: 31/07/2020 17:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Tubo

Relatór io gerado no dia 30/09/2020 08:50:18  ( IP:  189.112.68.130)

Responsável: FABIANA VICENTE DE MESQUITA
Departamento: Departamento de Compras e Estoque

Relatório de Cotação: REQUISIÇÃO DE COMPRA N º77327

Pesquisa realizada entre 30/09/2020 08:48:45 e 30/09/2020 08:43:44

Item 1: 017.410.0002-5 - TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 1/2"

PREÇOS QUANTIDADE PREÇO ESTIMADO TOTAL

2 167 R$ 10,76 (un) R$ 1.796,92

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal de São João
Del-Rei - UFSJ

NºPregão:372020
UASG:154069

13/07/2020 R$ 10,76

Valor Unitário R $
10,76

Valor Global:  R$ 1.796,92

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado: R$ 10,76 (un) Média dos Preços Obtidos: R$ 10,76

Quantidade Descrição Observação

167 Tubos tubo pvc soldável -1/2 polegada - 6 metros
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http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=154069&uasg=154069&numprp=372020&Seq=1


U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.857.945/0001-76
* VENCEDOR *

FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 10,74

Marca: TUBOZAN                                            
Fabricante:  TUBOZAN                                            
Modelo :  1 MM 
Descrição:  TUBO PVC SOLDÁVEL -1/2 POLEGADA - 6 METROS                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Nova União R PIAUI, 121 Antonio Carlos Santos (31) 3652-1100 contato@fxdistribuidora.com.br

07.060.438/0001-04 ZACT MANUTENCAO E REFORMA EIRELI R$ 10,79

Marca: TIGRE                                            
Fabricante:  TIGRE                                            
Modelo :  PVC SOLDAVEL -1/2 POLEGADA - 6 METROS 
Descrição:  TUBO PVC SOLDAVEL -1/2 POLEGADA - 6 METROS                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RJ Rio de Janeiro R GONCALVES, 158 Carlos André (21) 2502-9287 comercial@zactzact.com.br
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