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5.1} PARA MOTOS - DECE e

Assunto: Re: RC 75452 - BAU PARA MOTOS - DECE
De: Bellini Motos <bellinimotos@yahoo.com.br>

Data: 05/11/2020 16:45
Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde, valor o mesmo!
Att.

Conrado

BELLINI DUAS RODAS LTDA.
CNPJ: 20.337.895/0001-61
|.E.:3672852920060

Rua Roberto de Barros, n° 212
Centro

CEP: 36013-210

Juiz de Fora - MG

Tel: (32)32155121 /(32)32151889
Email: bellinimotos@yahoo.com.br
Skype: bellinimotos@hotmail.com
Skype: bellinimotos1@hotmail.com

Eri quinta-feira, 5 de novembro de 2020 15:59:48 BRT, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
escreveu:

Boa Tarde!

Na verdade serdo 08 baus.

Pode orgar novamente.

Obg.

Em 05/11/2020 14:03, Bellini Motos escreveu:

Boa tarde,
£ STILL GLASS 85L FIBRA, R$ 345,00 a unidade para ser retirado na loja.

Estara no estoque semana que vem!

Att.

Conrado

06/11/2020 09:42



Assunto: Re: RC 75452 - BAU PARA MOTOS - DECE
De: Bellini Motos <bellinimotos@yahoo.com.br>

Data: 05/11/2020 14:03
Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde,

BAU STILL GLASS 85L FIBRA, R$ 345,00 a unidade para ser retirado na loja.

Estzra no estoque semana que vem!
Att.
Conrado

BELLINI DUAS RODAS LTDA.
CNPJ: 20.337.895/0001-61
|.E.:3672852920060

Rua Roberto de Barros, n°® 212
Cenirc

CEF 326013-210

Juiz de Fora - MG

Tel: (32)32155121 /(32)32151889
Email: bellinimotos@yahoo.com.br
Skype: bellinimotos@hotmail.com
Skype: bellinimotos1@hotmail.com

Em quinta-feira, 5 de novembro de 2020 11:14:42 BRT, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu.

Bom dia Conrado!

svor atualizar Esta cotagao por favor.
Jbg.
Donilson.

Em 14/07/2020 15:28, Bellini Motos escreveu:

BAU STILL GLASS 85L = 329,00 para ser retirado na loja!

Att.

Conrado
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BELLINI DUAS RODAS LTDA.
CNPJ: 20.337.895/0001-61
|L.E.:3672852920060

Rua Roberto de Barros, n° 212
Centro

CEP: 36013-210

Juiz de Fora - MG

Tel: (32)32155121/(32)32151889
Email bellinimotos@yahoo.com.br
Skype: bellinimotos@hotmail.com
Skype: bellinimotos1@hotmail.com

Em terca-feira, 14 de julho de 2020 08:30:53 BRT, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu:

Bom dial

Solicito especial atencéo no orgamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotagao via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias uteis.
«*EAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF —JUIZ DE FORA/MG

pPagamento: FATURA - 30 dias apds entrega do material em nosso almoxarifado.

FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTOS
CNPJ - 21.572.243/0001-74

Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletronica.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente:

2]

- Assinatura Digital.jpg

Donilson Lopes da Rosa

Assistente Administrativo '
Departamento de Compras e Estogque (DECE ‘

{32) 3692-9332 “’ua e v ﬂ

— AnNexos:

Assinatura Digital.jpg 22,8KB
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RE: BAU PARA MOTOS - DECE 18

Assunto: RE: BAU PARA MOTOS - DECE

De: Romulo Bravim Goulart <afvendasbau@hotmail.com>
Data: 06/11/2020 09:24

Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Bom dia!

Segile orgamento atualizado:

y i . Rémulo Bravim Goulart

| ————
P 7 3219-8634 / 9. 9739-4014 (whatsa
ARTE FIBRAS ° ( PP)

De: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
Enviado: quinta-feira, 5 de novembro de 2020 15:30

Para: Romulo Bravim Goulart <afvendasbau@hotmail.com>
Assunto: Re: BAU PARA MOTOS - DECE

Boa Tarde!

Na verdade serdo 08 bats.
Fode orgar novamente.

Obg.

Donilson.

Em 05/11/2020 10:32, Rémulo Bravim Goulart escreveu:

Ola... Bom dia!
Nossos produtos sdo de fabricacdo propria, Arte Fibras.
tJrcamento em anexo,

Encaminharemos dados cadastrais + bancérios apos aprovacao pedido.

Att.

| 4 E
i s 7 Rémulo Bravim Goulart

L ——
ARTE FIBRAS 27 3219-8634 / 9. 9739-4014 (whatsapp)

06/11/2020 09:42
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ARTE FIBRAS
Vila Velha, 06 de Novembro de 2020

ORCAMENTO -BAU 90 LITROS EM FIBRA DE VIDRO

Fabricagfio de bat 90 litros em fibra de vidro:

Cor: Branco

Valor Unitario: R$ 330,00 * 8 = R$ 2.640,00

Frete: RS 320,00

Total: R$ 2.960.00

Total para pagamento a vista antecipado: R$ 2.720,00

B T T

Formas de Pagamento:
v' A vista dep6sito/transferéncia bancéria com desconto — Pagamento antecipado
v' FATURA - 30 dias ap6s entrega do material.

Prazo de Entrega:
v" 10 a 15 dias uteis para disponibilizagdo para transportadora
v" Prazo transportadora: Até 04 dias tteis

Validade da Proposta:
v" 30 dias

Modelo 01 Modelo 02

Medidas Externas Aproximadas

. 51cm

Rua Cleodon Bezerra, n° 08, Aracds, Vila Velha / ES
Site: www.artefibras.com.br / E-mail: arte.fibras@hotmail.com
Tel.: 27 3219-8634



Assunto: RE: BAU PARA MOTOS - DECE
De: Rdmulo Bravim Goulart <afvendasbau@hotmail.com>

Data: 05/11/2020 10:32
Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Ol4... Bom dia!
Nossos produtos sdo de fabricacdo propria, Arte Fibras.
Orcamento em anexo,

haremos dados cadastrais + bancérios apds aprovagao pedido.

Att.

- 4 Rémulo Bravim Goulart

_‘M
B 2210-8634 / 9. 9739-4014 (what
AFTE FIBRAS 27 3219 4/ 014 (whatsapp)

De: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>
Enviado: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 13:59
Assunto: BAU PARA MOTOS - DECE

Boa tarde!

Solicito especial atengéo no orcamento dos itens relacionados no anexo.

Favor enviar cotagdo via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias uteis.
«**EAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG

'._ Pagamento: FATURA - 30 dias apds entrega do material em nosso almoxarifado.

| FAVOR INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA
PAGAMENTOS

CNPJ —21.572.243/0001-74

Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletronica.
Desde ja agradeco e aguardo retorno.
Atenciosamente:

Donilsen Lopes da Rosa

Assistente Administrativo '
. Departamente de Compras e Estoque (DECE ‘

(32) 3692-9332 agua é vida

— Anexos:

ORCAMENTO CESAMA.pdf 169KB

20
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ARTE FIBRAS

Vila Velha, 05 de Novembro de 2020

ORCAMENTO -BAU 90 LITROS EM FIBRA DE VIDRO

Fabricagdio de bad 90 litros em fibra de vidro:

Cor: Branco

Valor Unitario: R$ 330.00 * 5 =R$ 1.650,00

Frete: R$ 310,00

Total: R$ 1.960,00

Total para pagamento a vista antecipado: R$ 1.810,00

T E Y RN

Formas de Pagamento:
v A vista depésito/transferéncia bancaria com desconto — Pagamento antecipado
v FATURA - 30 dias ap0s entrega do material. .

Prazo de Entrega:
v 06 a 10 dias Uteis para disponibilizagio para transportadora
v" Prazo transportadora: Até 04 dias uteis

Validade da Proposta:
v" 30 dias

Modelo 01 Modelo 02

Medidas Externas Aproximadas

_51cm

Medidas Externas Aproximadas

b 52 ¢m

50 cm

Rua Cleodon Bezerra, n° 08, Aragas, Vila Velha/ ES
Site: www.artefibras.com.br / E-mail: arte.fibras@hotmail.com
Tel.: 27 3219-8634



01012020 Bali, Bauleto, Caixa, Para Moto Em Fibra De Vidro 90 litros Mod2 - Arte fibras - Bau Decorativo - Magazine Luiza 22

Compre pelo tel: 0800 773 3838 Meus padidos

Hendimanto

; e Bemevindo j)
procure por cdigo, nome, marca... Enie ou cadasire-se ‘ 0) %07

s dn i Celulaes  Moveis  Elefrodomesticos  Tv e Video Informatics

Nessze boas Tenha suaisja Ragulamentos Scezsibilidade  Gui de segurangs

= Todos os depattamentos v Qiei

A > = Moveis > Bau Decorativo

Bau, Bauleto, Caixa, Para Moto Em Fibra De Vidro 90 litros Mod2 - Arte fibras
Codigo ggab6d14j6 | Ver descricio completa | Arte Fibras

A ok Avaliar produto < Q@

Vendido por Arte Fibras
Entregue por

de R$ 320,00

por R$ 297,00

em 9x de R$ 33,00 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicienar a sacola

O Magazine Luiza nao se responsabiliza pela
montagem, instalagdo ou reparos dos produtos.

Saiba mais
Consultar prazo e valor do frete

00000-000 Ok Naoseio CEP

Produtos patrocinados

Cadeira Executiva Guarda-Roupa Solteiro Cozinha Completa Madesa Cozinha Completa I
Giratoria TL-CDE-04-1 Madesa Luke 2 Portas de Emilly com Armario e Emilly com Armario
{0 29-98-per de-R$38%:85-por de-R$969:99-por de-R$969:99-por
R5334,90 avists R$845,49 a vista R$869,99 avista R$826,49 avista
ou RS 334,95 ou RS 890,04 ou R$ 870,00 ou R$ 870,00

11x de R$ 30,45 sem juros 12« de RS 74,17 sem juros 12x de RS 72,50 sem juros 12x de RS 72,50 sem jur

hitps:/fwww.magazineluiza.com.br/bau-bauleto-caixa-para-moto-em-fibra-de-vidro-90-litros-mod2-arte-fibras/p/ggabéd 14j6/mo/bupg/ 1/5



Sacola de compras - Magazine Luiza

23

06/11/2020
o 2 ldentinicagao ﬁ”'ﬁntrega Pagamento - o
do pedido #
Frete R$ 1.318,70
msss | (Ematé 12x de RS 233,64
® | sem juros no Cartdo Luiza)
Pedido

Entrega 01 de 03 por Arte Fibras - Em até 5 dias uteis™
2 .uleto, Caixa, Para Moto Em Fibra De Vidro 90 litros Mod2 - Arte fibras

“ptreco 02 de 03 por Arte Fibras - Em até 5 dias uteis”
02 Bau, Bauleto, Caixa, Para Moto Em Fibra De Vidro 90 litros Mod2 - Arte fibras

Entrega 03 de 03 por Arte Fibras - Em até 12 dias Uteis*
01 Bau, Bauleto, Caixa, Para Moto Em Fibra De Vidro 90 litros Mod2 - Arte fibras

Endereco para as entregas 01, 02 e 03: Santa Terezinha, 505, CESAMA - Juiz De Fora/MG /‘

Inserir cupom de desconto

1= a forma de pagamento

® E Novo cartio de crédito

Nimero

Preencha para ver o parcelamento

Nome do titular

“omo esta gravado no cartao

11iips:ifisacola.magazineluiza.com.br/#/pagamento

1/2



Assunto: RC 75452 - BAU
De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Data: 23/10/2020 11:04
para- Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Bom dia!

Segue para providéncias.

MNatalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ Es A MA
(32) 3492-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 “9"“ & vida

Anexos:

Relatorio_Cotacao_19310_2020-10-23_11-00-35 RC 75452 - BAU.pdf

436KB

24
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Cgcﬁféﬂﬂ COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA
Responsével: FABIANA VICENTE DE MESQUITA
Departamento: Departamento de Compras e Estoque

Relatorio de Cotacao: REQUISICAO DE COMPRA 75452
Pesquisa realizada entre 23/10/2020 10:58:44 e 23/10/2020 10:42:42

Helatério gerade no dia 23/10/2020 11:00:36  (IP: 189.1 12,68.130)

=m 1: 039.038.0001-0 - BAU P/ MOTOS 90 LITROS EM FIBRA

PREGOS QUANTIDADE PREGO ESTIMADO TOTAL
RS 0,00 (un) RS 0,00

Média dos Pregos Obtidos: RS 0,00

0 5

Valor Global: RS 0,00

Detalhamento dos Itens

.]11_7‘“'. 1 N3¢

Média dos Pregos Obtidos: RS 0,00

Quantidade Descrigéo Observagéo

5 Pegas transporte de cartuchos de tinta e/ou tonner, transportar cartucho recarregado da sesau para as unidade e/ou servigo e retornar ¢
artucho vazio das unidades e/ou servicos para a sesau. servigo a ser realizado por moto equipada com bau, em dias Oteis, durant
e o horério comercial. conforme chamadas.
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Assunto: Re: RC 75452 - BAU PARA MOTOS - DECE
De: Marguinho Motos <sac@marquinhomotos.com.br>

Data: 14/07/2020 15:10
Para: Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br>

Boa tarde Donilson, tudo bem?
ente nao trabalhamos com o bau solicitado.

Em ter., 14 de jul. de 2020 as 08:30, Donilson - CESAMA <dlopes@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia
Solicito especial atengdo no orgamento dos itens relacionados no anexo.
Favor enviar cotagéo via e-mail: dlopes@cesama.com.br em até 03 dias uteis.

«+EAVOR INFORMAR A MARCA DO MATERIAL COTADO

Frete: CIF — JUIZ DE FORA/MG
Pagamento: FATURA - 30 dias apds entrega do material em nosso almoxarifado.

R INFORMAR OS DADOS CADASTRAIS E BANCARIOS DA EMPRESA PARA
PEGAMENTOS

CNPJ —21.572.243/0001-74
Estamos recebendo apenas a Nota Fiscal Eletronica.

Desde ja agradeco e aguardo retorno.

Atenciosamente:

Fico a disposicao para maiores esclarecimentos!

Atenciosamente,
Franciele Silva



A

Orgamento

@ 01310933DAV

Fone: (32)3215-5121 | Fax: (32)3215-1889

Rua Roberto de Barros, 212

36013-210 Juiz de Fora MG

CNPJ: 20.337.895/0001-61 Insc.Estadual: 4672852920060

sallinimotos@yahoo.com.br

Juiz de Fora, 7 de novembro de 2020

@CLIENTE BALCAO 2

Prezado(s) Senhor(es):

Atendendo sua prezada solicitag@o, vimos cotar-lhe(s) nosso(s) prego(s) para o(s) material(ais) conforme abaixo:

PRODUTO Quantidade Prego % Desc Total
BAU STILL GLASS 85L 8 UND 345,00 2.760,00
0.00
alor Total: 2.760,00 ( Dois Mil Setecentos e Sessenta Reais )
Vendedor: CONRADO MENEZES

Condigdo de Pagamento: A VISTA
Requisitado por:

Sendo o que nos ofereci@ para o momento, na expectativa de seu valioso pronunciamento, firmamo-nos

4
* /@/’\D

Bellini Duas Fyifas Ltda.
b Folha: 4t 1

Atenciosamente,

~




