QUALY LACRES

DE SEGURANCA LTDA

Razdo Social: Qualy lacres de Seguranca Ltda.
CNPJ: 11.027.838/0001-95

Inscri¢io Estadual: 001.328286-0099
Endereco: Rua dos Trapistas, n°. 95.

Bairro Bandeirante, contagem - MG.

CEP: 32.240-490

Contagem, 29 de Maio de 2020.
Cotacao N°: 172/20.

Solicitante: Cesama.

LACRE CAIXA AJUSTAVEL
Lacre Caixa Ajustavel, com mecanismo de fechamento interno metalico e blindado e capa
lastico constituida em PS na cor verde claro, suas dimensoes s30 20x15x10 mm com a cordoalha de aco
alvanizado com 07 fios diametro de 1,20 mm, medindo 60 cm de comprimento total. Numerados
aquiencialmente com 07 digitos e personalizados em baixo relevo pelo processo de gravagao a laser.

mbalagem com 100 unidades.

- Naes
Quantidade Valor unitario Valor Total
55.000 R$ 2,20 R$ 121.000,00

CONDICOES DE FORNECIMENTO:
e PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias boleto bancario
e PRAZO DE ENTREGA: 20 dias.
e PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.
e GARANTIA DO PRODUTO: 12 Meses por defeito de fabricagdo.

e IMPOSTOS: Empresa Optante pelo Simples Nacional.

e FRETE: CIF.
Vendedor: Wagner Augusto,
E-mail: vendas@qualylacres.com.br

Tel.: (31) 3362-8624 / 3362-8024



sx%GPAM*** RES: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO - RC 74066 - L...

Assl;mto: **XGPAM*** RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC
De: "vendas" <vendas@qualylacres.com.br>

Data: 29/05/2020 11:26
para: "'Natalina - CESAMA™ <natalina@cesama.com.br>

Bom dia Natalina!

Tudo Bem?
Estou enviando em anexo a cotagdo conforme sua solicitacdo,

Qualquer duvida estou a disposicdo,
Aguardo o seu retorno,

Atenciosamente,

Wagner Augusto,

(31) 3362-8624 - 3362-8024 - 98010-1005
wagner@qualylacres.com.br

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de maio de 2020 09:31
Para: destinatarios-nao-revelados:

Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO - RC 74066 - LACRE DE SEGURANCA AJUSTAVEL TIPO CADEADO

Bom dia!

Solicito orgamento para os itens no anexo:

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca ¢ prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancario.

Desde ji agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras € Estoque {DECE} ‘ i ESA m

aGguea é vide

74066 - LACRE DE SEGURANGA AJUSTAVEL TIPO CADEADO

— Anexos:

172 Proposta de venda Cesama.doc

79,5KB

03/06/2020 07:32



RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO PC63235 - SELO DE SEGU...

1A~ 1

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO PC63235 - SELO DE SEGURANGA BRANCO
De: "Thais Amaral" <thais@primelacres.com.br>

Data: 17/06/2020 14:08
Para: <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Nossa empresa é simples nacional, por esse motivo ndo temos impostos.

Em anexo o orgamento.
Qualquer duvida estou a disposigdo.

Atenciosamente,

Thais Amaral

27"

o J»
Jprime
Lacres

Tel.: 11 4858-1855 R. 1987 / 11 94140-8843 @
Rua Voluntarios da Pétria, 4.857 22 Andar Sala 07 — Santana
S3o Paulo/SP — CEP: 02401-400

E‘withais_3264

thais@primelacres.com.br
www.primelacres.com.br

o BB Paixdo B o

INFORMAGAO CONFIDENCIAL: Este e-mail e seus anexos contém informagdes confidenciais e qu:
indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-a de seu computador.

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 17 de junho de 2020 11:46

Para: destinatarios-ngo-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO PC63235 - SELO DE SEGURANCA BRANCO

Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total. marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos ¢ pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias tteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ESA M A
{32) 3692-9331 ‘ - Ry
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ague é vider

alquer uso, distribuicio ou cépia nao autorizada ¢ estritamente proibida. Se vocé recebeu esta mensagem

t Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
www.avast.com

avas

~— ANexos:

CESAMA.pdf

87,4KB

18/06/2020 12:17



o
Jprime
Lacres

Nome:  PRIME LACRES LTDA

CNPJ: 32,764.927/0001-94

Cidade:  SAO PAULO Estado:
Enderego: Rua Voluntarios da Patria 4857 sala 07 CEP:
Telefone: 11 4858-1855 E-mail:

CLIENTE CESAMA

SP
02401-400
thai ri cres,

17/06/2020

.br

Condigéo de pagamento: 30 DIAS
Transportadora: CORREIO
Data de entrega: Ate 15 dias
Codigo | . ek . !  Piego s suptela
1 Lacre de seguranga cabode ago de 1,2 mm numerados & personalizados 55.000 RS 300 ] i R$ 165.000,00
RS 3
R$ &
RS -
RS =
RS =
RS 8
RS -
RS -
RS &
RS 2
FRETE RS 300,00
TOTAL RS 165.300,00 |

Observagdes Gerais:

Este orcamento tem validade de 90 dias. Apos este periodo, favor consulte-nos novamente.

Condigées Gerais de F i :

1. Confirmagio do pedido: Pedidos verbais ndo serdo aceitos. O pedido somente seré confirmado por
formulario préprio do cliente ou e-mail.

2. Cadastro: Enderecos de entrega, faturamento e cobranga devem ser informados corretamente. Néo
ao enderego errado, caso o mesmo ndo tenha sido

nos resp emos por
informado corretamente pelo cliente. ’{
3. Pagamentos feitos via depsito em conta: devem ser obrigatoriamente confirmados e comprovante

enviado por e-mail para financeiro@primelacres.com.br

4.P d0: em caso de per 3o de logomarca, enviar arquivo em Alta Definigdo em

formato (.jpeg, .psd ou em CorelDraw.)

5. Numeragio: Informar no pedido a numeragao.

6. Todos os Impostos Inclusos, Optante pelo Simples Nacional.

L.

ResabRatvel pelo argamento _,.1
O-67

SAO PAULS



_ORGAMENTO DE VENDA_

METALACRE IND.COM. LACRES LTDA

RUA SOLEDADE, 160 - CIS CUMBICA

GUARULHOS - SP CEP: 07224-210

CNPJ: 52.924.099/0001-11 INSCR.EST.: 336.165.261.119

FONE: 55-11-28843600 | 55-11-28843636 | Email: glaucia.nascimento@metalacre.com.br

Pagina(s) : 001 de 001

Data Impressao:30/06/2020

Hora Impressdo:08:38:32

No. Orcamento: 039203 Emissao: 30/06/2020

Cliente: 003163/01 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESA Validade Prop: 10/07/2020

Endereco: AV BARAO DO RIO BRANCO 1843 - CENTRO

Cidade/UF: JUIZ DE FORA-MG CEP: 36013-020

CNPJ: 21.572.243/0001-74 Insc.Est.: 367698776.00-99

Fone: (DDD):032 / 32391004 Fax: (DDD):032/

Contato: NATALINA BORGES FRANCISCO Email: natalina@cesama.com.br
Forma Pagto: 30Q - 30DDLQUINTA Moeda : R$-Real

Representante: 000026 - GLAUCIA FERMINO NASCIMENTO

Transportadora: - Tipo Frete: Por conta do Remetente

PRAZO FABRICAGAO: 30 DIAS UTEIS APOS CONFIRMACAO DO PEDIDO
Quant. VirUnitario  %IPl  %ICM %ICDIF Valor Total

Numeracdo Lacre:SEQUENCIAL

Codigo  Material

LM38.3VDCL LACRE DE SEGURANCA AJUSTAVEL TIPO CADEADO 55.000 2,05 0,0 12,0 0,0112.750,00

Personalizagdo: CESAMA

Comprimento: 0,60 M
Aplicagéo: HIDROMETRO

Condigdes Gerais de Fornecimento:

1. Confirmagéo do pedido: Pedidos verbais nao serao aceitos. O pedido somente sera confirmado
2. Cadastro: Enderecos de entrega, faturamento; cobranga e e-mail para envio do arquivo XML da Nota Fiscal
ado corretamente pelo cliente na ordem de compra/pedido;

onta: mandar comprovante via e-mail, junto com o pedido;.

dias Uteis, a contar da data de emissao da NF(e). Caso nao ocorra o rece

provagao do responsavel pela compra;

por formulario préprio do cliente ou através da retransmissao do orgamento enviado com a a,
por produtos enviados 20 enderego errado,

devem ser i Nao nos

caso 0 mesmo nao tenha sido inform:
3. Para condigdo de pagamento antecipado, feitos via deposito em c
4. Pagamentos via boleto bancario: Informamos que este é enviado pelo correio no prazo de até 07 bimento no prazo estabelecido, contatar o Depto Financeiro
da empresa, para solicitar o envio da segunda via do boleto através do e-mail: financeiro@metalacre.com.br;

de logotipo, enviar arquivo em formato jpeg ou em Coreldraw.

5. Em caso de
0,00 ICMS: 13.530,00 , Total Mercadoria: 112.750,00
0,00 1P: ' 0,80 ~ ICMS Sofid.: . 0,00
0,80 . . Valorvotal: 112.750,00

0,00 Despesas :

Observagoes:




Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74066 - LACRE DE SEG...

Assunto: Re: SOLICITACAO DE ORCAMENTO - RC 74066 - LACRE DE SEGURANCA AJUSTAVEL TIPO CADEADO
De: Glaucia Nascimento <glaucia.nascimento@ metalacre.com.br>

Data: 30/06/2020 08:41
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, bom dia!

Abaixo cotacdo, conforme solicitado.

Obrigada

Glaucia Fermino| Vendedora Interna
qlaucia.nascimento@metalacre.com.br

Mem'laffe% Telefone: (11) 2884 3612| (11) 2884 3600 | (11) 2413 0700

s s S90S o) - (11) 98363-0111 (WhatsApp Corporativo) Atendimento
segunda a quinta das 07:25h as 17:00h e sexta-feira das 07:25h as 16:00h

Visite: www.metalacre.com.br

Certification

RUREAU VERITAS Mt !

"Nosso Sistema de Gestdo da Qualidade é certificado na 1SO 9001 pelo Bureau Veritas”.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem ¢ dirigida, podendo conter informac&o confidencial e/ou legaimente privilegiada. Se vocé
nao for destinatario desta mensagem, desde ja fica notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informagé&o contida
nesta mensagem, por ser ilegal. Caso vocé tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a

eliminagéo do seu conteudo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficacia e validade a mensagem que contiver vinculos
obrigacionais, expedida por quem nao detenha poderes de representacéo.

LEGAL ADVICE

This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or legally exceptional information. |f you are not addressee of
this message, since now you are advised to not release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is illegal. If
you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as possible, the elimination of its contents of your database,
registrations or controls system. The message that bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

n. de 2020 as 09:34, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.pbr> escreveu:

Em seg., 29 de ju
Bom dia!

Solicito orcamento para os itens no anexo:
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.
Desde ja agradego e aguardo retorno.

Atenciosamente,
Nataling Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Corpras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESAMA
{32) 3692-9331 = !
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ggua é vida

— Anexos:
129KB

5c015770.pdf

08/07/2020 08:19



