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\CITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO
De: Juliana <juliana@suall.com.br>

Data: 11/11/2020 09:47
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

A
CESAMA

JUIZ DE FORA - MG

ATT.: Natalina

Conforme solicitado informamos preco de 1.300 tonelada de CLORETO FERRICO - SULFATO FERICO:

e Preco R$1.800,00 p/ton;
e CIF : Juiz de Fora- MG ;
e Cada entrega em carreta;
e |[CMS: 18 % - ja incluso.
e Pagamento: 30 dias da entrega .
» Validade da Proposta : 30 dias .
Prazo de entrega: ate 5 dias Uteis de cada pedido.
Fegitem  Codigo item
78972- 003.050.0001-2 CLORETC FERRICO-SULFATO FERRICO
Descrigdo do ftem Teor de Fe203 total ———— 17,5 % mimimo
Teor de Fe203 como FeCl3 -————35%
Teor de Fe203 como Fe2(504)3 —- 14,00 %
Fe+2 0.5 % maximo
Acidez Livre como H2804 — - 0,5 %
Densidade 1,49 gicm3 minimo
APRESENTAGCAQ:

O Suifato Ferroso Clorado Liguido € um coaguiante férrico para tratamento de agua
de apastecimento, tendo como principal caracteristicas um alto teor de Fe+3.

ENMBALAGEM E ESTOCAGEM:
O reagenie devera ser fomecido em carros-tanque, com descarga por conta do

fornecedor.

Atenciosamente
Industria e Comercio Ltda
Juliana

11/11/2020

11/11/2020 09:49



SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO

Juliana Aradjo Meirelles
Dept. Comercial - Licitagdo
Tel.: (12) 3141 - 3012

Cel.: (12) 98241 - 9443

Skype.: juliana_grupo_biendi
www.suall.com.br

e

®

1 1/2020 10:56, Natalina - CESAMA escreveu:

Bom dia!

Segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o dep0dsito bancario.

‘ Desde j& agradeco e aguardo retorno até 3 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ Es A MA

{32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ay«m é vida

11/11/2020 N9-
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CNPJ 03.157.268/0003-91

CESAMA Juiz de Fora/MG

Att.: Sra. Nathalia Francisco

Ref.: Orcamento Estimativo.

GR

INDUSTRIA
QUIMICA

INSCR.EST. 002.936.151.01-69

Aba’ixo segue orcamento estimativo solicitado da empresa GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA, CNPJ 03.157.268/0003-91, para fornecimento dos produtos quimicos, a saber:

L - .. ne | Valor Total
ITEM ESPECIFICACAO UNID.| QTD. | MARCA | Valor Unit. RS R$ -
01 | CLORETO FERRICO TN 1.300 . 2.500,00 | 3.250.000,00
Observacgdoes:

Prazo de Entrega: 5 dias.

Validade do Orgamento: 60 dias.
Condic¢des de Pagamento: 30 dias.

Condicoes de Entrega: CIF.

Conselheiro Lafaiete/MG, 09 de novembro de 2020.

GR IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
Gabriel Guedes Zinani - Coordenador de Licitagoes
RG: 45.959.719-X -SSP/SP CPF: 355.674.528-37

Rodovia BR-040 N° 23110 — Santa Terezinha - Conselheiro Lafaiete/MG - CEP 36.407-380
Telefone/ Fax (31) 3939-9809




RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO F...

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO
De: Gabriel Zinani <gabriel@grindustria.com.br>

Data: 17/11/2020 13:29
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue novamente o orcamento enviado no dia 09/11/2020.

Atenciosamente,

Gabriel Zinani
GR Coordenador de Licitagdes
@ (12)3141-2144

NDUSTRIA -
QUIMICA ~ A Ramal: 2166
LAAN0S y gabriel@grindustria.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com ¢ MEIO AMBIENTE!
\

De: Suzani Santos <suzani@grindustria.com.br>

Enviada em: terca-feira, 17 de novembro de 2020 11:56

Para: Gabriel Zinani <gabriel@grindustria.com.br>

Cc: Estéfani Silva <estefani@kirinquimica.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terca-feira, 17 de novembro de 2020 11:37
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO

Bom dia!

Segue solicitagdo de orcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
CondicBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 3 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departumento de Compras e Estoque [DECE} ‘ ‘ ESA MA

{32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

— Anexos:

ORCAMENTO GR FILIAL - CONSELHEIRO L (CESAMA JUIZ DE FORA) 09-11-2020.pdf 150KB

17/11/2020 13:36



BAUMINAS QUIMICA S/A. Endereco para correspondéncia:
Rodovia MG 030, Km 29 - S/N - Vila Nova Suica Av. Cambacica n° 520 - Prédio 07 - Bloco D
Nova Lima - MG - CEP: 34.000-000 Salas 731 e 732 - Parque dos Resedas

Tel.: 19 3755-4040 - Fax: 19 3755-4045 13.097-160 - Campinas - SP : Quirnics
CNPJ: 19.525.278/0003-72 - Insc. Est.: 448.031148.01-89

TECNOLOGIA E INOVACAQ AO SEU LADO

N

A

Companhia Saneamento Municipal - CESAMA
Att.: Natalina Borges Francisco

Ref.: Orgamento Estimativo de Pregos

Conforme solicitado, apresentamos a seguir nosso orgamento para fins de
estimativa em futuro processo licitatorio.

11- Produto - Cloreto Férrico Sulfato Férrico

1.1- Marca- SALFER PLUS 20

1.2 - Quantidade - 1.300.000 kg

1.3 - Prego Unitario - R$1,89/Kg (CIF - Juiz de Fora - MG)
5- Prazo de Entrega - 10 dias.

6- Prazo de Pagamento - 30 dias.

7- Validade da proposta - 60 dias.

Atenciosamente,

Nova Lima (MG), 17 de Novembro de 2020.

T ,

éifl,,, ¢ a : ;kt .

*‘d{ UUASIAK
BAUMINAS QUIMICA LTDA
CNPJ: 19.525.278/0003-72
Patricia M. S. Castro
Analista de Licitagdes

R.G.: 59.890.719-1
CPF: 029.449.705-69

www.bauminas.com.br



COTACAO ESTIMATIVA - CLORETO FERRICO - CESAMA - JUIZ..

S

Assunto: COTACAO ESTIMATIVA - CLORETO FERRICO - CESAMA - JUIZ DE FORA - MG
De: Patricia Michelly dos S. Castro <patricia.castro@bauminas.com.br>
Data: 17/11/2020 14:43

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
CC: Valdirene Bonfain <valdirene.bonfain@bauminas.com.br>, Luciana Chidiac <luciana.chidiac@bauminas.com.br>

Natalina, boa tarde!

Conforme solicitado, segue em anexo nosso orgamento para fins de estimativa em futuro processo licitatdrio.
Gentileza nos informar quando for publicado o edital desta licitagao.

Att.

PATRICIA CASTRO
Licitacoes
Campinas - Sao Paulo
BAUMINAS Tel.: +55 19 2517-8721
. Tel.: +55 19 3755-4040 - Ramal 4089
Aguas Cel.: +55 19 99318-3522
www. bauminas.com.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terga-feira, 10 de novembro de 2020 10:49
Para: Patricia Michelly dos S. Castro <patricia.castro@bauminas.com.br>

Cc: Valdirene Bonfain <valdirene.bonfain@bauminas.com.br>
Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO - CESAMA

Bom dia Patricia!

Segue a solicitagdo de orgamento com a especificagdo revisada.

No aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departemento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331
agua é V da

CNPJ: 21.572.243/0001-74
Em 09/11/2020 16:29, Patricia Michelly dos S. Castro escreveu:

Natalina, boa tarde!

Vocé conseguiu analisar o e-mail abaixo?
Aguardamos seu retorno para concluir o orcamento e lhe encaminhar.

Att.

PATRICIA CASTRO
Licitagbes
Campinas — S3o Paulo
BAUMINAS
Tel.: +55 19 3755-4040 — Ramal 4089
* Aguas
Cel.: +55 19 99318-3522
www.bauminas.com.br

De: Patricia Michelly dos S. Castro

Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2020 08:36

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Cc: Valdirene Bonfain <Valdirene.Bonfain@bauminas.com. br>

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO - CESAMA

Natalina, bom dia!

Poderia, por gentileza, revisar a especificagdo do produto de acordo com as caracteristicas abaixo?

1D 17/11/2020 14:47



COTACAO ESTIMATIVA - CLORETO FERRICO - CESAMA - JUIZ...

Teor de Fe203 total -------------------- 17,5 % mimimo

Teor de Fe203 como FeCl3 ------------ 3,5%

Teor de Fe203 como Fe2(S04)3 ------ 14,00 %

Fe+2 0,5 % méximo
Acidez Livre como H2504 ---------------- 0,5%

Densidade 1,49 g/cm3 minimo
Obrigadal!

PATRICIA CASTRO
Licitagdes
Campinas — Sdo Paulo
B AUMIN AS s
e S Tel.: +55 19 3755-4040 — Ramal 4089

Aguas

Cel.: +55 19 99318-3522
www.bauminas.com.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de novembro de 2020 15:38
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 78972 - CLORETO FERRICO

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo de orcamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
CondigBes comereciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depésito bancério.
Desde ja agradeco e aguardo retorno até 3 dias Uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE] ‘ ‘ Es A MA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dggua é vida

—Anexos:

COTAGAO ESTIMATIVA SALFER PLUS20 - CESAMA 17NOV2020.pdf 232KB

17/11/2020 14:47



