PRODUTOS SAP LTDA - EPP

Fabricante de Equipamentos p/ Desobstrugéo de Rede de Esgoto
R: Felisberto Tamigo, 661-Jardim Golive — CEP 14.170-230 - Sertdozinho/SP
Fone/Fax: (016) 3942-6091 / 3947-5109
Site: www.produtossap.com.br
E-mail: produtossap@hotmail.com
Inscricdo Estadual 664.055.344.116 CNPJ 01.377.293/0001-93

Data: 05/01/2021
Nome da Empresa: COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL -CESAM A

Endereco:

Cidade / Estado: JUIZ DE FORA/MG CEP:
CNPJ:

Inscrigdo Estadual:

Fone: (032) 3692-9333 A/C. NATALINA

Orcamento valido: 60 dias
Condigdes de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 15/20 dias

ORCAMENTO

Quant. | Unid. Descricao dos Produtos Preco Preco
Unitario Total

250 Un | Vareta em ago cromo silicio @8mmx2mts 120,00 | 30.000,00
com engate rapido (macho e fémea

Engate T
Marca: SAP
Frete Incluso

TOTAL R$ 30.000,00

Aco cromo silicio, material com maior resisténcia a tor¢éo e oxidacgao.
Material com certificado de qualidade, direto do fabricante.
Todo nosso material possui certificado de qualidade e garantia.

PRODUTOS SAP LTDA - EPP
Néia Marques
Depto de Vendas
L (016) 988188594




RE: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLE...

1of2

Assunto: RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

De: Produtos SAP <produtossap@hotmail.com>

Data: 05/01/2021 07:54
Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia
segue em anexo orgamento,

qualquer duvida estamos a disposicao

Nosso diferencial é a matéria prima que trabalhamos, aco cromo silicio, melhor
qualidade,durabilidade,custo beneficio e garantia, além de termos o Certificado do Fabricante
atualizado em nosso nome, o que faz com que a Produtos SAP seja muito bem vista pelos nossos

milhares de clientes.

Att.

Neia Marques

Executiva de Vendas
(016)988188594

Site: www.produtossap.com.br

Produtos SAP - Equipamentos para Desentupimento de Es

Quem Somos. A Produtos SAP, empresa situada em Sertdozinho, interior do Estadc
Paulo, atua ha mais de 30 anos na fabricacdo de equipamentos para desobstrugao -
coletoras de esgoto.

www.produtossap.com.br

WJW*maﬁgéwwmga,ﬁam,wmmw

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: terca-feira, 5 de janeiro de 2021 07:43
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagao anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condi¢bes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancdério.

05/01/2021 08:09



RE: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 80694 - VARETA FLE...

Desde ja agradego e aguardo retorno em até 3 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departomento de Compras e Estoque | {DECE) ‘ ‘ Es A MA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua é vida

— Anexos:

Orgamento.doc 49,0KB

20f2 05/01/2021 08:09



PRODUTOS SAP LTDA - EPP

Fabricante de Equipamentos p/ Desobstrugdo de Rede de Esgoto
R: Felisberto Tamido, 661-Jardim Golive — CEP 14.170-230 - Sertdozinho/SP

Fone/Fax: (016) 3942-6091 / 3947-5109
Site: www.produtossap.com.br

E-mail: produtossap@hotmail.com
Inscricdo Estadual 664.055.344.116 CNPJ 01.377.293/0001-93

Data: 12/01/2021
Nome da Empresa: COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA

Endereco:

Cidade / Estado: JUIZ DE FORA/MG CEP:
CNPJ:

Inscricao Estadual:

Fone: (032) 3692-9333 A/C. NATALINA

Orcamento valido: 60 dias
Condigoes de Pagamento: 30 dias
Prazo de Entrega: 15/20 dias

ORCAMENTO
Quant. | Unid. Descricdo dos Produtos Preco Preco
Unitario Total
20 Un | Ponta Helicoidal P-6 2 V%" 210,00 4.200,00
20 Un | Ponta Recuperadora P-5 210,00 4.200,00
10 Un | Ponta Sem Fim P-4 2 %" 210,00 2.100,00
Engate T
Marca: SAP
Frete Incluso

TOTAL R$ 10.500,00

Ago cromo silicio, material com maior resisténcia a torgao e oxidagao.
Material com certificado de qualidade, direto do fabricante.
Todo nosso material possui certificado de qualidade e garantia.

PRODUTOS SAP LTDA - EPP
Néia Marques
Depto de Vendas
) (016) 988188594



RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 79053 - PONTAS HEL...

Assunto: RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 79053 - PONTAS HELICOIDAL, RECUPERADORA

E SEM FIM

De: Produtos SAP <produtossap@hotmail.com>
Data: 12/01/2021 13:32

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia
segue em anexo orgamento,

qualquer ddvida estamos a disposi¢ao

Nosso diferencial é a matéria prima que trabalhamos, ago cromo silicio, melhor
qualidade,durabilidade,custo beneficio e garantia, além de termos o Certificado do Fabricante
atualizado em nosso nome, o que faz com que a Produtos SAP seja muito bem vista pelos nossos

milhares de clientes.

Att.

Neia Marques

Executiva de Vendas
(016)988188594

Site: www.produtossap.com.br

Produtos SAP - Equipamentos para Desentupimento de

Quem Somos. A Produtos SAP, empresa situada em Sertdozinho, interior do Es
Paulo, atua ha mais de 30 anos na fabricacdo de equipamentos para desobstru

coletoras de esgoto.

wnanar nradiitAacean rAam hr

vt Bemcmdia de_imprimia__

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviado: terca-feira, 12 de janeiro de 2021 13:23
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 79053 - PONTAS HELICOIDAL, RECUPERADORA E SEM FIM

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

10f2 12/01/2021 13:38



RE: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 79053 - PONTAS HEL...

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradeco e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ Eg A MA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 dgua é vida

— ANexos:

Orgamento.doc 51,5KB

' 20f2 12/01/2021 13:38



orcamento varetas

Assunto: orcamento varetas

De: varesgoindustrial@hotmail.com
Data: 05/01/2021 08:50

Para: natalina@cesama.com.br

anexo orcamento de varetas conforme solicitado.

Att. Sergio
(16) 3524-1053
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Re: orcamento varetas RC 79053 E 80694

— Anexos:
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Re: orcamento varetas RC 79053 E 80694

Assunto: Re: orgamento varetas RC 79053 E 80694
De: varesgoindustrial@hotmai|.com

Data: 20/01/2021 15:10

Para: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
boa tarde Natalina.

Anexo orcamento solicitado.

Em 19 de jan de 2021 10:52, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia Sérgio

Agradego a sua cotacdo e solicito ainda para os itens no anexo.

Atenciosamente,

Em 05/01/2021 08:50, varesgoindustrial@hotmail.com escreveu:

anexo orcamento de varetas conforme solicitado.

Att. Sergio
(16) 3524-1053

— IMG_20210120_150705_413.jpg

- 21/01/2021 07:40



VARETEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS LTDA-ME
Rua Delvo Lemes Nogueira, 276 / Bairro Jardim Gimenez
CEP: 14.161-387 — Sertdozinho, SP
Telefone: (16) 99192-6696
TECNOLOGIA EM VARETAS CNPJ 57.099.673/0001-68 | IE 664.106.161.111

Email: ailton.andreata@varetec.com.br | varetec@varetec.com.br

L . PROPOSTA DE PRECOS
Sertdozinho, SP, 19 de Janeiro de 2021 N° 000454.20211901

INFORMACOES DO CLIENTE:

Cliente: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama | CNPJ 21.572.243/0001-34
Cidade: Juiz de Fora Estado: MG CEP:
Telefones: (32) 3692-9331 | (32) 3692-9332
Email: natalina@cesama.com.br Contato: Natalina Borges
INFORMACOES DO ORCAMENTO
[ ltem Lote | Quant. | Unid. Descrigao/Produtos Marca Valor Unit. | Valor Total
011.057.0001-1
1 20 UN. PONTA HELICOIDAL P.6 - 2.1/2" VARETEC 69,65 1.393,00
011.057.0002-0
& 20 PONTA RECUPERADORA P.5 VRIRETEC 7es 14800
011.057.0004-6
3 10 PONTA SEM FIM 2 1/2" VARETEC 91,65 916,50
Valor total dos Produtos | R$ 3.742,50
Valor dos Impostos incluso
Valor do Frete incluso
Total Geral | R$ 3.742,50
INFORMAC()E§ COMPLEMENTARES
Cond. de Pagamento: 50% no Pedido de Compra e 50% antes do Embarque
Local de Entrega: Rua Santa Terezinha, 505 - CEP 36045-490, Juiz de Fora, MG
Prazo de Entrega: 15 [quinze] dias ap6s a confirmagéo do pedido de compra

Validade da Proposta: 05 [cinco] dias ap6s apresentagao.

N° 001 - BANCO DO BRASIL - Agéncia 3235-2 - Conta Corrente 33520-7

Dados Bancarios:

Garantia dos produtos: Nossos produtos :sao g'arantldo.s cE)ntra defentgs de fabricagdo por um periodo de 06 (seis)
meses contados & partir da emisséo da Nota Fiscal.

CONTATO: Ailton Andreata | Telefones (16) 3042-1990 | (16) 99192-6696
E-mail: ailton.andreata@varetec.com.br




RES: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARET...

1of2

Assunto:
De: "Ailton Andreata - Varetec" <ailton.andreata@varetec.com.br>

Data: 19/01/2021 16:01
Para: "'Natalina - CESAMA'™ <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!

Segue orgamento solicitado.

AILTON ANDREATA @ 16 89192 - 6696
Diretor Comercial

c aliton.andreata@varetec.com.br

L Xin]
R Delvo Lernes Nogueira 276

waretec.com,br ' 3d. Gimenez - Sertdozinho 5P

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Enviada em: terca-feira, 19 de janeiro de 2021 10:50

Para: Ailton Andreata - Varetec <ailton.andreata@varetec.com.br>

Cc: thiago.andreata@varetec.com.br; 'Administrativo Varetec' <administrativo@varetec.com.br>
Assunto: Re: ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Bom dia Ailton!

Agradeco a sua cotagdo e solicito ainda para os itens no anexo.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M
(32) 3692-9331 2 /

CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

Em 05/01/2021 16:25, Ailton Andreata - Varetec escreveu:

Boa tarde!
Segue anexo cotagao.
Att.

AILTON ANDREATA Q 16 99192 - 6696
Diretor Comrciql

o ailton.andreata@varetec.com.br

(o} £ Kin
R. Delvo Lemes Noguelra 276

waretec.com,br 3d. Gimenez - Sertdozinho 5P

De: Administrativo Varetec <administrativo@varetec.com.br>
Enviada em: terca-feira, 5 de janeiro de 2021 08:38
Para: 'Ailton Andreata - Varetec' <ailton.andreata@varetec.com.br>

RES: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8VIM X 2M

20/01/2021 07:4+



RES: ENC: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARET...

Cc: 'Thiago Andreata’ <thiago.andreata@soldadura.com.br> ’
ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Assunto:
Bom dia Ailton,

Segue orcamento a ser feito.

Atenciosamente

PACLA GUIDUGLI @ 16 9106 - 8159
pepartamento Comercial

Q administrativo@varetec.com.br

[ Jin] |
&®. Delvo Lernes Noguelra 276

waretec.com.br @' 3d. Gimenez - Sertdozinho 5P

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terca-feira, 5 de janeiro de 2021 07:43

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
CondicBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancario.

Desde j4 agradego e aguardo retorno em até 3 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE]} ‘ C Es A MA
of

CNPJ: 21.572.243/0001-74 dggua é vida

@ Livre de virus. www.avast.com.

— Anexos:

JUIZ DE FORA, MG - CESAMA (PP 000454.20211901).pdf 155KB

2 af 2 20/01/2021 07:4



. 16510 120271050

Cwesis oL /_owmzo ud ipsidsan
YO vAnD3 e Y YL \. " YLdEUANT NOL TV
v % S ittt e SO L i‘mﬂ ;
SE—— U U OI0IE3( O J0IBA \\\ Y
FSTUSWT 3T Al o 11 ey SEHOREDIDW SEP |BI0] JO[EA , ik T
00'09Z' L} $¥ dS ‘OHNIZOYLY3S
862-€9L°7) 430
. Zauoalie) wipaep
oedejuasalide e sode seip (azuinb
e ﬂ.moae__i ekl 927 ‘esonBop sawaT oAjeQ eny
d Ep Spepllep
epy ojohisg ap opdnnsgosa( esed
‘opIpad op OJusWEYdS} 8p OBISEI0 Jod OpEeUILLB)ep sojuawedinb3 ap ‘wo) 2 .u.c_ 28}348A
1as apod sjuswos ebaljus ap ozeid o ‘G1-pIn0D ep elwapued ep sepuanbasuoo 89-1000/2L9°660°LS

SE 90B} W0 0pedIaw Ou eplosjage)ss ewld eligiew ap eje) ep BjsiA W

:ebanu3 ap ozely

£-0ZSEE SIUBLI0D BIUOD - Z2-GEZ€ lougby - 1Svyg Od OONVE - 100 '120Z 9p Quiouer 3p § 'Ri0d 9P ZINF
= 9luali0) eluo) - elouaby - = ‘mysodoud e teopusine esed euLld BP PJND WOD OGLILIED O a8
47408800 & IR0 PLER BIUSOY ommoom_m%m%mwwo%wm 087-9709¢ :d30 - 509 "YHNIZIWIL VINYS ¥ ‘eBonu3 eied odasopuz

007092 11 8y
G

 00'69 $¥ 0g2 od

[BOSI} BJOU Bp OBSSIWa e sode seip o¢
‘ojuswebed eled sopeq

Jejiuns no QIOQLR oziped oyd| Ivs ouoqies ode (sa1eBus) seidooe sop BLSIEY
Wby bz 9p eunuw
08310} B BIOURISISA! 3 B 009 BP BWIUWL OBARI) B BIOUDISISAS 11M0Y BWIU|LL
BZ2IND Opluanal 3 OpEIdW) ouauIRIR] WO OIS OWOL0 038 BI1DIBA BD [BUSIEY
OJuaWNGWOD ap WW NOZ X Wl § ONBWEI[] S80sualic
3010853 ap sapaJ sp [eruew oedniisgosa(] esed epezinn
IBIUHS No 901N oelped (Bawgyoyoew) sopides

(91,1 odn s2186U8 IO W (0’7 X WL B) SHOSUBLUIP OIBJ[IS OO I ap SeIRJEA  Wa)| Op cedlosaq

YAON - NZ X IWAR TIAIXT T VIFHVYA G000 S60 110 +6908
wiay obipon  way bay

OHLIWVA  eosepy

U DA apepiuend  apepiun

O¥HVIOD

V017 $0L09S3 30 OYHNULSEOSAA/ "dINDI 34 "WOD "ANI 93LINVA 89-1000/S L9660 LS
0:091aQ0 -HOAIJINYOL

461081 'SOHINJ 3Q VLIN0D
1q'wodewesadPeurieseu S IVIN-F - ZEC6-Z69€ / LEE6-269E(ZEXX0) :INOS

OW - vdOd 30 ZINr - YYANY .01 - €781 ‘OONYNE O 00 OYNVE AV
Y IN Y SO TvdIDINNIN OLNINYINYS 30 VHNIVAWOD




ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 80694 - VARETA FL...

1of2

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

De: "Ailton Andreata - Varetec" <ailton.andreata@varetec.com.br>

Data: 05/01/2021 16:25
Para: "'Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>
CC: <thiago.andreata@varetec.com.br>, "'Administrativo Varetec'

<administrativo@varetec.com.br>

Boa tarde!
Segue anexo cotacao.
Att.

AILTON ANDREATA @ 16 98192 - 6696
Diretor Comercial

Qs ailton.andreata@varetec.com.br

@00
AR w R Delvo Lemes Nogueira 276
Aretec.com.br Id. Gimenez - Sertdozinho SP

De: Administrativo Varetec <administrativo@varetec.com.br>

Enviada em: ter¢a-feira, 5 de janeiro de 2021 08:38

Para: 'Ailton Andreata - Varetec' <ailton.andreata@varetec.com.br>

Cc: 'Thiago Andreata' <thiago.andreata@soldadura.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Bom dia Ailton,
Segue orgamento a ser feito.

Atenciosamente

PAOLA GUIDUGLY @ 16 9106 - BI159
Departamento Comercial

Q administrativo@varetec.com.br

£ Rin)
R. Dalve Lemes Nogueira 276

ARPEONC SR Id. Gimenez - Sertdozinho 5P

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terca-feira, 5 de janeiro de 2021 07:43

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 80694 - VARETA FLEXIVEL 8MM X 2M

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
CondicBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradeco e aguardo retorno em até 3 dias Uteis.

06/01/2021 07:24



