COMERCIAL A R SILVA

DOC.AR.185/2020.

RIO DE JANEIRO, 13 DE OUTUBRO DE 2020.

A
CESAMA

ATT.: SR® NATALINA BORGES FRANCISCO

QUANT. ESPECIFICAGOES DO PRODUTO
100 PASTA VETRO LATERAL EM CRTAO MARMORIZADO HORLLE, LARGURA DUPLA COM 5CM, GRAMATURA 500,
0OS DE METAL, GALVANIZADO, COMPLETA,

REFORGADA E SANFONADA, TIPO “W", SUPORTES COM 04 GANCH
CO VISOR PLASTICO, PARA FUSOS PLASTICO E ETIQUETA, COM PRENDEDOR PLASTICO, PARAFUSOS

PLASTICO E ETIQUETA, COM PRENDEDOR PLATICO LONGO NA PARTE SUPERIOR, MODELO 1004L2/02-MH.

PRECO UNITARIO: R$ 29,80(VINTE E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

PRECO TOTAL: R$ 2.980,00(DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS).

CONDICOES PARA ATENDIMENTO:

PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

IMPOSTOS E FRETE: INCLUSO NO PREGO.

OBSERVACAO: FATURAMENTO PELA EMPRESA DESCRITA ABAIXO:

COMERCIAL A R SILVA — COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ: 29.549.623/001-08
INSC.EST.: 80.072.325
ENDERECO: ESTRADA PREFEI
BANCO: BRADESCO
AGENCIA: 6856

CONTA CORRENTE: 1710-8

TO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, 249 — CENTRO - TANGUA — RJ-24890-000

NA EXPECTATIVA DE MERECERMOS SUA HONROSA PREFERENCIA, SUBSCREVEMO-NOS.

ATENCIOSAMENTE,

CONTATO: ELSON RANGEL

TEL:: CEL.: (21)999383194 —(21)984489086 — (21)2734-6947- contato@arguirio.com.br

so! N#o se apavore nem desanime, pois o Senhor, 0 seu Deus, estara com

«“Ndo fui eu que ordenei a voce? Seja forte e corajo
vocé por onde vocé andar”. Josué 1:9



Proposta de Pre¢o

Assunto: Proposta de Prego
De: contato@arquirio.com.br
Data: 13/10/2020 10:59

Para: natalina@cesama.com.br

A

CESAMA

ATT.: SR2 NATALINA BORGES FRANCISCO

ESTAMOS ENCAMINHANDO EM ANEXO, PROPOSTA DE PRECO.

ATENCIOSAMENTE,

ELSON RANGEL

— ANexos:

DOC.AR185.2020- CESAMA.doc 38,5KB

13/10/2020 11:08



RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATE...

Assunto: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO
De: <alexandre@femagpastas.com.br>

Data: 13/10/2020 11:32
Para: "'Natalina - CESAMA"™ <natalina@cesama.com.br>

Natalina,
Desculpe ndo tinha visto, segue o orgamento da pasta em anexo.

.{;3/?5‘

FEMAE

Pastas Personalizatas

Alexandre Fogagnoli
Vendas

Cel. 11 97045-7658
alexandre@femagpastas.com.br

| CLIQUE AQUIE ENVIE.

SUA MENSAGEM

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terca-feira, 13 de outubro de 2020 10:43

para: alexandre@femagpastas.com.br
Assunto: Re: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia Alexandre!

Cota por favor 100 pegas da pasta suspensa lateral em cartdo timbo que consta no relatério anexo.

Obrigada e aguardo por seu retorno.
Nataiina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ‘ ESA M A
(32) 3692-9331 . '

CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua é vida

Em 13/10/2020 10:32, aIexandre@femagpastas.com.br escreveu:

Bom dia, Natalina

Tudo bem? Acho que enviou a solicitagdo de orgamento errada, somos fabricante de pastas para arquivamento,
Segue nosso catalogo abaixo:

13/10/2020 11:37



RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATE...
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FEMAG

Pastas Personalizadas

Alexandre Fogagnoli
Vendas

Cel. 11 97045-7658
atexandre@femagpastas.cmn.br

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terga-feira, 13 de outubro de 2020 10:26

Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITA(;T\O DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
CondigBes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
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CLIQUE AQUI E ENVIE

SUA MENSAGEM

13/10/2020 11:37



RES: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATE...

Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque {DECE) ‘ ‘ ESA M A
{32} 3692-9331 - o
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua € videa

U i .
o Livre de virus. www.avast.com.

-
119KB

— Anexos: _

A-00184 COMPAINHA DE SANEAMENTO MUNICIPAL C E S A M A.pdf

13/10/2020 11:37



FE

CLIENTE:

CONTATO:
TEL.:
E-MAIL:
ORCAMENT

Conforme sua solicitagdo, estamos encaminhando pregos e condigdes para forne

Industria e Comércio de Pastas para Arquivamento LTD

S#o Paulo, 13 de outubro de 2020

A — EPP.

COMPAINHA DE SANEAMENTO M UNICIPAL -CESAMA

Natalina

32 36929331

natalina@cesama.com.br
O:  A-00184/20

cimento dos materiais

ITEM|QUANT.

DESCRICAO DO PRODUTO

Dif. de ICMS

FRETE

PRECO
UNIT.

TOTAL
GERAL

100

Ol | ynid.

PASTA SUSPENSA (LATERAL)
EM CARTAO TIMBO - USO
DERH

Descricédo do Item LOMBADA
DUPLA SANFONADA E
REFORCADA NO FORMATO
DE "W'", Marca: SUPORTES C/
GANCHOS DE METAL
GALVANIZADO, COMPLETA
COM VISOR PLASTICO,
PARAFUSO PLASTICO E
ETIQUETA C/ PRENDEDOR
DE DOCUMENTOS NA PARTE
SUPERIOR. MODELO
1004L2/02-MT PASTA
SUSPENSA LATERAL
GRAMATURA 500

INCLUSO
6%

INCLUSO

R$19,00

R$ 1.900,00

OBS:

Total Geral:
Marca/Fabri

R$ 1.900,00
cante: FEMAG PASTA

Condigdo de Pago: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 30 DIAS
Validade desta: 60 DIAS

Frete:

Rua Dr. Jaci Barbosa, 320 - Vila C

CIF

TEL/FAX: (11) 2093 7412 - ramal 201
Insc. Est. 115.942.833.119

E-mail —

alexandre@femagpastas.com. br

S

arrdo - CEP: 03447-000 — Sao Paulo / SP.

CNPJ: 03.961.892/0001-85

Insc. Munic.2.942.740-1

www.femagpastas.com.br




g
ﬂ Industria e Comércio de Pastas para Arquivamento LTDA — EPP.
T
o | | EENMAE
o Paslas Personalizadas

Alexandre Fogagnoli
Vendas

Cel. 11 97045-7658
alexandre@femagpastas.com.br

P

Rua Dr. Jaci Barbosa, 320 - Vila Carrao - CEP: 03447-000 — Sao Paulo / SP.
TEL/FAX: (11) 2093 7412 - ramal 201 CNPJ: 03.961.892/0001-85
Insc. Est. 115.942.833.119 Insc. Munic.2.942.740-1
E-mail - alexandre@femagpastas.com.br www.femagpastas.com.br




v €

CNPJ: 13.2

Enderego; rua vereador
Telefone / Fax: (32) 3

COTACAO DE PRECOS PAR

Proponente

Razie Social: U
Logradouro: Av. Vere
Ubs UF:MG CEP;
CNPJ: 13.249.746/0001-85

49.746/0001-85

ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME

INSC. ESTADUAL: 001733232.00-29
ira, 423A - Bairro: Vila Casal -
. 8898-0664

Benedito A. Vie
532-4143 (32) 8430-0170
e-mail: ultraboni@;yahoo.com.br
Ub# — MG — 36.501-180

A ABERTURA DE LICITACAO

Itra Boni Comércio Eireli ME
ador Benedito Augusto Vieiran

©423 Bairro: Vila Casal Cidade:
TEL: (32) 3532-4143

Estadual; 00173323200-29

36501-180
Inscrigdo

Ordem

Especificacio UN. Quant| Marca ‘g‘;ﬁr TOTAL

97636 [Bobina para plotter em pape!

sulfite (914MM X S0M - 75G)

Pe Silfer 96,50 | 1138.00

77636 ICOLA PLASTICA - TUBO C/90Gr

APRESENTACAO: COLA BRANCA,
COM BICO APLIC
GERAL UNIDADE D
PRIMEIRA QUALIDADE,

ADOR CARACTERISTICAS ADICIONAI
E FORNECIME

A LAVAVEL NAO TOXICA,FRASCO
g TIPO PASTOSA, PARA USso!
0 GRAMAS MATERIAL DE

A BASE DE PV wh | 20 [Piratininga| 2,50 | 35000

NTO: TUBO COM 9

COLCHETE N.14 (GRANDE)
MATERIAL: ACO UNIDADE
TAMANHO: 14 MATERIAL D

77636

DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 72 UNIDADES
E PRIMEIRA QUALIDADE ]

X 25 Bacchi 18,65 | 466,25

77636 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE

| para café, bran
apacidade para

Copo plastico descartdve
horda anticortante, com ©
1,15 gramas. p
COPOBRAS, ALTACOPP

leverdio ser acondicionados em caixas de

roduto de acordo com a norma
O ou de qualidade equiva

co, canelado, em polipropileno (PP}, com

50 ml, com peso minimo da unidade de

NBR~14.865. Pacotes com 100 unidades. Referéncia:
fente ou superior. A cada entrega 08 materiais

cen | 1000 {Totalplast 1,75 1750,00

papeldo.

77636 CTIQUETA INKJ ET + LAS

Cor branca - Etiqueta retangul
Eriquetas por folha 80 - Etiquetas por

ER 12,7 X 44,45 - CARTA

ar - Adesivo permanente - Tamanho da etiqueta (MM) 12,7 x 44,45
envelope 8000 - Ref.: 6187

pet Pimaco | 91.80 550,80

FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM
FITA ADESIVA
OMPOSICAQ: FILM
(NIDADE DE FORNE

77636

TRANSPARENTE PARA
E DE POLIPROPILE

45MM X 40M

EMBALAGEM

NO BI-ORIENTADQ

SMM X 40M ALTO PODER DE ADESAQ

rlo 180 | Nastro 3.80 684,00

CIMENTO: ROLO 4

77636 [ APISEIRA 0,5MM - P

ENTEL - REF. P205 - LAPI
SEXTAVADO GRAFITE 0.5MM TECNICA

SEIRA, PLASTICO RIGIDO OPACO, pe 25 Pentel  [29.80 745.00

NMARCADOR PARA RETRO

PROJETOR PONTA 2,0MM

TPRETO cx com 2 unidades ex Lapispel | 1440 72,00

77636

77636 REGUA PLASTICA DE 30CM

REGUA PRA ESCRITO

RIO. MATERIAL P
CENTKMETRO/MIL]METRO MATERIAL R

ANHO: 30 CM GRADUACAO - 35 Waleu 2,70 94,50

UALIDADE

LASTICO TAM s

1GIDO E DE PRIMEIRA Q

SALIENTADOR - COR AMARELA
CANETA PARA RESSALTAR TEX
COR FLUORESCENTE. PONTA MAC
FORNECIMENTO: CAIXA CO

77636

TOS, PONTADE3 AS MM

M 12 UNIDADES

CHANFRADA, AM ARELA
A LUZ UNIDADE DE

Ps 140 | Lapispel | 20.20 2828,00

1A, BOA RESISTENCIA

*Qrgamento valido por 30

wrkFayor carimbar @

Uba/MG, 14 de outubro de 2020

Assinatura: X <

O 2 A B

dias a contar da apresentagao.

assinar (Carimbo CNPD.
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COTACAO ABERTURA DE LICITAGAO

Assunto: COTACAO ABERTURA DE LICITACAO

De: Compras <ultraboni.comercial2@yahoo.com>

Data: 14/10/2020 09:52

Para: "natalina@cesama.com.br" <natalina@cesama.com.br>

Bom dia, conforme solicitado segue a cotacéo para abertura de licitagdo que foi solicitada.

ATT,
Mirelly

ULTRA BONI COMERCIO LTDA ME - (32) 3532-4143 (32) 3531-1878

CNPJ: 13.249.746/0001-85
Rua Luiz de Mattos, 478, B. Vila Casal - Uba / MG.

—‘AHEXOSZ"_‘____/___/

cotacdo abertura de licitagdo cesama.pdf 279KB

14/10/2020 10:41



O CHEQUE

ite- Teixeira e Chaves Ltda. COTAGAO
DATA: 14/10/2020
Rua Julia Lopes n° 30 - Bairro Industrial
CNPJ n° 21.339.965/0020-46
TELEFONE: 4009-8323
Razéao social: CESAMA CONTATO NATALINA
Fantasia CPF/CNPJ: .
Vendedor: A[esandra
Representante: ¢ ongyjitora Comercial 4009-8323
cODIGO DESCRIGAO UN. | ET | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE VALOR ITEM
347015/5 COLA NEW MAGIC BRANCA 90G 1,45 20 29,00
1 39g027/2 ETIQ PIMACO 80 100FLS 6187 58,9 6 353,40
324377/3 FITA PVC 45X40 ADERE TRANSP UNDS 2,45 180 441,00
34512/7 LAPISEIRAO0S PENTEL P-205 PRETA 24,9 25 622,50
381838/4 PINCEL RETRO MAXPRINT 2MM PRETO 1,55 60 93,00
30589/2 REGUA 30CM DELLO CRISTAL 3100H 1,99 35 69,95
312034/0 MARCA TEXTO MAXPRINT LUMI AMARELO 0,92 140 128,80
TOTAL DOS PRODUTOS 1.737.65
TIPO PAGTO FORMA PAGTO PLANO PAGTO
O vISTA O DINHEIRO O VISTA O20-40
® O DEPOSITO BANCO ® 30 DIAS O 30-60 DESCONTO
PRAZO ® O 30-45- 60 O 30-60-90 ACRESCIMO
BOLETO BANCARIO O 45 dias O 30-60-90- 120
TOTAL DO PEDIDO




RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL ...

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO
De: "F23 - Alesandra” <vendasdeliveryl @graffite.com.br>

Data: 14/10/2020 12:29
Para: "'Natalina - CESAMA™ <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina!
Segue cotagdo.

_Validade 03 dias sem garantia de estoque.
_Valor minimo p/ entrega frete CIF em JF e faturamento: RS 100,00.

Qualquer ddvida estou a disposigao,
Att.,

Teixeira e Chaves Ltda Filfat 23

e ) i Alozandra Gndezn
Ruo Augusto Mariani, 48 - Bairro Industriof

Juiz de Forg - MG

Yelevendas

(32) 4009 - 8300 alded e

g £
gy mpiea s popel e fiesnis 164

De: Natalina - CESAMA [mailto:nata\ina@cesama.com.br]
Enviada em: terca-feira, 13 de outubro de 2020 09:48

Para: destinatarios—na~o-reve|ados: .
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o deposito bancrio.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras Estoque {DECE) ‘ CE'SAMA
id

(32) 3692-9331 - -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua eV (-]

Livre de virus. www.avast.com.

— Anexos: ////

CESAMA 14.10.xls

293KB

14/10/2020 12:5



Teixeira e Chaves Ltda.

COTAGAO

DATA:

30/10/2020

Rua Julia Lopes n° 30 - Bairro Industrial
CNPJ n° 21.339.965/0020-46
TELEFONE: 4009-8323

Razéao social: CESAMA CONTATO NATALINA
Fantasia CPF/CNPJ: B =S L
Vendedor: Alesandra
Representante: o nsyitora Comercial 4009-8323
cODIGO DESCRICAO UN. | FT | VALOR UNITARIO | QUANTIDADE VALORITEM
281838/4 PINCEL RETRO MAXPRINT 2MM PRETO 1,55 12 18,60
331838/4 PINCEL RETRO MAXPRINT 2MM PRETO 2,5 1 2,50
TOTAL DOS PRODUTOS 21,10
r T1PO PAGTO FORMA PAGTO PLANO PAGTO :
@ vista @ DINHEIRO @ vISTA 0 20-40
I & aors O DEPOSITO BANCO 8 30 DIAS 8 30- 60 DESCONTO
L 30 - 45 - 60 30- 60 - 90 z
O BOLETO BANCARIO O ‘45 diss O 30-60-90- 120 ACRESCIMO
O CHEQUE TOTAL DO PEDIDO




\

RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATE...

1 ~FD

Assunto: RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO
De; "F23 - Alesandra” <vendasdeliveryl@graffite.com.br>

Data: 30/10/2020 12:12
Para: "'Natalina - CESAMA" <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina!
Segue cotagdo do pincel retro na caixa (12 unids) e avulso.

_validade 03 dias sem garantia de estoque.
. Valor minimo p/ entrega frete CIF em JF e faturamento: RS 100,00.

Qualquer duvida estou a disposigdo,

Att.,
Teixeira e Chaves Ltda Filial 23
; : Alosandra Ondezn
Ruo Auguste Mariani, 48 - Bairro Industriol
iz de Foro - MG Thigoe i
(32)4008 - 8323
{32) 4009 - 8300
\; sgpeim v prpdd e flevastas 100 panesiadar £ encmbigis S

De: Natalina - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 30 de outubro de 2020 10:25

Para: F23 - Alesandra . )
Assunto: Fwd: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia Alesandra!

Agradego a cotagdo e solicito informar o valor da caixa e unidades do pincel retro maxprint.

Obrigada,

Matalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Desariomento de Compras e Estoque {DECE) ‘ C ESA M A
(32) 3692-9331 - -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITAGAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO
Data:Wed, 14 Oct 2020 12:29:06 -0300
De:F23 - Alesandra <vendasdelivery1@grafﬁte.com.br>
Para:'Natalina - CESAMA' <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina!
Segue cotagao.

_validade 03 dias sem garantia de estoque.
_Valor minimo p/ entrega frete CIF em JF e faturamento: RS 100,00.

Qualquer duvida estou a disposicdo,
Att.,

30/10/2020 14:10



RES: RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATE...

Teixeira e Chaves Ltda Fifial 23

g ; . Alosandra Ondezs
g Ruo Augusto Mariani, 48 - Boirro industriaf . .
Juiz de Forg - MG i hbtlsiase
(32)4009 - 8323
{32) 4009 - 8300

. 4 . . . - 9 pe 3 "
@m—:mm, s ot e firestay J00% gaintediang « v, Siipneiahilidade amieatul

De: Natalina - CESAMA rmai|to:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: terca-feira, 13 de outubro de 2020 09:48

Para: destinatarios—na~o-revelados: ]
Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitagao de orgamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condi¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o deposito bancario.
Desde ja agradego e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE} ‘ ‘ ESA M A
{32} 3692-9331 - -
CNPJ: 21.572.243/0001-74 aggua € vida

Livre de virus. www.avast.com.

— ANexos; ——— """

CESAMA 30.10.20.xls 292KB

72 nf? 30/10/2020 14:10



SHOPCHIP

Rua Anténio Dias Tostes, Loja 24 - Bairro Pogo Rico

CNPJ 06.972.908/0001-43 INSC. EST.
(32) 3232 - 8888
compras@shopchip.com.br

Orcamento N°: 007691

Cliente: Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

367.321.579.0026

12:48 28/10/2020

cédigo Descrigdo

Un Vlir Un QTD DescontoVlr Total

Bobina para plotter em papel sulfite (914MM X 50M - 75G /
SULFITE PLOTTER 75G-914X50 2"

COLA PLASTICA - TUBO c/ 90Gr

COLCHETE N.14 (GRANDE) CX 25 com 72 unidades

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - c/100
ETIQUETA INKJET + LASER 12,7 X 44,45 - CARTA

Un R$ 55,00 12 R$ 0,00 R$ 660,00
Un R$ 1,35 20 R$ 0,00 R$ 27,00
Un R$ 10,60 25 R$ 0,00 R$ 265,00
Un R$ 1,87 1000 R$ 0,00R$ 1.870,00
Un R$ 12,50 6 R$ 0,00 R$ 75,00

valido até : sabado - 31/outubro/2020
vendedor : FERNANDO GOMES

Forma de pagamento/observagdes
FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FRETE: CIF

Raz3o Social: GS Comércio e Servigos em Informatica Ltda
CNPJ: 06.972.908/0001-43

Insc. Estadual: 367.321.579.0026

Insc. Municipal: 097.655/00-7

TOTAL A PAGAR : R$ 2.897,00



RES: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL ...

14 ~€1

Assunto: RES: SOLICITAGAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

De: <compras@shopchip.com.br>
Data: 28/10/2020 16:52
Para: "'Natalina - CESAMA"" <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina! Segue proposta em enexo!

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: terga-feira, 27 de outubro de 2020 16:58

Para: TUDO <compras@shopchip.com.br>
Assunto: SOLIClTACAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Boa tarde!

Conforme nossa conversa segue solicitagdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitério, total, marca e prazo de entrega.
Condigbes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Natalina Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departomento de Compras e Estoque {DECE} ‘ ‘ Eg A MA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 ngua é vida

— Anexos:
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- SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 77636 - MATERIAL ...

Assunto: RES: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

De: <venatnu@venatnu.com>
Data: 29/10/2020 15:24
Para: "'Natalina - CESAMA™ <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde Natalina!
Este modelo com algas de metal, ndo trabalhamos.

S6 estes:

Abragos e obrigado pela consulta!

De: Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 29 de outubro de 2020 08:51

Para: venatnu@venatnu.com
Assunto: SOLICITACAO DE ORGAMENTO RC 77636 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Bom dia!

Conforme nossa conversa segue solicitacdo de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancério.

Desde ja agradego e aguardo retorno até 2 dias uteis.

Atenciosamente,
Nataling Borges Francisco
Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE} ‘ ‘ Es A MA

(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agguea é vida

Spernss Digito «'
mantagen & L ‘

— Anexos:
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