
Assunto: Re: Fwd: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE
De: Ricardo Albuquerque <dete@cesama.com.br>
Data: 23/07/2021 10:40
Para: mconde@cesama.com.br

Bom dia!!!

Meire

De acordo.

AƩ 

Ricardo Albuquerque
Chefe do DETE

Em 23 de jul de 2021 09:16, DETA- CESAMA <deta@cesama.com.br> escreveu:

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Data:Fri, 23 Jul 2021 10:17:07 -0300
De:Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

Para:deta@cesama.com.br

Bom dia Ricardo!

Segue para análise.

AƩ.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Data:Fri, 23 Jul 2021 12:44:41 +0000
De:Fabiana Vieira - GR Quimica <fabiana@grindustria.com.br>

Para:mconde@cesama.com.br <mconde@cesama.com.br>
CC:Gabriel Zinani - GR Quimica <gabriel@grindustria.com.br>

Prezados, bom dia.

Segue cotação conforme solicitado.

Atenciosamente.
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Fabiana Vieira
Comercial

☎ (12) 3141-2144

Å Ramal: 2196

› fabiana@grindustria.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

De: Samuel Piragine - GR Quimica <samuel@grindustria.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de julho de 2021 12:13
Para: Gabriel Zinani - GR Quimica <gabriel@grindustria.com.br>; Fabiana Vieira - GR Quimica <fabiana@grindustria.com.br>
Assunto: ENC: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

AƩ,

GR 20 anos Samuel Pirágine
Gerente Comercial

(12) 3141-2144

(12)98114-7379

› samuel@grindustria.com.br

P Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!

De: Meire Conde <mconde@cesama.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 22 de julho de 2021 12:11
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Bom dia!

Segue solicitação de cotação em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 3 dias úteis.

Atenciosamente,

--
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