
Assunto: Re: Fwd: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE
De: DETE - CESAMA <dete@cesama.com.br>
Data: 20/07/2021 08:56
Para: Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

Bom dia!

Meire

O preço está cotado em Dólar acima do valor praƟcado no mercado.

AƩ.

Em 19/07/2021 10:02, Meire Conde escreveu:

Bom dia Ricardo!

Segue orçamento abaixo para análise.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Data:Wed, 14 Jul 2021 11:19:44 -0300
De:Ester Andrade <ester@silaex.com.br>

Para:Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

A Silaex só trabalha com frete FOB. 

---

Ester Andrade
Analista Administrativo
(11)3766-7202
(11)96330-2288 (whatsApp)

Em 14/07/2021 11:17, Meire Conde escreveu:

Não fazem frete CIF?

Em 14/07/2021 11:08, Ester Andrade escreveu:
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Segue cotação,  anexo boleƟm téncico

Produto: SQ 4522

QuanƟdade: 20kg

Preço: US$ 8,47 por kg + 5% IPI

IPI: incluso

ICMS:  incluso

Frete: FOB

Faturamento Mínimo: R$ 900,00 (sujeito a aprovação)

Prazo para produção: 02 dias úteis

---

Ester Andrade
Analista Administrativo
(11)3766-7202
(11)96330-2288 (whatsApp)

Em 13/07/2021 17:01, silaex@silaex.com.br escreveu:

-------- Mensagem original --------

Assunto::SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE
Data:13/07/2021 16:43

De:Meire Conde <mconde@cesama.com.br>
Para::desƟnatarios-nao-revelados: ;

Bom dia!

Segue solicitação de cotação em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 3 dias úteis.

Atenciosamente,

--
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