
Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE
De: DETE - CESAMA <dete@cesama.com.br>
Data: 15/07/2021 08:30
Para: Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

Bom dia!

Meire

De acordo.

AƩ.

Em 14/07/2021 16:40, Meire Conde escreveu:

Boa tarde Ricardo!

Segue orçamento para análise.

AƩ.

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Data:Wed, 14 Jul 2021 16:33:13 -0300
De:mascia@mascia.com.br

Para:'Meire Conde' <mconde@cesama.com.br>

Meire, boa tarde

Segue a cotação solicitada.

AƩ,

LUIS SANTIAGO VERONESE MASCIA FILHO
Diretor Industrial
Indústria Química Mascia – Tratamento de Águas
54 3227.1388 • 54 3227.1232 • 54 3227.1306
mascia@mascia.com.br • www.mascia.com.br

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode
usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao
remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.

De: Meire Conde <mconde@cesama.com.br>
Enviada em: terça-feira, 13 de julho de 2021 16:44
Para: desƟnatarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 86853 - ANTIESPUMANTE

Bom dia!

Segue solicitação de cotação em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
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Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno em até 3 dias úteis.

Atenciosamente,
--

--
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