Re: Fwd: Fwd: Cotacio Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Cotag3o Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITAGAO
De: Arnaldo Laranjeira <arnaldo.pga@gmail.com>

Data: 28/10/2021 15:15

Para: Meire Conde <mconde@cesama.com.br>

Meire,

O preco precisara ser atualizado na data da licitagdo.
Devido a escassez do produto, o prego estd sendo reajustado com frequéncia.

Atenciosamente,

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+55 31 3581-7913

=

Em qui., 28 de out. de 2021 as 15:12, Meire Conde <mconde@cesama.com.br> escreveu:

A data ainda ndo temos, a quantidade é 14.000kg

Meire Mello Condé
Assistente administrative CE‘SAMA
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9332 u’gu“ é v’du
Em 28/10/2021 14:42, Arnaldo Laranjeira escreveu:

Boa tarde Meire,

Este produto estd em falta no mercado e o prego tem sido reajustado com frequéncia.
Qual a data da licitagdo e qual a quantidade?

Obrigada,

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+5531 3581-7913

=

Em qui., 28 de out. de 2021 as 14:17, Meire Conde <mconde@cesama.com.br> escreveu:

Boa tarde Lidiane!
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Re: Fwd: Fwd: Cotacio Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO

Esse valor informado abaixo pode ser usado na outra requisi¢do que sera licitagdo?

Meire Mello Condé
Assistente administrativo
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9332 “’g"“ é Vfd'l‘l
Em 28/10/2021 09:56, Arnaldo Laranjeira escreveu:

Meire,

Bom dia.

Segue cotagao atualizada:

Dicloro 56% Mesh 20-40 - 7.000 kg
Embalagem: barricas plasticas com 50 kg.
Prego: RS 39,83/kg

CIF Juiz de Fora/MG

Pagamento: 30 dias.

ICMS de 4% incluso.

Atenciosamente,

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+55 31 3581-7913

=

Em qui., 14 de out. de 2021 as 09:40, Arnaldo Laranjeira <arnaldo.pga@gmail.com> escreveu:
Meire,

Bom dia.

Desculpe, o prego enviado ontem era para a quantidade de 7.000 kg.
Enviei o e-mail com a quantidade errada.

Segue cotagdo corrigida:

Dicloro 56% Mesh 8-30 (grosso) - 7.000 kg

Embalagem: barricas plasticas com 50 kg.

Preco: USD 4,11/kg (aproximadamente RS 22,80/kg considerando ddlar de hoje).
CIF Juiz de Fora/MG

Pagamento: 30 dias.

ICMS de 4% incluso.

Obs.: E considerado o délar do fechamento do dia anterior ao faturamento.

Obrigada,
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Re: Fwd: Fwd: Cotacio Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+55 31 3581-7913

=

Em qui., 14 de out. de 2021 as 09:14, Meire Conde <mconde@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia Arnaldo!
Favor enviar nova cotagao, verificando a quantidade de 7000 Kg de Dicloroisocianurato de Sédio.

Att.

Meire Mello Conde

Assistente administrative '
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘

(32) 3692-9332 aggua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: Fwd: Cotag3o Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO
Data:Wed, 13 Oct 2021 16:41:09 -0300
De:DETE - CESAMA <dete@cesama.com.br>
Responder a:dete @cesama.com.br
Para:Meire Conde <mconde@cesama.com.br>
CC:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Boa tarde!
Meire

Apesar da Natalina ter solicitado a atualizagdo do orgamento do Dicloroisocianurato de Sédio para 7000 Kg, foi
cotado 14000 Kg. Gentileza solicitar novamente a cotagdo observando a quantidade de 7000 Kg.

Att.

Ricarde Gomes Albuquerque

Chefe de Departamento 'C! m MA
Departamento de Tratamento de Esgoto (DETE) ‘

(32) 3692-9455 / 3692-9456 / 8420-5461 dgua é vida
Em 13/10/2021 14:10, Meire Conde escreveu:
Boa tarde Ricardo!

Segue abaixo cotac¢do atualizada do DICLORO.

Att.
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Re: Fwd: Fwd: Cotacio Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO
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Meire Mello Condé

Assistente administrativo '
Departarnento de Compras e Estoque (DECE) ‘

(32) 3692-9332 dggua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Cotacdo Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO
Data:Wed, 13 Oct 2021 10:59:21 -0300
De:Arnaldo Laranjeira <arnaldo.pga@gmail.com>
Para:Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia.

Segue cotagao atualizada:

Dicloro 56% Mesh 8-30 (grosso) - 14.000 kg

Embalagem: barricas plasticas com 50 kg.

Preco: USD 4,11/kg (aproximadamente RS 22,73 /kg considerando ddlar de hoje).
CIF Juiz de Fora/MG

Pagamento: 30 dias.

ICMS de 4% incluso.

Obs.: E considerado o délar do fechamento do dia anterior ao faturamento.

Obrigada,

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+55 31 3581-7913

=

Em seg., 11 de out. de 2021 as 10:27, Natalina - CESAMA <natalina@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia Arnaldo!

Agradeco a cotacao e solicito a atualizagao para 7.000 quilos de Dicloro, com a entrega parcelada em 02
vezes para a compra direta

No aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material
Departamento de Compras e Estoque (DECE) ‘ ESAMA
(32) 3692-9331

CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Cotagdo Dicloro 56%
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Re: Fwd: Fwd: Cotacio Dicloro 56% - DISPENSA DE LICITACAO
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Data:Wed, 6 Oct 2021 09:03:40 -0300
De:Arnaldo Laranjeira <arnaldo.pga@gmail.com>
Para:rmelo@cesama.com.br

Renata,

Bom dia.

Segue cotagao atualizada:

Dicloro 56% Mesh 8-30 (grosso) - 14.000 kg

Embalagem: barricas plasticas com 50 kg.

Preco: USD 4,05/kg (aproximadamente RS 22,12/kg considerando ddlar de hoje).
CIF Juiz de Fora/MG

Pagamento: 30 dias.

ICMS de 4% incluso.

Obs.: E considerando o délar do fechamento do dia anterior ao faturamento.

Obrigada,

Lidiane Chagas

COMERCIAL / IMPORTAGOES

Lidiane Chagas
+55 31 3694-2029

Arnaldo Laranjeira
+55 31 3581-7045
+55 31 3581-7913

=

Natalina Borges Francisco

Supervisora de Compras e Cadastro de Material '
Departamente de Compras e Estoque (DECE) ‘ EtSAMA
(32) 3692-9331 ‘ - =

CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua é vida
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