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jnogueira@cesama.com.br

De: Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 18:47
Para: Jnogueira
Assunto: Fwd: Re: Re: Fwd: Re: [JF Banner] Contato - novo envio

 

--- 

Obrigado 
Atenciosamente 
Rafael de Sales Gilberto 
SLI-9225 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Re: Re: Fwd: Re: [JF Banner] Contato - novo envio
Data:2022-05-10 18:45 
De:JF Banner <jfbanner.atendimento@gmail.com> 

Para:Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br> 

 

Boa noite Rafael, Correção no Orçamento 
  
Segue o orçamento abaixo: 
  
1) Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 130cm x 290cm   acabamento bastão e corda, Valor R$ 270 
  
2) Wind Banner 3m, bandeira impressão dos dois lados 2,20m + base + hastes, valor R$ 340 
  
Muito obrigado pelo contato Rafael, precisando conte conosco, grande abraço. 
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Leandro - JF Banner 
(32) 99845-7218 - Tel./ Whatsapp 
 
Em ter., 10 de mai. de 2022 18:43, JF Banner <jfbanner.atendimento@gmail.com> escreveu: 
Boa noite Rafael, Correção no Orçamento 
  
Segue o orçamento abaixo: 
  
1) Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 120cm x 290cm   acabamento bastão e corda, Valor R$ 270 
  
2) Wind Banner 3m, bandeira impressão dos dois lados 2,20m + base + hastes, valor R$ 340 
  
Muito obrigado pelo contato Rafael, precisando conte conosco, grande abraço. 
  
Leandro - JF Banner 
(32) 99845-7218 - Tel./ Whatsapp 
 
Em ter., 10 de mai. de 2022 18:39, JF Banner <jfbanner.atendimento@gmail.com> escreveu: 
Boa noite Rafael, 
  
Segue o orçamento abaixo: 
  
1) Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 120cm x 190cm   acabamento bastão e corda, Valor R$ 270 
  
2) Wind Banner 3m, bandeira impressão dos dois lados 2,20m + base + hastes, valor R$ 340 
  
Muito obrigado pelo contato Rafael, precisando conte conosco, grande abraço. 
  
Leandro - JF Banner 
(32) 99845-7218 - Tel./ Whatsapp 
 
Em ter., 10 de mai. de 2022 18:21, Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br> escreveu: 

Boa tarde Leandro! 

Por favor me envie o orçamento abaixo novamente com as novas medidas: 
  
1) 1 Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 1,30cm x 2,90cm   acabamento bastão e corda,   
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2) 2 Wind Banner com base 
--- 

Obrigado 
Atenciosamente 
Rafael de Sales Gilberto 
SLI-9225 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Re: Fwd: Re: [JF Banner] Contato - novo envio
Data:2022-05-10 18:02 
De:Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br> 

Para:Jnogueira <jnogueira@cesama.com.br> 

 

Boa tarde Leandro! 

Por favor me envie o orçamento abaixo novamente com as novas medidas: 
  
1) 1 Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 1,30cm x 2,90cm   acabamento bastão e corda,   
  
2) 2 Wind Banner com base 
  
  
  
--- 

Obrigado 
Atenciosamente 
Rafael de Sales Gilberto 
SLI-9225 
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Em 2022-05-10 10:52, Rafael de Sales escreveu: 

 

--- 

Obrigado 
Atenciosamente 
Rafael de Sales Gilberto 
SLI-9225 

 

-------- Mensagem original -------- 

Assunto:Re: [JF Banner] Contato - novo envio 
Data:2022-05-06 15:37 
De:JF Banner <jfbanner.atendimento@gmail.com>

Para:Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br> 

 

Rafael, segue o novo orçamento com a correção do tamanho do banner: 
  
1) Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 130cm x 190cm   acabamento bastão e corda, Valor R$ 198 
  
2) Wind Banner 3m, bandeira impressão dos dois lados 2,20m + base + hastes, valor R$ 340 
  
Você precisa de um orçamento formal ou este por e-mail resolve? 
  
Leandro - JF Banner 
(32) 99845-7218 - Tel./ Whatsapp 
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Em sex., 6 de mai. de 2022 às 15:09, Rafael de Sales <rgilberto@cesama.com.br> escreveu: 

Boa tarde,  

 

Só me confirme por favor se o primeiro vc orçou com 1,30 X1,90 cms, eu havia digitado errado no primeiro email.  

--- 

Obrigado 
Atenciosamente 
Rafael de Sales Gilberto 
SLI-9225 

 

Em 2022-05-06 14:38, JF Banner escreveu: 

Boa tarde Rafael!  
Segue o orçamento abaixo: 
  
1) Banner em Lona de ótima qualidade, tamanho 91,30cm x 190cm   acabamento bastão e corda, Valor R$ 139 
  
2) Wind Banner 3m, bandeira impressão dos dois lados 2,20m + base + hastes, valor R$ 340 
  
Muito obrigado pelo contato Rafael, precisando conte conosco, grande abraço. 
  
Leandro - JF Banner 
(32) 99845-7218 - Tel./ Whatsapp 
 
Em sex., 6 de mai. de 2022 14:11, Rafael de Sales Gilberto <reply-to+920e3d715505@crm.wix.com> escreveu: 
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Rafael de Sales Gilberto enviou seu formulário: Contato 
em JF Banner 
 
 

Informações da Mensagem: 
Nome: Rafael de Sales Gilberto 
Email: rgilberto@cesama.com.br 
Telefone: - 
Mensagem: Bom dia, Meu nome é Rafael de Sales e trabalho na Cesama, Companhia de Saneamento de Juiz de Fora, vamos 
realizar um evento no dia 24/05 e gostaríamos de orçar com vocês o seguinte material: 1Banner 91,30X1,90) 1windbaneer A arte 
dos dois consta em anexo. Obrigado 
 
 

   
 

   
 

Se você acha que isso é spam, clique aqui para reportar. 
 
 

   
 

Para editar as configurações do seu email, acesse seu Inbox na versão desktop. 
 
 

 

  
  
  
 

 

   
 

 


