SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 99461 - PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO DE ORCAMENTO RC 99461 - PEROXIDO DE HIDROGENIO
De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>

Data: 15/09/2022 11:55

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: vendas@purewaterefluentes.com.br, quimicanobre@quimicanobre.com.br,
SAC@DUSAL.COM.BR, contato@equimica.com.br

Bom dia!
Segue a nossa solicitagdo de orgamento em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitdrio, total, marca e prazo de entrega.
Condigdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depésito bancério.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Telefone:(32)3692-9331

— Anexos:
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SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

De: Ygor Barbosa Reis - Estagidrio DECE <cotacao@cesama.com.br>

Data: 09/09/2022 09:07

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: CONTABILIDADE@GRCRUZEIRO.COM.BR, concorrencia@sumatex.com.br,
nadja@sumatex.com.br, licitacoes@sumatex.com.br, natalina@cesama.com.br

Bom dia!

Segue a nossa solicitacao de orcamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.

Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depdsito bancario.
Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Telefone:(32)3692-9331

— Anexos:

RC 99461.PDF
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SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461- PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461- PEROXIDO DE HIDROGENIO

De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>

Data: 09/09/2022 09:40

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: adilson@generalchemical.com.br, licitacao@generalchemical.com.br,
generalchemical@outlook.com, natalina@cesama.com.br, lotus@Ilotusquimica.com.br,
vendas@basequimica.com.br, SAC@DUSAL.COM.BR, vendas@sqquimica.com,
dipa@dipaquimica.com.br

Bom dia!

Segue a nossa solicitagao de orgamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Telefone:(32)3692-9331

— Anexos:

RC 99461 - ESPECIFICAGOES.PDF 7,4KB
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SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO
De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>
Data: 16/09/2022 09:26

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: vendas@quimisulsc.com.br

Bom dia!

Segue a nossa solicitagao de orgcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Telefone:(32)3692-9331

— Anexos:

RC 99461 - ESPECIFICAGOES.PDF

7,4KB

28/09/2022 10:20



1of1

SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO
De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>
Data: 16/09/2022 09:28

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: atendimento@casadoquimico.com.br

Bom dia!

Segue a nossa solicitagao de orgcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condig¢des comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA
Telefone:(32)3692-9331

— Anexos:

RC 99461 - ESPECIFICAGOES.PDF
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SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO
De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>
Data: 20/09/2022 10:56

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: comercial@lasdobrasil.com.br

Bom dial
Segue a nossa solicitagao de orgcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias Uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa
Estagidria

Supervisdo de Compras e Cadastro de Materiais '
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9331 2 2
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua e Vidd
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SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO

Assunto: SOLICITACAO ORCAMENTO RC 99461 PEROXIDO DE HIDROGENIO
De: Vanessa Muniz Rosa - Estagidria DECE <cotacao@cesama.com.br>
Data: 21/09/2022 08:48

Para: destinatarios-nao-revelados: ;

BCC: gabriel@grindustria.com.br, fabiana@grindustria.com.br, licitacao@grcruzeiro.com.br

Bom dia!

Segue a nossa solicitagao de orgcamento anexo.

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condigcdes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depdsito bancario.

Desde ja agradeco e aguardo retorno até 03 dias uteis.

Atenciosamente,

Vanessa Muniz Rosa
Estagidria

Supervisao de Compros\c Cadastro de Materiais '
Departamento de Compras e Estoque (DECE)
(32) 3692-9331
CNPJ: 21.572.243/0001-74 agua e V. da
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