
Assunto: Fwd: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST
De: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Data: 19/07/2023 14:20
Para: COTAÇÃO CESAMA <cotacao@cesama.com.br>

Boa tarde,

Segue para providências.

A�,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST

Data:Wed, 19 Jul 2023 14:09:11 -0300
De:lfernandes@cesama.com.br <lfernandes@cesama.com.br>

Para:Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>, DEPA- CESAMA
<deta@cesama.com.br>

De acordo

Em 18/07/2023 08:32, Natalina Borges - CESAMA escreveu:

Bom dia!

Segue para a sua avaliação.

Atenciosamente,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST

Data:Mon, 17 Jul 2023 16:35:54 -0300
De:vendas2@glasslab.com.br

Responder a:vendas2@glasslab.com.br
Para:natalina@cesama.com.br
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Boa tarde, como vai ? 
Segue em anexo o orçamento solicitado. 

Me coloco á disposição para qualquer dúvida!

Atenciosamente, 
-------------------------------------------------------------------------------
Vitoria
Comercial 
(11) 2684-9509 (11) 98302-5980
vendas2@glasslab.com.br

De: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviado: 17/07/2023 15:21
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST

Boa tarde!

 Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.

 Desde já agradeço e aguardo retorno até 3 dias úteis. 

Atenciosamente,

--

--

--
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