
Assunto: Fwd: Fwd: ORÇAMENTO MUNDIAL CIENTÍFICA 3839 - GRUPO SPLABOR - SOLICITAÇÃO DE
ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST
De: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Data: 19/07/2023 14:25
Para: COTAÇÃO CESAMA <cotacao@cesama.com.br>

Boa tarde,

Segue para providências.

A�,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: ORÇAMENTO MUNDIAL CIENTÍFICA 3839 - GRUPO SPLABOR - SOLICITAÇÃO DE

ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST
Data:Wed, 19 Jul 2023 14:15:19 -0300

De:lfernandes@cesama.com.br <lfernandes@cesama.com.br>
Para:Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

De acordo

Em 18/07/2023 09:06, Natalina Borges - CESAMA escreveu:

Bom dia,

Segue para sua avaliação.

A�,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:ORÇAMENTO MUNDIAL CIENTÍFICA 3839 - GRUPO SPLABOR - SOLICITAÇÃO DE

ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST
Data:Tue, 18 Jul 2023 08:12:34 -0300

De:Fernando - Mundial Cien�fica <vendas1@mundialcien�fica.com.br>
Para:natalina@cesama.com.br
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Prezada Natalina,

Eu espero que você esteja tendo um ó�mo dia!
Me chamo Fernando e sou gerente de negócios da empresa Mundial Cien�fica, don grupo SPLABOR.
Segue em anexo a proposta comercial solicitada.
Por favor, peço que confira o prazo de disponibilidade, bem como valor e descri�vo técnico, e caso desejar
realizar alguma alteração, me posicione para que eu possa re�ficar a proposta.

Gostaria de um contato telefônico?

Se sim, qual seria a melhor hora para eu te fazer uma ligação?

Gen�leza confirmar o recebimento deste e se houver alguma dúvida estarei a disposição para esclarecimentos
e finalização dessa negociação.

Desde já a Mundial Cien�fica agradece o seu contato.

Atenciosamente,

LINK: https://www.splabor.com.br/produto/jar-test-microcontrolado-6-provas-controle-de-velocidade-
de-20-ate-450rpm-display-touch-screen-modelo-sp-606m/

De: Natalina Borges - CESAMA [mailto:natalina@cesama.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 17 de julho de 2023 15:21
Para: des�natarios-nao-revelados:
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - RC 109529-APARELHO JAR TEST

Boa tarde!
 Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
 Desde já agradeço e aguardo retorno até 3 dias úteis. 
Atenciosamente,
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