
Assunto: RE: RC 109529-APARELHO JAR TEST
De: Camila Ma�a <cma�a@carvalhaes.net>
Data: 03/07/2023 16:15
Para: cotacao - CESAMA <cotacao@cesama.com.br>

Olá

Não comercializamos.

Atenciosamente,

Camila Riedi Mattia
Especialista de vendas | Sales Specialist

e: cma�a@carvalhaes.net
m: +55 (51) 99965-4766

Carvalhaes Produtos para Laboratório
LTDA.
A Calibre Scientific Company.

a: Av. Pres. Getúlio Vargas, Dist. Industrial
Alvorada, RS, 94836-000, BRA

w: www.carvalhaes.net
o: +55 (51) 3044-8825

De: cotacao - CESAMA <cotacao@cesama.com.br>
Enviado: segunda-feira, 3 de julho de 2023 15:56
Assunto: RC 109529-APARELHO JAR TEST

Boa tarde!
 Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
 Desde já agradeço e aguardo retorno até 3 dias úteis. 
Atenciosamente,
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