
Assunto: RES: RC 109529-APARELHO JAR TEST
De: <edital@marte.com.br>
Data: 04/07/2023 08:05
Para: "'cotacao - CESAMA'" <cotacao@cesama.com.br>

Bom dia Lucas,

Agradecemos o seu contato, mas não trabalhamos com Jar test.

A�.,

Ariani Alves
Coordenadora

Licitacoes

edital@marte.com.br

(11) 3411-4500 @martecientifica

De: cotacao - CESAMA <cotacao@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 3 de julho de 2023 15:57
Para: des�natarios-nao-revelados:
Assunto: RC 109529-APARELHO JAR TEST

Boa tarde!
 Segue solicitação de orçamento anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
 Desde já agradeço e aguardo retorno até 3 dias úteis. 
Atenciosamente,
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