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RES: RES: Or¢camento licenga Corel vitalicia

Assunto: RES: RES: Or¢camento licenga Corel vitalicia

De: Andre Vieira Rodrigues <andre.rodrigues@procedata.com.br>

Data: 14/09/2023 15:35

Para: Gerencia de Inovacdo e Tecnologia da Informacgdo <giti@cesama.com.br>, Julio Cesar Ferreira <Julio.Ferreira@procedata.com.br>

Boa tarde Celito, tudo bem com vocé?
Conforme solicitado segue abaixo a proposta do Corel.

Desde ja agradeco peal atengdo e continuo a disposi¢do para o que fizer necessario

Att

Proposta Comercial

PN DESCRIGAO QNT Valor Unit Valor Total
R$ RS 11.99248
ESDCDGS2023ML CorelDRAW Graphics Suite 2023 3 3.997,49 T

Condigdo Comercial
e Pagamento: 28 dias
e Entrega: em ate 10 dias uteis
o Validade da Proposta: 17/09/2023

De: Gerencia de Inovagdo e Tecnologia da Informagédo <giti@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 13 de setembro de 2023 10:48

Para: Andre Vieira Rodrigues <andre.rodrigues@procedata.com.br>; Julio Cesar Ferreira <Julio.Ferreira@procedata.com.br>

Assunto: Re: RES: Orcamento licenga Corel vitalicia

Ola André, muito obrigado.

Atenciosamente,

Celito Luz Olivetti
Gerente
Geréncia de Inovacdo e Tecnologia da Informagéoe (GITI)
(32) 3692-9163

Em 13/09/2023 10:09, Andre Vieira Rodrigues escreveu:

Bom dia Celito!! Tudo bem com vocé?

Att

Comerclal

0J0)

De: Gerencia de Inovagdo e Tecnologia da Informagdo <giti@cesama.com.br>

André Vieira Rodrigues

Comerclal

Ja estou providenciando a proposta e envio para vocé o mais breve possivel.

André Vieira Rodrigues

CESAMA

dgua é vida

Enviada em: quarta-feira, 13 de setembro de 2023 09:10
Para: Andre Vieira Rodrigues <andre.rodrigues@procedata.com.br>; Julio Cesar Ferreira <Julio.Ferreira@procedata.com.br>

Assunto: Orcamento licenga Corel vitalicia

14/09/2023 16:17



RES: RES: Or¢camento licenga Corel vitalicia

Bom dia André, preciso adquirir por dispensa de licitagdo 3 licengas Corel, poderia me enviar uma cotagdo?

Atenciosamente,
Celito Luz Olivetti

Gerente '
Geréncia de Inovagdo e Tecnologia da Informecas (GITI) ‘

(32) 3692-9163 agua é vida
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