
Assunto: Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES
De: Vivian - CESAMA <voliveira@cesama.com.br>
Data: 16/07/2024, 15:29
Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Viviane, Boa tarde!

Aprovado.

Muito obrigada!

Em 16/07/2024 13:49, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Vivian, boa tarde!

Segue layout com alteração solicitada, favor informar se atende.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: Re: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

Data: Tue, 16 Jul 2024 13:39:40 -0300

De: TAPETES <juliana@temtapetes.com.br>

Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde Viviane,

segue em anexo o layout alterado!

Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES
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Em 16/07/2024 13:34, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!

Poderia enviar novo layout com a alteração solicitada para enviar para aprovação.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: Fwd: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

Data: Tue, 16 Jul 2024 13:25:48 -0300

De: Valdelaine Pereira <dsgd@cesama.com.br>

Para: Viviane de Oliveira Lelis - DERH <vlelis@cesama.com.br>

CC: DSGD - CESAMA <dsgd@cesama.com.br>

Boa tarde Viviane!

Segue solicitação para alteração apenas da cor de fundo do tapete do laboratório.

At.te,

Valdelaine

-------- Mensagem encaminhada --------

Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

2 of 5 16/07/2024, 16:20

mailto:juliana@temtapetes.com.br
mailto:juliana@temtapetes.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521970019343
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521970019343
https://www.facebook.com/temtapetesoficial?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/temtapetesoficial?mibextid=LQQJ4d
https://www.instagram.com/temtapetes/
https://www.instagram.com/temtapetes/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521970019343
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521970019343
mailto:dsgd@cesama.com.br
mailto:dsgd@cesama.com.br
mailto:vlelis@cesama.com.br
mailto:vlelis@cesama.com.br
mailto:dsgd@cesama.com.br
mailto:dsgd@cesama.com.br


Assunto: Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

Data: Tue, 16 Jul 2024 07:48:49 -0300

De: Vivian - CESAMA <voliveira@cesama.com.br>

Para:
Valdelaine Pereira <dsgd@cesama.com.br>, Vanderson Freguglia - SAC
<vgomes@cesama.com.br>

Valdelaine, Bom dia!

Por favor, peça para colocar a cor de fundo de cinza no tapete do laboratório.

At.te,

Em 15/07/2024 16:46, Valdelaine Pereira escreveu:

Boa tarde prezados (as)!

Conforme direção da Viviane, favor informar se LAYOUT CESAMA, em anexo, atende ao
solicitado.

At.te,

Valdelaine

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

Data: Mon, 15 Jul 2024 15:44:25 -0300

De: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Para: DSGD - ABERTURA DE PROCESSO <dsgd@cesama.com.br>

Boa tarde!

Favor informar se LAYOUT CESAMA atende ao solicitado.

At.te,

Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES
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-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto: Re: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES

Data: Thu, 11 Jul 2024 14:59:28 -0300

De: juliana@temtapetes.com.br

Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Oi Viviane, boa tarde!!

Segue em anexo o orçamento e o layout.

A forma de pagamento coloquei no orçamento, pode ser 30 dias direto ou parcelado em 4x
com o primeiro pagamento para 30 dias.

Fico no seu aguardo, obrigada!!

Em 11/07/2024 14:07, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

       Boa tarde!

Segue nossa solicitação de orçamento em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Re: Fwd: LAYOUT Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122722 - TAPETES
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Favor informar os dados para depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 03 dias úteis.

At.te,
--
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