
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859 - LIMIAR
De: Eduardo Machado Carvalho <eduardo@cesama.com.br>
Data: 12/11/2024, 11:00
Para: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Kamile, bom dia.

Atende às nossas necessidades.

Em 12/11/2024 10:55, Kamile Mauricio escreveu:

Bom dia

Favor avaliar se atende às especificações.

A�,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859 - LIMIAR

Data:Tue, 12 Nov 2024 10:03:34 -0300
De:gabi@limiar.net

Para:'Kamile Mauricio' <kmauricio@cesama.com.br>

Bom dia, Kamile !!!
Tudo bem?!

Segue em anexo, imagem e a especificação do item, obrigada.

Abaixo alguns dos nossos produtos comercializados,
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-Rolamentos; Retentores; Mancais; Buchas.
-Correias; Mangueiras; Mangotes; Terminais.
-Parafusos; Buchas; Porcas; Arruelas.
-Acoplamentos; Rodízios; Polias.
-Ferramentas em geral.
-Materiais elétricos.
-Lençois de borracha; Lonas.
-Oleos; Graxas; Lubrificantes.

Fico na expecta�va de um retorno favorável...

Atenciosamente,

Gabi
Comercial

Tel: (11) 3164-0300
Cel: (11) 94931-6279
E-mail: gabi@limiar.net

De: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 11 de novembro de 2024 08:32

Para: Tudo Gabi Limiar <gabi@limiar.net>

Assunto: Fwd: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859 - LIMIAR

Bom dia Gabi

Conforme orçamento, favor informar o ques�onamento do departamento demandante "Favor

verificar qual a marca e modelo do produto ofertado.".

Obrigada
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-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859 - LIMIAR

Data:Fri, 8 Nov 2024 16:39:56 -0300
De:Eduardo Machado Carvalho <eduardo@cesama.com.br>

Para:Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Kamile, boa tarde.

Favor verificar qual a marca e modelo do produto ofertado.

Em 08/11/2024 16:26, Kamile Mauricio escreveu:

Boa Tarde

Favor avaliar se o item atende às especificações.

A�,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859

Data:Thu, 7 Nov 2024 17:14:52 -0300
De:gabi@limiar.net

Para:'Kamile Mauricio' <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde, Kamile !!!
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Tudo bem?!

Segue orçamento solicitado em anexo, qualquer dúvidas estou à disposição,
obrigada.

Abaixo alguns dos nossos produtos comercializados,

-Rolamentos; Retentores; Mancais; Buchas.
-Correias; Mangueiras; Mangotes; Terminais.
-Parafusos; Buchas; Porcas; Arruelas.
-Acoplamentos; Rodízios; Polias.
-Ferramentas em geral.
-Materiais elétricos.
-Lençois de borracha; Lonas.
-Oleos; Graxas; Lubrificantes.

Fico na expecta�va de um retorno favorável...

Atenciosamente,

Gabi
Comercial

Tel: (11) 3164-0300
Cel: (11) 94931-6279
E-mail: gabi@limiar.net

De: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 6 de novembro de 2024 15:36

Para: des�natarios-nao-revelados:

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122859

Boa tarde

Segue nossa solicitação de orçamento em anexo.
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Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 03 dias úteis.
 A�,
--

--
--
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