
Assunto: Re: Fwd: AVALIAÇÃO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122908 - ven�lador de teto NOVAS
ESPECIFICAÇÕES - RCM
De: Isabel Gavioli <igavioli@cesama.com.br>
Data: 08/01/2025, 09:16
Para: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Bom dia!

Atende

A�,

Em 08/01/2025 08:56, Kamile Mauricio escreveu:

Bom dia

Segue o descri�vo do item a fim de verificar se atende às especificações.

A�,

Kamille Mauricio

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: AVALIAÇÃO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122908 - ven�lador de teto NOVAS

ESPECIFICAÇÕES - RCM
Data:Tue, 7 Jan 2025 16:21:11 -0300

De:RCM MATERIAIS ELETRICOS <vendasrcm04@gmail.com>
Para:Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde Kamile, como vai?

Segue anexo descritivo solicitado.

Desde já agradeço. Manoel Feitosa.

Em ter., 7 de jan. de 2025 às 15:11, Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br> escreveu:

Boa Tarde
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Conforme orçamento, favor encaminhar fotos do ven�lador orçado.

A�,

Kamille Mauricio

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: AVALIAÇÃO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122908 - ven�lador de teto NOVAS

ESPECIFICAÇÕES - RCM
Data:Tue, 7 Jan 2025 14:30:44 -0300

De:Isabel Gavioli <igavioli@cesama.com.br>
Para:Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde!

Favor solicitar ao fornecedor foto do ven�lador.

A�,

Isabel

Em 07/01/2025 14:17, Kamile Mauricio escreveu:

Boa Tarde

Favor avaliar se orçamento atende às especificações.

A�,

Kamille Mauricio

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122908 - ven�lador de teto NOVAS

ESPECIFICAÇÕES
Data:Tue, 7 Jan 2025 14:08:37 -0300

De:RCM MATERIAIS ELETRICOS <vendasrcm04@gmail.com>
Para:Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde Kamile, como vai?
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Segue anexo orçamento solicitado.

Desde já agradeço. Thiago Feitosa.

Em ter., 7 de jan. de 2025 às 08:37, Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia

Estamos encaminhando novamente a solicitação de orçamento haja vista terem sido
alteradas as especificações do produto solicitado. Sendo assim, segue anexo as novas
especificações para fins de orçamento.

Obrigada pela atenção.

Em 06/01/2025 11:44, Kamile Mauricio escreveu:

Bom dia

Devido ao recesso de final de ano, estamos estendendo o prazo para orçar o material.
Assim, estamos encaminhando novamente este email para que possa par�cipar do nosso
processo de cotação. Aguardamos retorno em 3 dias úteis.

Agradecemos a atenção.

Em 03/01/2025 14:34, Kamile Mauricio escreveu:

Boa Tarde

Gostaria de solicitar orçamento das especificações anexas.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

 Favor informar os dados para depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 03 dias úteis.

 A�,
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