
Assunto: Re: AVALIAÇÃO Solicitação de Orçamento - RC 122867 - suporte ar�culado de mesa para 02
monitores - CASA DA ERGONOMIA
De: Celito Luz Olive� <cluz@cesama.com.br>
Data: 13/12/2024, 12:08
Para: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde, atende.

Atenciosamente,

Em 13/12/2024 11:06, Kamile Mauricio escreveu:

Bom dia

Favor avaliar se orçamento atende às especificações.

A�,

Kamille Mauricio

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Fwd: Solicitação de Orçamento - RC 122867 - suporte ar�culado de mesa para 02

monitores
Data:Tue, 10 Dec 2024 11:56:10 -0300

De:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>
Para:Kamille - CESAMA <kmauricio@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Solicitação de Orçamento - RC 122867 - suporte ar�culado de mesa para 02 monitores

Re: AVALIAÇA�O Solicitação de Orçamento - RC 122867 - suporte articulado de mesa para 02 monitores - CASA DA ERGONOMIA
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Data:Tue, 10 Dec 2024 11:49:20 -0300
De:Thamiris - Casa da Ergonomia <comercial@casadaergonomia.com.br>

Para:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Bom dia, Viviane! Tudo bem?

Será um prazer te atender novamente!

Em anexo, você encontra nossa melhor proposta para os itens solicitados, junto com nossa ficha
cadastral atualizada. Gostaria de destacar que todos os nossos produtos possuem laudo
ergonômico conforme a NR17, garan�ndo a qualidade e segurança que sua equipe precisa.

Sabemos da importância desse projeto e estamos prontos para iniciar o fornecimento assim que
for aprovado. Gostaríamos de saber até quando podemos contar com seu retorno para agilizar o
próximo passo e garan�r os prazos de entrega. Poderia nos informar?

Se houver qualquer dúvida ou necessidade de mais informações, por favor, nos avise. Estamos à
disposição para esclarecer qualquer ponto e facilitar a conclusão do pedido.

Desde já, agradeço sua atenção e espero contar com sua confirmação em breve. Tenha uma
excelente semana!

Atenciosamente,

Thamiris Durval Santos
Comercial

Fone: (47) 3237-6223
Whats: (47) 99709-0718
Skype: comercial@casadaergonomia.com.br
Produtos: www.casadaergonomia.com.br
Blumenau - SC

ENVIO DE PEDIDOS (FINAL DE ANO) - Caros clientes e parceiros, devido ao período de final de
ano, informamos que a par�r de 06/12/2024 pedidos recebidos superiores a R$ 2000 ficam
sujeitos a envio a par�r de 06/01/2025. Até a data de 06/12, buscaremos faturar/enviar todos os
pedidos recebidos ainda em 2024. Faça seu pedido agora, e garanta o recebimento ainda neste
ano - Ficamos à disposição.
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Em ter., 10 de dez. de 2024 às 09:41, Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br> escreveu:
Bom dia!

Segue nossa solicitação de orçamento em anexo.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 02 dias úteis.

At.te,
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