
Assunto: Re: avaliação SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122904 - ITENS EPI - ROCAR
De: Marcelo Vieira - DEST <mvieira@cesama.com.br>
Data: 09/01/2025, 12:24
Para: Kamile Mauricio <kmauricio@cesama.com.br>

Boa tarde.

Segue planilha em anexo. 

Obs.: A apresentação do orçamento da ROCAR está faltando muitos detalhes (conforme marcado em
amarelo na planilha) dificultando a análise.

Atenciosamente

Marcelo

Em 08/01/2025 12:01, Kamile Mauricio escreveu:

Boa Tarde
Favor avaliar se orçamento atende às especificações.
Att,
Kamille Mauricio

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: [SPAM] Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122904 - ITENS EPI

Data:Tue, 7 Jan 2025 17:34:35 -0300
De:Aline Jus�no <vendas08@rocaracessorios.com.br>

Para:'Kamile Mauricio' <kmauricio@cesama.com.br>

Olá  Kamille,

Segue o orçamento solicitado. Favor verificar se os itens atendem. Qualquer dúvida estou a disposição. Aguardo

retorno.
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           Comunicado Importante

  Identificamos que golpistas estão usando o nome do Grupo Rocar Acessórios enviando
boletos
falsos, se passando pelo departamento financeiro da empresa. Eles informam que estão
concedendo descontos por causa de divergências nos impostos. Para sua segurança estamos
enviando as dicas abaixo:
  Os e-mails do Grupo Rocar sempre são enviados pelo domínio @rocaracessorios.com.br.
  Em caso de dúvidas entre em contato com o setor financeiro por meio do telefone
(35)3629-5359 ou e-mail financeiro01@rocaracessorios.com.br

Atenciosamente,
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De: Kamile Mauricio [mailto:kmauricio@cesama.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 11:47
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: [SPAM] Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 122904 - ITENS EPI

EM TEMPO: ANEXOS

Em 06/01/2025 11:40, Kamile Mauricio escreveu:

Bom dia
Devido ao recesso de final de ano, estamos estendendo o prazo para orçar o material. Assim,
estamos encaminhando novamente este email para que possa participar do nosso processo de
cotação. Aguardamos retorno em 5 dias úteis.
Agradecemos a atenção.
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Em 30/12/2024 16:25, Kamile Mauricio escreveu:

Boa Tarde

Gostaria de solicitar orçamento das especificações anexas.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30
dias.

 Favor informar os dados para depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno em até 03 dias úteis.

 Att,

--

--

--

--

Anexos:

Planilha de Análise RC 122904.xls 27,0KB
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