
Assunto: Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR
De: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>
Data: 18/03/2025, 14:24
Para: "Araujo, Romulo" <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>, "Siliunas, Le�cia" <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>, "Cordeiro, Mario"
<Mario.Cordeiro@gardnerdenver.com>, Nelson - NN Comercio <nelson@nncomercio.com.br>
CC: "squeiroz@cesama.com.br" <squeiroz@cesama.com.br>, "rgreis@cesama.com.br" <rgreis@cesama.com.br>

Prezados,

Boa tarde!

Para andamento do processo é imprescindível o documento não enviado. Salientamos que a Cesama é uma empresa pública, a comprovação de preço de mercado é
item fundamental no processo de inexigibilidade.

Quanto as informações de outros clientes, basta que a Gardien tarje o nome e CNPJ da empresa na nota fiscal ou contrato, conforme outras empresas pra�ca. Essa é
uma prá�ca comum e de acordo com o que rege a Lei de Licitações.

Pedimos a vossa compreensão,

Em 18/03/2025 12:05, Araujo, Romulo escreveu:

Prezados, bom dia.

Todos os documentos solicitados estão anexos, exceto o citado abaixo:

• Comprovação de preço de mercado ( dois orçamentos ou NF para empresas diferentes)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LDPD) não permite que informações de outros cliente sejam compar�lhadas, sejam comerciais ou de propriedade intelectual.

A Gardner Denver, por boas prá�cas de mercado, atrelada à sua história e reputação, prá�ca valores correspondentes e justos aos serviços executados. Desta forma, pedimos a
gen�leza de avançar o processo sem o documento de comprovação de preço de mercado, lembrando que, já realizamos diversos serviços para a própria CESAMA.

Mais uma vez agradecemos a compreensão e qualquer dúvida não hesitem em nos contactar.

A�.
Eng. Romulo Araujo

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Account Manager | Industrials Group

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

R. Antônio Ovídio Rodrigues, 541 - FazGran

Jundiaí, SP 13213-180 – Brasil

E-mail: romulo.araujo@gardnerdenver.com

Mobile: +(55 11) 99617-1752

Phone: 0800 000 2224

Website: www.gardnerdenver.com

De: Cordeiro, Mario <Mario.Cordeiro@gardnerdenver.com>

Enviada em: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 12:01

Para: Siliunas, Le�cia Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com; Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>; Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>

Cc: jbarbieri@cesama.com.br; rgreis@cesama.com.br

Assunto: RE: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

bom dia

conforme solicitado, seguem os documentos, se es�ver faltando algo me avise.

A�

Mario Augusto Hildebrand Cordeiro

Analista Customer Service

Email: mario.cordeiro@gardnerdenver.com

Telefone: 0800 000 2224   Cel: (11) 992871517

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 - Pq. Industrial Jundiaí III

Jundiaí, SP  CEP 13.213-180 – Brasil

Website: www.gardnerdenver.com/pt-br/industrials

De: Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>

Enviado: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025 11:00

Para: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>; Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>; Cordeiro, Mario <Mario.Cordeiro@gardnerdenver.com>

Cc: jbarbieri@cesama.com.br <jbarbieri@cesama.com.br>; rgreis@cesama.com.br <rgreis@cesama.com.br>

Assunto: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Bom dia!

@Cordeiro, Mario

Por favor nos ajudar com o envio dos documentos solicitados.

Grata,

Atenciosamente,

Le�cia Siliunas

Inside Sales – Industrials Group

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Office: 0800 000 2224 | Mobile: +55 11 99974-7183

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

__________________________________________________________________________________________________________-
______________________________

IMPORTANTE :
Correspondência / Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento / Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs as 16:30hs.

CNPJ: 02.931.123/0001-71  | Website: www.gardnerdenver.com/pt-br/industrials

_____________________________________________________________________________________________________________________________-
___________

De: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025 11:41

Para: Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>; Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>; Nelson - NN Comercio <nelson@nncomercio.com.br>

Cc: jbarbieri@cesama.com.br; rgreis@cesama.com.br

Assunto: Re: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organiza�on

Prezado(a)s, bom dia!

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Para darmos início ao processo de inexigibilidade solicitamos que nos envie os documentos abaixo atualizados:

• Comprovação de preço de mercado ( dois orçamentos ou NF para empresas diferentes)

• Atestado de Capacidade Técnica;

• Contrato Social;

• Declaração do Ar�go 38º da Lei 13.303/2016;

• CND (Federal);

• CND (Trabalhista);

          • CND (FGTS);

Em 18/02/2025 17:20, Siliunas, Le�cia escreveu:

Olá Maria Cris�na, tudo bem?

Enviamos o laudo técnico no dia 13/02. Não é válido?

Grata,

Atenciosamente,

Le�cia Siliunas

Inside Sales – Industrials Group

Office: 0800 000 2224 | Mobile: +55 11 99974-7183

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

__________________________________________________________________________________________________________-
______________________________

IMPORTANTE :
Correspondência / Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento / Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs as 16:30hs.

CNPJ: 02.931.123/0001-71  | Website: www.gardnerdenver.com/pt-br/industrials

_____________________________________________________________________________________________________________________________-
___________

De: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Enviada em: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 17:01

Para: Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>; Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>; Nelson - NN Comercio <nelson@nncomercio.com.br>

Cc: jbarbieri@cesama.com.br; rgreis@cesama.com.br

Assunto: Re: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organiza�on

Prezado(a)s, boa tarde!

Solicitamos que nos envie  no formato de laudo técnico : informando a necessidade da troca das peças , com  registro  fotográfico , para jus�ficarmos  a

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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necessidade dessa manutenção no processo de inexigibilidade.

Em 13/02/2025 16:31, Siliunas, Le�cia escreveu:

Ronaldo, boa tarde!

Desculpas pela demora. Segue anexo laudo técnico com registro fotográfico conforme solicitado.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Le�cia Siliunas

Inside Sales – Industrials Group

Office: 0800 000 2224 | Mobile: +55 11 99974-7183

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

__________________________________________________________________________________________________________-

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Geralmente, você não recebe emails de rgreis@cesama.com.br. Saiba por que isso é importante

______________________________

IMPORTANTE :
Correspondência / Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento / Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs as 16:30hs.

CNPJ: 02.931.123/0001-71  | Website: www.gardnerdenver.com/pt-br/industrials

_____________________________________________________________________________________________________________________________-
___________

De: Ronaldo Reis - CESAMA <rgreis@cesama.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 10:44

Para: Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>

Cc: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>; Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>; Nelson - NN Comercio

<nelson@nncomercio.com.br>

Assunto: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organiza�on

Bom dia!

Para darmos andamento na manutenção deste equipamento, necessito que seja enviado um laudo técnico  informando a necessidade da
troca das peças , com  registro  fotográfico , para jus�ficarmos  a necessidade dessa manutenção.

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Fwd: RES: RES: Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Data:Mon, 3 Feb 2025 10:18:29 -0300

De:Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Para:rgreis@cesama.com.br <rgreis@cesama.com.br>

Bom dia!

Segue orçamento para manutenção do soprador.

At.te

Maria Cris�na

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:RES: RES: Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Data:Mon, 3 Feb 2025 13:16:39 +0000

De:Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>

Para:Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

CC:Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>, nelson@nncomercio.com.br <nelson@nncomercio.com.br>

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Maria Cris�na, bom dia! Tudo bem?

Segue anexo cotação das peças e serviços para manutenção do soprador RBS-86 enviado para conserto.

Aguardamos o pedido de compra para iniciar a manutenção.

Grata,

Atenciosamente,

Le�cia Siliunas

Inside Sales – Industrials Group

Office: 0800 000 2224 | Mobile: +55 11 99974-7183

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

__________________________________________________________________________________________________________-
______________________________

IMPORTANTE :

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR

10 of 16 20/03/2025, 16:02



Correspondência / Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento / Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs às 11:30hs e das 13:30hs as 16:30hs.

CNPJ: 02.931.123/0001-71  | Website: www.gardnerdenver.com/pt-br/industrials

_____________________________________________________________________________________________________________________________-
___________

De: Cervelin, Aline <Aline.Cervelin@gardnerdenver.com>

Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 14:28

Para: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>; nelson@nncomercio.com.br; Siliunas, Le�cia <Le�cia.Siliunas@gardnerdenver.com>

Cc: Araujo, Romulo <Romulo.Araujo@gardnerdenver.com>

Assunto: RES: RES: Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Prioridade: Alta

Boa tarde, Maria.

Estou direcionando pra @Siliunas, Le�cia, que é a responsável pelo orçamento.

Obrigada.

Atenciosamente/ Best Regards/ Saludos

Aline Cervelin

Customer Service | Industrials Group

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 - Pq. Industrial Jundiaí III

Jundiaí, SP  CEP 13.213-180 – Brasil

E-mail: aline.cervelin@gardnerdenver.com

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Mobile: 0800 000 2224

________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE

Correspondência/Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 (Galpão 01) – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento/Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs as 11:30hs e das 13:15hs as 16:30hs

De: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 14:01

Para: Cervelin, Aline <Aline.Cervelin@gardnerdenver.com>; nelson@nncomercio.com.br

Assunto: Re: RES: Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organiza�on

Prezado(a)s, boa tarde!

Precisamos que nos envie o orçamento, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Em 17/01/2025 15:38, Cervelin, Aline escreveu:

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Boa tarde, Maria.

@Siliunas, Le�cia,gen�leza verificar.

Obrigada.

Atenciosamente/ Best Regards/ Saludos

Aline Cervelin

Customer Service | Industrials Group

Gardner Denver Brasil Ind. e Com. de Máquinas Ltda.

Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 - Pq. Industrial Jundiaí III

Jundiaí, SP  CEP 13.213-180 – Brasil

E-mail: aline.cervelin@gardnerdenver.com

Mobile: 0800 000 2224

________________________________________________________________________________________________________________

IMPORTANTE

Correspondência/Coleta: Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 541 (Galpão 01) – Pq. Industrial Jundiaí III (FazGran) – Jundiaí/SP – CEP: 13.213-180

Horário de Recebimento/Expedição: De Segunda a Sexta das 08:30hs as 11:30hs e das 13:15hs as 16:30hs

De: Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Enviada em: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 11:51

Para: Silva, Evelyn <evelyn.silva@gardnerdenver.com>; Cervelin, Aline <Aline.Cervelin@gardnerdenver.com>

Assunto: Fwd: Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organiza�on

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Fwd: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Data:Fri, 17 Jan 2025 11:46:45 -0300

De:Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Para:nelson@nncomercio.com.br, Cervelin, Aline <Aline.Cervelin.Ext@gardnerdenver.com>

CC:rgreis@cesama.com.br <rgreis@cesama.com.br>

Prezado(a)s, bom dia!

Referente ao orçamento de manutenção solicitado, podem nos dar uma posição, por favor?

Atenciosamente,

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO SOPRADOR

Data:Tue, 17 Dec 2024 12:04:25 -0300

De:Maria Cris�na Filgueiras <mcris�na@cesama.com.br>

Para:nelson@nncomercio.com.br, Cervelin, Aline <Aline.Cervelin.Ext@gardnerdenver.com>

CC:rgreis@cesama.com.br <rgreis@cesama.com.br>, rsantos@cesama.com.br

Prezado(a)s, boa tarde!

Estamos encaminhando para orçamento de manutenção o equipamento abaixo:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  SOPRADOR TIPO ROOTS MOD. RBS - 86 /SP-HT

TIPO: RBS - 86/F No de Serie:1903896

O equipamento apresenta vazamento na tampa da caixa de rolamento e, aparentemente, deformação em uma das pistas do
rolamento.

O soprador será entregue em  carro próprio da empresa(CESAMA), conforme combinado com Sr Nelson, dia 18/12/2024.

Motorista: Marcelo Ferreira Costa

Carro :  veículo Saveiro SGY5B77- cor branco

Nota Fiscal Nº. 000.001.213

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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Qualquer dúvida estamos à disposição.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This electronic message, including any a�achments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confiden�al and privileged informa�on.

Any unauthorized review, use, disclosure or distribu�on is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender via phone, fax or email and destroy all copies of the original message.
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Any unauthorized review, use, disclosure or distribu�on is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender via phone, fax or email and destroy all copies of the original message.
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CONFIDENTIALITY NOTICE: This electronic message, including any a�achments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confiden�al and privileged informa�on.

Any unauthorized review, use, disclosure or distribu�on is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender via phone, fax or email and destroy all copies of the original message.

Re: RES: RES: RES: ORÇAMENTO PARA MANUTENÇA�O DO SOPRADOR
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