
Assunto: Re: Fwd: ENC: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS
De: FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>
Data: 22/05/2025, 15:01
Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Viviane, boa tarde!

O GEMT informou que esse modelo atende as especificações.

Atenciosamente,

Em 22/05/2025 12:05, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!

Segue especificação do Alicate para apreciação.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: ENC: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS

Data:Thu, 22 May 2025 11:53:42 -0300
De:Minas Ferramentas - Rafael Robert <rafael@minasferramentas.com.br>

Para:vlelis@cesama.com.br

Bom dia Viviane! Segue conforme o solicitado:
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Rafael
Departamento de Vendas
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(31) 2101-6000 | (31) 0800-704-6010 (Fora da Grande BH)
Ramal: 6083

rafael@minasferramentas.com.br
www.minasferramentas.com.br

Av. Bias Fortes, 1853 | B. Barro Preto | Belo Horizonte - MG | Cep 30.170-019

Em 22/05/2025 10:36, distribuidor02@minasferramentas.com.br escreveu:

De: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 22 de maio de 2025 10:34

Para: Minas Ferramentas Ltda - AutomÃ¡�co - em nome de RAFAEL ROBERT S. LELIS

<rafael@minasferramentas.com.br>

Assunto: Re: Cotacao Nr 9829 RAFAEL ROBERT S. LELIS

Bom dia!

Gen�leza enviar o catálogo com foto do item.
At.te,

Em 21/05/2025 15:10, Minas Ferramentas Ltda - AutomÃ¡�co - em nome de RAFAEL ROBERT S. LELIS
escreveu:

Prezado Cliente,
         Desde já, agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa proposta comercial em
anexo.
         Esperamos que nossas condições comerciais atendam a vossa necessidade.
         Estamos à disposição para esclarecimentos de dúvidas, negociações e novas
consultas.
         No aguardo de vossa confirmação, antecipamos os nossos agradecimentos.
         Este e-mail é enviado automa�camente. Favor u�lizar os dados abaixo para contato.

Obs.:
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Preços válidos de acordo com disponibilidade no ato da Confirmação do Pedido.

Atenciosamente,

RAFAEL ROBERT S. LELIS
Minas Ferramentas Ltda

Tel.: (31) 2101.6000 - (31) 3279.6000 / Fax: (31) 2101.6010
Av. Bias Fortes, 1853 | B. Barro Preto | Belo Horizonte - MG | Cep 30170-012
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