rgilberto@cesama.com.br

De: Michele Veber dos Santos <michele.veber@zenite.com.br>

Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 16:29

Para: rgilberto@cesama.com.bR

Assunto: ENC: Seminéario Zénite "CAPACITACAO ONLINE - ETP, GESTAO DE RISCOS E
TR - QUESTOES APLICADAS E A UTILIZACAO DE IA"

Anexos: 1_CNPJ_Zl.pdf; 2_Estadual_Zl.pdf; 3_Municipal_ZI.pdf; 4_FEDERAL_INSS_ZI.pdf;
5_FGTS_Zl.pdf

De: Michele Veber dos Santos
Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 16:26
Para: Cristiane Dias Mariano de Almeida cristiane.dias@zenite.com.br

Boa tarde, ok, para seguir com o faturamento pela Zénite, segue os documentos complementares
caso necessario.

Michele Veber
Consultora de Fechamento de Negdcios

Fone: (41) 2109-8666 ramal 8681
michele.veber@zenite.com.br

WhatsApp: (41) 98881-6616

ZENITE

oy /

De: rgilberto@cesama.com.br <rgilberto@cesama.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 7 de julho de 2025 12:12

Para: 'cristiane.dias@zenite.com.br' <cristiane.dias@zenite.com.br>

Assunto: RES: Seminario Zénite "CAPACITACAO ONLINE - ETP, GESTAO DE RISCOS E TR — QUESTOES APLICADAS E A
UTILIZACAO DE IA"

Bom dia,

Gostaria de saber se 0 pagamento pode ser feito para o CNPJ: 86781069/0001-15, uma vez que o processo foi
montado em cima desse CNPJ, o questionamento leva em conta o constante na proposta sobre o pagamento
ser efetuado para a editora casa 10 ltda, cnpj 08598186/0001-34. Fico no aguardo , pois caso contrario pode
ser que o processo nao saia em tempo habil.

Obrigado
Att

- ‘ Scesama

agua é vida

rtament
(032) 3692-9349



De: rgilberto@cesama.com.br <rgilberto@cesama.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2025 16:53

Para: 'cristiane.dias@zenite.com.br' <cristiane.dias@zenite.com.br>

Assunto: RES: Seminario Zénite "CAPACITACAO ONLINE - ETP, GESTAO DE RISCOS E TR — QUESTOES APLICADAS E A
UTILIZACAO DE IA"

Boa tarde,

Ja abrimos o processo de contratacéo para as algadas superiores, seria possivel um pré-cadastro para
reserva davaga?

Obrigado
Att

berto

Coordenaggo de
Departamen

o | JCESAMA

agua é vida

De: cristiane.dias@zenite.com.br <cristiane.dias@zenite.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 2 de julho de 2025 15:58

Para: rgilberto@cesama.com.br

Assunto: Semindrio Zénite "CAPACITACAO ONLINE - ETP, GESTAO DE RISCOS E TR — QUESTOES APLICADAS E A
UTILIZACAO DE IA"




Prezado(a) ,

Como vai?

E com grande satisfacdo que envio a proposta para o Curso Zénite On Line:
"CAPACITAGAO ONLINE - ETP, GESTAO DE RISCOS E TR — QUESTOES
APLICADAS E A UTILIZACAO DE IA" que sera transmitido ao vivo, pela internet,
nos dias 21/07/25 a 28/07/25.

Temos conviccdo de que essa capacitagao contribuira efetivamente para que vocé e sua
equipe possam atuar com mais seguranca e assertividade nas contratacoes
publicas.

Acesse também os links com informagdes complementares:
e Mais informacdes sobre o evento: Cligue aqui.

o Obtenha orientacOes para a formalizacao da contratacao por inexigibilidade neste
link ou para baixar os documentos clique aqui, utilizando a senha ZNT2109.

Importante!

As aulas poderao ser revistas no periodo de 7 dias apds a sua realizacao.

Agradeco desde ja a sua atencao e fico a disposigao.

Atenciosamente,

Cristiane Dias M. de Almeida
Consultora Comercial de Eventos
Fone: (41) 2109-8666

WhatsApp: (41) 98881-6616
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